963025

Van: | 512 N

Aan:

Onderwerp: RE: Book1.xlsx Kostenplaatje Suriname
Datum: woensdag 12 augustus 2020 15:48:40

Heb zo de bedragen van het transport niet paraat.
Maar de hoogte komt qua orde van grote wel overeen met wat ik eerder heb meegekregen.
BEEEEhceft mogelijk al een factuur voorbij zien komen en kan wellicht specifieker uitsluitsel

geven.

Met vriendelijke groet,

512e
J.1.£€

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Parnassusplein 5{2511 VX|Den Haag

3+316-SECREI | ! ESEC) minvws.nl

Van: EEETI rinbuza.nl>

Verzonden: woensdag 12 augustus 2020 15:07

Aan: IEEEE . JEEFE@ minvws.nl>
cC: TN <R invws.n > )
KT invws.nt>; ) <IREEETI invws.nl>

Onderwerp: RE: Book1.xIsx Kostenplaatje Suriname
Juist, helemaal goed. Zo had ik hem ook begrepen.

Kom jij uit op hetzelfde bedrag voor KLM vrachtvervoer?

Hgr,

5.1.2¢

From: IEEEECEN. <IEESESNN minvws.nl>

Sent: woensdag 12 augustus 2020 15:04

To: <HEEEEETI inbuza.nl>

Cc: IGENN <BEE ninyvs.nl>; 5120 512 )
T WEC >

Subject: RE: Book1.xlsx Kostenplaatje Suriname

pag IEKEENN

Zoals ik hem begrepen heb, zie ook de mailwisseling tussen en zijn de
transportkosten voor rekening van Buitenlandse zaken.

Daarbij kon gebruik gemaakt kon worden van de afspraken die VWS hiervoor met KLM heeft
gemaakt (ipv het separaat organiseren). Daarbij is besproken dat voor de uitvoerbaarheid de
transportkosten bij VWS in rekening gebracht zouden worden en vervolgens zouden worden

doorbelast aan Buitenlandse zaken.

Met vriendelijke groet,



5.1.2e
S.1.Z¢e

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Parnassusplein 5]2511 VX|Den Haag

D+31 = minvws.nl

Van: R @ ninbuza.nl>

Verzonden: woensdag 12 augustus 2020 14:58

Aan: EEEEE . ST invws.nl>
cc: IEEFTE) < invws.n>; [
IEE T -

Onderwerp: RE: Book1.xlsx Kostenplaatje Suriname

Hartelijk dank,

Het KLM vrachtvervoer zou ook door jullie voldaan worden, toch? Zo staat het in ieder geval in
onze correspondentie, omdat jullie al een overeenkomst hadden met KLM in het kader van Covid
en BZ niet. Anders hadden we een waiver aan moeten vragen, zoals we toen besproken hadden.

Ik kom uit op het volgende:

VWS PPE juni en juli € 667.057,54
VWS Vervoer alle vracht juni - juli € 244.473,75
Totaal te voldoen € 911.531,29

Hartelijk dank,

From: IEESEDEN. R minvws.nl>

Sent: dinsdag 11 augustus 2020 12:58

To: <SS inb.72.n)>; T
Ce: TN <IEEECN minvvs.nl>

Subject: FW: Book1.xIsx Kostenplaatje Suriname

03 IR MEE.

Naar aanleiding van onderstaande e-mail het telefoongesprek daen ik zojuist hadden
stuur ik jullie bijgaande documenten toe:

- Mail wisseling tussen {(BZ) en (GMT) over de verdeling

van kosten;
- Factuur van Mediq (LCH) die door VWS wordt betaald, maar waarvoor de kosten voor
rekening van BZ zijn (conform afspraaken

kan jij in contact brengen met de financieel adviseur van GMT? Zodat BZK
voor de betaling aan VWS kan zorgdragen?

963025
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Met vriendelijke groet,

512e
2.1.42

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Parnassusplein 5/2511 VX|Den Haag

y+316 KR 1 minvws.nl

Van: <ERECN minbuza.nl>
Verzonden: maandag 10 augustus 2020 17:55

Aan: EEESEE . <JEEREFTO invws.nl>; IESECENEEN) < ' >

Onderwerp: Book1.xlsx Kastenplaatje Suriname

B21.2¢

Zouden jullie willen kijken naar de hijlage? Ik probeer duidelijkheid te scheppen mbt welke
kosten moeten worden voldaan. KLM vervoer en OrangePharma kosten heb ik goed zicht op.
Graag jullie blik op de VWS kosten en dan vooral de vraag welk bedrag wij zullen moeten
overmaken.

Hartelijk dank!

Help save paper! Do you really need to print this email?

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat
aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the
addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the
sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
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