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RIIAhad vrijdag akkoord gegeven op het uitsturen van de bevestigingsmail aan de
mondmaskerfabriek nadat er goed afgestemd zou zijn met het LCH. De afgelopen dagen heb ik
dan ook diverse keren overlegd met het LCH en daar komen de volgende afspraken uit.

Het leveringsschema is voor het LCH akkoord, echter de financigle afdeling kon niet uit de
voeten met de kolommen in het schema die betrekking hadden op het in mindering brengen
van de kosten van de aanbetaling. Wij mogen dit niet langer terugbetaling noemen.

Dit omdat de afspraken in het contract met de mondmaskerfabriek en het op donderdag 16 juli
aangeleverde schema van de mondmaskerfabriek eerdere schema met betrekking tot het in
mindering breng van de kosten van de aanbetaling afwijkt van de standaard.

Zij stellen nu voor dat het aanbetalingsbedrag naar rato van het aantal stuks geleverde
mondkapjes in mindering wordt gebracht gedurende de duur van het contract bij de facturering
van de tranches.

(Dit zou dan gaan om een verrekening van| JEXEEEMper mondkapje gedurende de gehele
contractperiode ( 1,2 miljoen Euro gedeeld doo i  ENGEEEIEEGEGEGEEE

Hun voorstel is vandaag ook overlegd met de heer Bezemer en hij is hiermee akkoord gegaan. In
de bijlage is het vandaag aangepaste en aangeleverde schema door de Mondmaskerfabriek
toegevoegd.

Op basis van bovenstaande informatie stel ik voor om onderstaande aangepaste bevestiging aan

Middels deze mail bevestig ik de afspraak die gemaakt is tussen de Mondmaskerfabriek en het
ministerie van VWS betreffende het aangepaste leverschema en het in mindering brengen van
het aanbetalingshedrag naar rato van het aantal stuks geleverde mondkapjes gedurende de duur
van het contract bij de facturering van de tranches. U heeft hierover zowel telefanisch als
schriftelijk contact gehad met mevr. op donderdag 16 juli jl. en
woensdag 22 juli jl.

Deze afspraak is gerelateerd aan het contract tussen de Mondmaskerfabriek, het ministerie van
VWS en Mediqg betreffende de levering van mondmaskers type IR voor de pericde 18 mei 2020
tot 18 mei 2021.

Ik wens u veel succes met de voortgang rondom de certificering en wij zien de ontvangst van de
eerste mondmaskers type IIR aan het Landelijlk Consortium Hulpmiddelen vol verwachting

tegemoet.

Met vriendelijke groeten,



962940

Van: INEEN) < IGEEDER minvws.nl>

Verzonden: vrijdag 17 juli 2020 14:34

Aan: I ) < minvws.nl>

CC: I T ) BT invws.nl>; I )
<HEEEE invws.nl>; NG - minvws.nl>

Onderwerp: RF: Mondmaskerfabriek aangepast leverschema en terugbetaling - graag akkoord
en verzoek tot verzenden bevestiging per mail

Ik ben akkoord met deze afspraak en de mail. Die kan vanuit mailbox worden verzonden door
5.1.2e

dit leverschema. aar wie moet dit nu?

van: I ) < invws.nl>
Verzonden: vrijdag 17 juli 2020 12:14

Tk wil wel dat we dit ook ﬁoed communiceren met het LCH zodat zij ook goed zijn voorbereid op

Aan: IEEEEEE ) < minvws.nl>
cc: IR ) SR . 5.0 >

Onderwerp: Mondmaskerfabriek aangepast leverschema en terugbetaling - graag akkoord en
verzoek tot verzenden bevestiging per mail

geste R

Gisteren hebben | IEEEZII: ik de mogelijke aanpassing van het contract met de
mondmaskerfabriek besproken. Gezien het feit dat zij zelf verder op gaan schalen is een
verlenging van het contract momenteel niet noodzakelijk. Zij kunnen de aantallen alsnog binnen
de termijn leveren.

De enige aanpassing is dat zij verwachten vanaf begin augustus te gaan produceren en de
tweede week van augustus de eerste mondmaskers bij LCH aan te leveren. Het schema bij het
contract ging uit van leveringen in tranches van over van 2 en 4 weken, dit is nu gewijzigd in
wekelijkse tranches waarbij de aantallen per tranche oplopen bij het inzetten van meer
machines.

De terugbetaling wordt gezien de vertraging in de start van de productie ingezet vanaf de
levering van tranche 7.

Bovenstaand kunnen wij laten verwerken in de purchase order en door het bevestigen van
bijgaand leverschema middels een bevestigingsmail van jou Het contract met het oude
schema heb ik ter informatie ook toegevoegd in deze mail.

Onderaan deze mail tref je mijn tekstvoorstel voor de hevestigingsmail aan de
mondmaskerfabriek.



Groeten,

Geachte IERETRN < RGN

Middels deze mail bevestig ik de afspraak die gemaakt is tussen de Mondmaskerfabriek en het
ministerie van VWS hetreffende het aangepaste leverschema en het schema tot terugbetaling

naar aanleiding van uw mail aan [ NNRNEEEEEE - donderdag 16 julijl.

Deze afspraak is gerelateerd aan het contract tussen de Mondmaskerfabriek, het ministerie van
VWS en Mediq betreffende de levering van mondmaskers type IIR voor de periode 18 mei 2020
tot 18 mei 2021.

Ik wens u veel succes met de voortgang rondom de certificering en wij zien de antvangst van de
eerste mondmaskers type |IR aan het Landelijk Consortium Hulpmiddelen vol verwachting
tegemoet.

Met vriendelijke groeten,

Van: INEEFEN < mondmaskerfabriek.nl>
Verzonden: donderdag 16 juli 2020 14:45
Aan: I ) minvws.nl>

Onderwerp: Re: Overleg met mondmaskerfabriek

Geachte 5.1.2e beste

Zoals besproken, stuur ik hierbij ons gewijzigde en hopelijk finale leverschema inclusief een
aangepast schema van terugbetaling.

Wij bespraken dat er nu een bevestiging van deze afspraak via de mail volgt, tevens een nieuwe
purchase-order.

Met vriendelijke groet,

31 I

amondmaskerfabrick nl
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