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Van: 5.1.2e

Aan:

Onderwerp: FW: Contractnummer 20200973 verplichtingsnummer 3057-23203

Datum: maandag 13 juli 2020 14:36:27

Zou je deze 3 facturen in 3F willen accorderen? Zie cok PY van hier onder?

fact aanbetaling resteert incl BIW ship date fact nr
13-jun 405.000,00 100.000,00  305.000,00  269.050,00 12-jun 20200814
25-mei 405.000,00 100.000,0C  305.000,00  369.050,00 18-mei 20200712

Ljun 405.000,00 100.000,00  305.000,00  388.050,00 25-mei 20200747

Voor de laatste 2 facturen wachten we nog op PV van

gy
Van: IEEEE radboudume.n| < r=c boudume.nl>
Verzonden: vrijdag 26 juni 2020 17:50

Aan: ST s>
(v <R rinvws.nl>
Onderwerp: RE: Contractnummer 20200973 verplichtingsnummer 3057-23203

Beste

De gefactureerde aantallen zijn binnengeboekt. Derhalve kunnen de facturen betaald worden.

Met wvriendelijke groet,

Landelijk Consortium hulpmiddelen

Van: I <P 1 vys.nl>
Verzonden: vrijdag 26 juni 2020 13:20

Onderwerp: FW: Contractnummer 20200973 verplichtingsnummer 3057-23203

Ik heb 3 facturen ontvangen , zie ook bijgevoegd excel overzicht.
Ga jij achter de andere facturen aan en lzat jij weten welke facturen er betaald mogen worden?

€]y 5.1.2¢

Van: radboudume.n| <} IENECN 15 cboudumc.nl>
Verzonden: donderdag 25 juni 2020 17:49

Aan: —r—— T - - . >

Onderwerp: RE: Contractnummer 20200973 verplichtingsnummer 3057-23203

peste

Zou je mij alle facturen die je ontvangen hebt van EWC op bovenstaand verplichtingnummer willen sturen?

In totaal zijn er nu 320.000 complete sets binnengeboekt, deze mogen ock betaald worden.



Met wriendelijke groet,

Van:

Verzonden: maandag 15 juni 2020 11:05

Onderwerp: FW: Contractnummer 20200973 verplichtingsnummer 3057-23203

Ik heb een factuur gekregen van EWC die verwijst naar de offerte met contr nummer 20200973,

) minvws.nl>

e

In de offerte gaat het om Hi viral Transport Kit 5.
Hierop hebben wij een aanbetaling gadaan van 30 %, £ 675.000

In de factuur gaat het om 90.000 HiViral transport Medium 3ml per tube, Threat swak en NAsal swab a
Wordt verrekend met £100.0C0 aanbetaling.

Kunnen jullie aangeven of dit klopt, of geleverd is wat afgesproken is en zo ja voor mij de aansluiting maken tussen de offerte en de
factuur?
Vorige week had ik wel facturen vanuit EWC gezien, die aansloten wel aan op onze order mzar deze facturen waren aan Mediq gericht.

o GE

Verzonden: zaterdag 13 juni 2020 15:09
Aan: I minviws.nl>

cc: IEEFE o dboudumc.nl
Onderwerp: Contractnummer 20200973 verplichtingsnummer 3057-23203
Geachte 5.1.2e

Bijgaand factuur 20200814 betreffende crder Contractnummer 20200973 verplichtingsnummer 3057-23203 van de levering van gisteren.

Met vriendelijke groet / Kind regards,

SO EWC

& 0 | DiAGNOSTICS

EWC Diagnostics
Oostermeentherand
8332 JZ Steenwijk

« I oo

W www.owed genostics comm

The contents of this e-mail are confidential and intended only for the person or entity to which it is addressed. IT you are not the intended recipient or designated representative, any use,
reproduction, dissemination, disclosure, and ratransmission is prohibited. If you received this in error, please contact the sender. Any statements contained within this document intended for
the recipient are subject Lo the rulings of the underlying contracl, or offer, meluding the General Standard Terms and Conditions as wrell as (he indwidual liability agreement. The contents of
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this e-mail are only binding i they are confirmed in a written varsion signed by us.

De informatie in dit bericht is uitsluifend bestemd voor de geadresseerde. Aan dif bericht en de bijlagen kunnen geen rechien worden ontleend.
Heelt u deze e-mail onbedoeld ontvangen? Dan verzoeken wif U het te vernietigen en de afzender te informeren. Openbaar maken, Kopidren en
verspreiden van deze e-mail of informatie uit deze e-mail is alleen toegestaan met voorafgaande schiiftelifke foestermming van de afzender. Het
Radboudumc staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in het handelsregister onder nummer 41055629.

The content of this message is infencdied solely for the addressee. No rights can be denved from this message or its attachments. If you are not
the intended recipient, we kindly request you to delete the message and inform the sender. It is stricty prohibited fo disclose, copy or distribute
this email or the information inside it. without a written consent from the sender. Radboud universily medical center is registered with the Dutch
Chamber of Commerce trade register with humber 41055629.

De informatie in dit bericht is uitsluifend bestemd voor de geadresseerda. Aan dit bericht en de bijlagen kunnen geen rechfen worden ontleend.
Heelt u deze e-mail onbedoeld ontvangen? Dan verzoeken wif u het te vemietigen en de afzender te informeren. Openbaar maken, Kopiéren en
verspreiden van deze e-mail of informatie uit deze e-mail is alleen toegestaan met voorafgaande schiiftelife foestemming van de afzender. Het
Radboudumc staat geregisireerd bij de Kamer van Koophandel in het handelsregister onder nummer 41055629,

The content of this message is infended solely for the addressee. No rights can be denved from this message or ils altachments. If you are not
the infendied recipient, we kindly request you to delete the message and inform the sender. It is strictly prohibited fo disclose, copy or distribute
this email or the information inside it, without a written consent from the sender. Radhoud university medical center is registered with the Dutch
Chamber of Commerce lrade register with number 41055629.



