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Subject: RE: SPOED verzoek toestemming handschoenen deals Fwd: Order > € 5min handschoenen (2/10)
Received: Mon 10/5/2020 12:13:54 PM

|

Zou voor de verantwoording achteraf nog iets kunnen zeggen over de prijs. Waarom zijn dit redelijke prijzen (uiteraard rekening
houdend met moeilijke marktomstandigheden).

Dank,

Van: @Ichulpmiddelen.nl>
Verzonden: maandag 5 oktober 2020 14:11

@Ichulpmiddelen.nl>
Onderwerp: Re: SPOED verzoek toestemming handschoenen deals Fwd: Order > € 5min handschoenen (2/10)

Dank. Er wordt nu direct met Mediq geschakeld voor de vervolgstappen.

Vriendeliike Froet,

Op 5 okt. 2020, om 14:06 hee [ INCKECINNN) < BEXEDM )minvws.nl> het volgende

geschreven:

Bij deze akkoord met deze 3 deals voor het inkopen van de handschoenen.

Wij zullen ook het mandaat-proces hiervoor zo spoedig mogelijk van een update voorzien nu niet
meer beschikbaar is.

Vriendelijke groet
5.1.2¢

5.1.2e

Van: m@lchulgmiddelen.nb
Verzonden: maandag 5 oktober 2020 13:23
@minvws.nl>; [ GRS <BEE o minvws.n>; [ESE

Aan:
@minvws.nl>

Onderwerp: SPOED verzoek toestemming handschoenen deals Fwd: Order > € S5min handschoenen (2/10)

Eerder is al toestemming verkregen om voor euro 56 mln handschoenen in te gaan kopen.
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Hierbij het verzoek, om als onderdeel hiervan, toestemming te verlenen om een 2e en een 3e deal te gaan

sluiten. Deze toestemming 1s voor Medi 1 dat beide deals boven de euro 5 mIn zijn. (Eerder werden
dit soort verzoeken afgehandeld doom

De 1e deal betreft de deal met de firma Abena, toestemming voor dit verzoek staat nog uit byy VWS,

Details voor de 2e en 3e deal staan m de onderstaande mazil.

Graag met SPOBD toestemming verlenen, omdat zolang wij het akkoord nog niet naar de leverancier hebben

afgegeven er altijd de mogelijkheid bestaat dat een andere afnemer ons voor is, en de deal niet meer
beschikbaar 1s. Dat geldt ook voor de 1e deal.

le deal, mln handschoenen € 9.546.900.00 levering apr 20221
2e deal B8 mIn handschoenen € 12.144.053,60 levering nov en dec 2020
3e deal, mln handschoenen € 10.877.772,20 levering jan en feb 2021

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Begin doorgestuurd bericht:

Van: outlook.com>

Onderwerp: Antw: Order > € 5Smin handschoenen (2/10)
Datum: 5 oktober 2020 om 12:13:52 CEST
@Ichulpmiddelen.nl>

®@Ichulpmiddelen.nl>
®Ichulpmiddelen.nl>,
@I|chulpmiddelen.nl>,

+IE

Naast het akkoord van VWS voor de handschoenen van Abena (zie mail hieronder) ook graag
akkoord op het volgende:

Het bedragen beiden betalingen in Dollars. Hieronder eveneens de EURO bedragen. De

wisselkoers die wordt gehanteerd is 1 EURO= 51,194,
« INTCO mhandschoenen voor $14.500.000,- (€12.144.053,60) geleverd in

november en december 2020. Duser handschoen.
« Zhonghong Pulin Medical Product handschoenen voor $13.000.000,- (

€10.887.772,20) geleverd in januari en februari202 1. Duser

handschoen.

Hoor graag of dit akkoord is aangezien we vandaag akkoord richting de leveranciers dienen te
geven om alle drie de deals binnen te halen.

-~ IEN
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Van: @Ichulpmiddelen.nl>

Verzonden: vrijdag 2 oktober 2020 09:59
Aan: @|chulpmiddelen.nl>

CC: @ |chulpmiddelen.nl>; @Ichulpmiddelen.nl>;

@Ichulpmiddelen.nl>
Onderwerp: Order > € 5mln handschoenen (2/10)

Graag jouw akkoord en van VWS op onderstaande handschoenen order > €5 min.

Het betreft de aanschaf vamandschoenen bij Abena Healthcare, prijs per stu

Ordergrootte € 7,89 min excl BTW. Ordergrootte inclusief BTW € 9.546.900.

Aanbetaling volgende week, 50% van het totaalbedrag inclusief BTW.

<image001.png>

Zou jij akkoord van VWS willen vragen voor deze order?

Dank en groet,



