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To:
Cc:
From: )

Sent: Wed 7/22/2020 3:38:37 PM

Subjectt RE: Mondmaskerfabriek aangepast leverschema en terugbetaling - graagakkoord en verzenden mail n.a.v. overleg met LCH
Received: Wed 7/22/2020 3:38:37 PM

Akkoord

Verzonden met BlackBerry Work(www .blackberry.com)

Van: " 5.1.2¢
Verzonden: 22 jul. 2020 16:44
Naar: " "o 5.1.2¢ 5.1.2¢ )&

Onderwerp: Mondmaskerfabriek aangepast leverschema en terugbetaling - graag akkoord en verzenden mail n.a.v. overleg

met LCH

BesteliR s

RPN had vrijdag akkoord gegeven op het uitsturen van de bevestigingsmail aan de mondmaskerfabriek nadat er goed afgestemd
zou zijn met het LCH. De afgelopen dagen heb ik dan ook diverse keren overlegd met het LCH en daar komen de volgende
afspraken uit.

Het leveringsschema is voor het LCH akkoord, echter de financiéle afdeling kon niet uit de voeten met de kolommen in het schema
die betrekking hadden op het in mindering brengen van de kosten van de aanbetaling. Wij mogen dit niet langer terugbetaling
noemen.

Dit omdat de afspraken in het contract met de mondmaskerfabriek en het op donderdag 16 juli aangeleverde schema van de
mondmaskerfabriek eerdere schema met betrekking tot het in mindering breng van de kosten van de aanbetaling afwijkt van de
standaard.
Zij stellen nu voor dat het aanbetalingsbedrag naar rato van het aantal stuks geleverde mondkapjes in mindering wordt gebracht
gedurende de duur van het contract bij de facturering van de tranches.

(Dit zou dan gaan om een verrekening van per mondkapje gedurende de gehele contractperiode ( 1,2 miljoen Euro
gedeeld door ;
Hun voorstel is vandaag ook overlegd met de heeen hij is hiermee akkoord gegaan. In de bijlage is het vandaag
aangepaste en aangeleverde schema door de Mondmaskerfabriek toegevoegd.
Op basis van bovenstaande informatie stel ik voor om onderstaande aangepaste bevestiging aan de heerte versturen,
Geachte heer , beste ,
Middels deze mail bevestig ik de afspraak die gemaakt is tussen de Mondmaskerfabriek en het ministerie van VWS betreffende het
aangepaste leverschema en het in mindering brengen van het aanbetalingsbedrag naar rato van het aantal stuks geleverde
mondkapjes gedurende de duur van het contract bij de facturering van de tranches. U heeft hierover zowel telefonisch als
schriftelijk contact gehad met mevr. 5.1.2e op donderdag 16 juli jl. en woensdag 22 juli jl.
Deze afspraak is gerelateerd aan het contract tussen de Mondmaskerfabriek, het ministerie van VWS en Mediq betreffende de
levering van mondmaskers type IIR voor de periode 18 mei 2020 tot 18 mei 2021.
Ik wens u veel succes met de voortgang rondom de certificering en wij zien de ontvangst van de eerste mondmaskers type IIR aan
het Landelijk Consortium Hulpmiddelen vol verwachting tegemoet.
Met vriendelijke groeten,
5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e
5.1.2e 6.1.2e
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