954987
o T o)

From: 5.1.2e

Sent: Mon 6/8/2020 10:33:10 AM

Subject: RE: LCH - Mediq - overboeking 100 min euro - moet op maandag 8 junibij Mediq zijn
Received: Mon 6/8/2020 10:33:11 AM

Pff, gelukkig stond info in de mail ©

o,
van: [ESECNN BEEED @ minvws.ni>

Verzonden: maandag 8 juni 2020 12:30
aan: IEEEDNN BEEEDM @ minszw ni>
Onderwerp: RE: LCH - Mediq - overboeking 100 mIn euro - moet op maandag 8 juni bij Medigq zijn

Geslaagd voor de test* . Grapje.. klopt wat je zegt

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Datum: maandag 08 jun. 2020 11:44 AM

asn: ST ) MR winvvs.ol>

Onderwerp: RE: LCH - Mediq - overboeking 100 min euro - moet op maandag 8 juni bij Mediq zijn

Nou, totaal 950 min, teller staat nu op 750 min (zie een paar mailberichten hieronder), dus er zou nog ruimte zijn voor 200 min

Verzonden: maandag 8 juni 2020 11:41
Aan: IESEDN BEEEDM @ minszw ol>
Onderwerp: RE: LCH - Mediq - overboeking 100 min euro - moet op maandag 8 juni bij Medigq zijn

Laatste keer?

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Datum: maandag 08 jun. 2020 11:35 AM

Onderwerp: RE: LCH - Mediq - overboeking 100 mln euro - moet op maandag 8 juni bij Mediq zijn

thx

van: I BEXE @ minvws.nl>

Verzonden: maandag 8 juni 2020 11:33
@ minszw.nl>

@minszw.nl>; ) minvws.nl>

Onderwerp: RE: LCH - Mediq - overboeking 100 mIn euro - moet op maandag 8 juni bij Mediq zijn
Akkoord!

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)




954987

Datum: maandag 08 jun. 2020 11:26 AM

Onderwerp: FW: LCH - Mediq - ovrboeldng 100 mln euro - moet op maandag 8 juni bij Mediq zijn
Beste
In bijlage weer een spoedbetaling, graag ook jouw akkoord.

Met vriendelijke groet,

Van: JMBEMeminszw.n>

Verzonden: maandag 8 juni 2020 11:20

@minszw.nl
@minszw.nl>;

@minszw.nl

Onderwerp: FW: LCH - Mediq - overboeking 100 min euro - moet op maandag 8 juni bij Mediq zijn

Wil jij deze spoedbetaling oppakken?
Zie ook onderstaande opmerking van het bedrag wat betaald moet worden is 100 miljoen euro.

5.1.2e

Wil jij voor het akkoord zorgen?

Met vriendelijke groet,

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Directie DSU / Financieel Dienstencentrum
I N

Rijnstraat 50 | 2515 XP Den Haag
Postadres: Postbus 90801 | 2509 LV | Den Haag

Het Financieel Dienstencentrum (FDC) is het interdepartementale samenwerkingsverband onder verantwoordelijkheid
van SZW.
Het FDC voert de financiéle administratie en het beheer van het financiéle SAP-systeem uit voor de ministeries van
BZK, Financién, OCW, SZW en VWS.

Verzonden: maandag 8 juni 2020 11:09

Aan: qﬁminszw.nb; 5.1.2e ) < minvws.nl>

CC: minszw.nl minszw.nl>
Onderwerp: FW: LCH - Mediq - overboeking 100 min euro - moet op maandag 8 juni bij Mediq zijn

Hi,



954987

Zouden jullie deze spoed betaling van 100 min naar het LCH Mediq willen doen?
Ik zie dat ik in de omschrijving de 50 mIn heb laten staan, maar in het veld bedrag staat correct 100 min. Zie ook verzoek hieronder.

Gr
Van: JIEES @ minvws.n>

Verzonden: vrijdag 5 juni 2020 17:11

@ minvws.nl>

@ minvws.nl>; 5.1.2e )

Onderwerp: FW: LCH - Mediq - overboeking 100 mln euro - moet op maandag 8 juni bij Mediq zijn

e

Kan jij er voor zorgen dat Mediq as maandag 100 min voorfinanciering op haar rekening krijgt? Vermoedelijk moet het een
spoedbetaling worden.

Groet, dank en goed weekend,

Verzonden: vrijdag 5 juni 2020 17:02
Aan:

@minvws.nl>
@minvws.nl>; @minvws.nl>;

minvws.nl>; @ minvws.nl>;

@ minvws.nl>

Onderwerp: RE: LCH - Mediq - overboeking 100 mIn euro - moet op maandag 8 juni bij Mediq zijn

Akkoord.

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

van: INEEERECNNN -MEXEEN o minvws ol

Datum: vrijdag 05 jun. 2020 4:38 PM

A, (@jbz.nl>, ) minvws.nl>,
Wminvws.nl>, 5.1.2e ) <BEAFE @ minvws.nl>, ’ @Wminvws.nl>

overboeing 100 mln euro - moet op maandag 8 juni bij Mediq zijn

Onderwerp: LCH - Mediq -

geste IR

Hierbij zou ik graag jouw akkoord willen hebben om Mediq een voorshot van 100 min euro te verstrekken. Het moet maandag 8
juni op hun rekening staan.

Je hebt het mandaat om in totaal 950 min Euro aan voorschotten te verstrekken. Met dit voorschot staat de teller op 750 min
euro.

Stand van deze gisteren: Mediq is namens LCH verplichtingen van 1.124 min Euro aangegaan en ze hebben daarvan 627 min
euro vooruit betaald. De 100 min euro extra voorfinanciering geeft ze de ruimte om een aantal grote betalingen te kunnen die de
komende week gedaan moeten worden.

Groet,

van: IIEERED SEEM e ninvws.ni>

Verzonden: vrijdag 5 juni 2020 14:59

aan: IERET -BESET o ninvws.ni>



954987

Onderwerp: RE: LCH - Mediq - ophoging mandaat van 650 min tot 950 min
Akkoord met in achtneming van het advies van FEZ

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2 5.1.2e
5.1.2e

Dubbel
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