954238

To stz [oWOR 2 size i ciz LSUNEED
5.1.2e )

From:

Sent: Tue 6/2/2020 10:24:08 AM

Subject: FW: LCH - overeenkomst Mediq - overboeking 50 min Euro - moet 2 juniop hun rekening zijn
Received: Tue 6/2/2020 10:24.09 AM

Hi,

Er komt zo een spoedbetaling aan voor weer 50 mIn, daarmee zit Mediq op 650 min en weer op het maximum bedrag wat was
afgesproken.

Er is weer spraken van ophoging, maar moet Mediq wel blijven doorgaan met bestellen?

o NN
Van: 5.1.2e ) @minvws.nl>

Verzonden: maandag 1 juni 2020 12:26

@minvws.nl>

@minvws.ni>; IS E
@minvws.nl>

Onderwerp: FW: LCH - overeenkomst Mediq - overboeking 50 min Euro - moet 2 juni op hun rekening zijn

- B

Zie onderstaande mail: Mediq heeft de 50 min dinsdag al nodig. Zoals besproken moet het een spoedbetaling worden.

Groet,
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