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Onderwerp: RE: vooruitbetaling factuur Prodiag aangaande salivacollectors

Akkoord

Verzonden met BlackBerry Work(www _blackberry .com)

Van: 'EEN) B @ninvws.ol>

Verzonden: 10 jul. 2020 18:09
Naar: " (@minvws nl>
Ces” minvws.nl>
Onderwerp: FW: vooruitbetaling factuur Prodiag aangaande salivacollectors

o
Vind je het goed als VWS garant staat voor een aanbetaling van 30% (€ 213k) aan ProDiag (een klein, nog onbekend
bedryjf)? Mediq wil het risico niet dragen, omdat bij kleme bedrijven de kans bestaat dat het bedrijf failliet gaat na
aanbetaling .

De leverancier waar LCH normaal zaken mee doet (Bio-Connect) kan niet voldoende spons swabs leveren om aan de vraag
te voldoen.

Alternatief 1s dat Bio-Comnect het risico van de aanbetaling op zich neemt, alleen kost dat ons wel € 13k extra. Dat lijjkt me
een hoge prijs ten opzichte van het kleine risico dat de aanbetaalde bestelling niet wordt geleverd. Eens?

Van: (@lchulpmiddelen.nl>

Datum: vrijdagz 10 jul. 2020 5:11 PM

Onderwerp: FW: vooruitbetaling factuur Prodiag aangaande salivacollectors

Zoals besproken zou ik graag van jou horen welke keuze VWS in deze maakt. Gaan jullie akkoord met een aanbetaling van € 213k
aan ProDiag voor de saliva Collectors (zij scoren oranje op de credit check omdat het een klein bedrijf is) of laten we de order voor
€ 13k extra via Bio-Connect services (BCS) lopen waarbij het aanbetalingsrisico verlegt wordt naar BCS.

Ik hoor graag van je welke order route je adviseert. In geval het rechtstreeks bij ProDiag wordt heb ik weer een akkoord van VWS
op de aanbetaling nodig zoals bij de order van Malvern.
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Van:@bio-connect.nl>
Verzonden: vrijdag 10 juli 2020 16:54

IEEED XDl @ bio-connect.ni>

Onderwerp: vooruitbetaling factuur Prodiag aangaande salivacollectors

oo JEXEN

Zoals besproken, willen wij de vooruitbetaling overnemen tegen een afhandelingskosten van 6% op het te betalen bedrag.

Het gaat om stuks saliva:
Corona virus (SARS-CoV-2) RNA collectie sets (incl. swabs)
Aer stuk.

Totaal bedrag van G-
30% aanbetaling -
Als afhandeling van het totaal bedrag rekenen wij 6% voor de vooruitbetaling.

Jullie betalingstermijn factuur : 30 dagen.
Mocht je nog vragen hebben dan verneem ik dat graag.



