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Cc: @minvws.nl]
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Subject: RE: LCH - Mediq - 6e voorschot
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Bijgaand ondertekend retour.

Met vriendeli'!ke Eroet

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en! o!

| 2511 VX | Den Haag | Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag |

Bezoekers aon de gebouwen van de Rijksoverheid dienen zich te legitimeren dmv een geldig identiteitshewijs
Voor bezoek aan de Algemene Leiding is een speciale balie bij de receptie op de begane grond

(9 HET NIEUWE
DONORREGISTER

Het nieuwe Donorregister, vanaf 1 jull 2020.
Kijk wat het voor jou betekent op donorregister.nl

van: [N TN @ minvws.nl>

Verzonden: donderdag 23 april 2020 09:36

Onderwerp: FW: LCH - Mediq - 6e voorschot

IR

Zou je de ondertekening van in dit betaalverzoek kunnen plaatsen?

was al meegenomen in de mailwisseling va hieronder.

(€]d 51.2¢

Van: 5.1.2¢ ) SIS minvws.n>

Verzonden: woensdag 22 april 2020 18:26

minvws.nl>
@minbzk.ni>; ) < BB e minvws.n>; IIEEEGEEE

Onderwerp: RE: LCH - Mediq - 6e voorschot

Zou je een weer een voorschot van 50 min Euro kunnen overmaken aan Medig (zie onderstaand). Het heeft enige spoed en het
zou heel mooi zijn als het morgen(donderdag) op hun rekening staat kunnen zij weer vooruit.

Dank en groet,



950972

Verzonden: woensdag 22 april 2020 18:09

minvws.nl>; 1.2 B 1. @ minvws.nl>
Onderwerp: RE: LCH - Mediq - 6e voorschot

Akkoord.

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

van: [IEXETN <BEEXETNN @ minvws ni>

Datum: woensdag 22 apr. 2020 6:06 PM

< @minbzk.nl>
| JERESN @ minvws.nl>, R, @ nminvws.nl>, )

<EREEN@minvws.nl>, 5.1.2e ) <BEREAN@minvws.nl>, (@minvws.nl>

Onderwerp: RE: LCH - Mediq - 6e voorschot

Hierbij zou ik graag jouw akkoord willen hebben om Mediq een 6° voorshot van 50 mIn te verstrekken.

Je hebt het mandaat om in totaal 350 min Euro aan voorschotten te verstrekken. Met dit 6° voorschot staat de teller op 250 min
Euro.

Stand van afgelopen dinsdag: Mediq is namens LCH verplichtingen van 393 mln Euro aangegaan en ze hebben daarvan 168 min
Euro betaald. Vandaag en morgen komen daar hoogst waarschijnlijk nog een paar grote arders bij.

Groet,

van: [IIEEEEED) SEElleminvws.ni>

Verzonden: vrijdag 10 april 2020 16:32

Onderwerp: RE: LCH - overeenkomst Mediq - ophoging mandaat voorfinancieringen

Akkoord!

Met vriendelijke groet,



950972

Van: 5.1.2e ) < minvws.nl>

Datum: vrijdag 10 apr. 2020 3:53 PM

) < minvws.nl>

Onderwerp: RE: LCH - overeenkomst Mediq - ophoging mandaat voorfinancieringen

Ha Fonderstaand advies va%nav verzoek . FEZ heeft meegekeken. Deze mail loopt via mij
om dat ook al zodanig gedocumenteerd te hebben. Advies FEZ is:

. instemmen

. Uit het voorstel wordt duidelijk dat de behoefte aan beschermingsmaterialen met vele onzekerheden is omgeven,
maar dat het - gelet op verschillende risico’s en de noodzaak om over voldoende beschermingsmaterialen te beschikken -
van belang is de komende periode de inkoopinspanningen niet te temperen. Eens met better safe than sorry.

. Uit het voorstel wordt ook duidelijk dat er geredeneerd vanuit de liquiditeitsbehoefte nog geen aanleiding is voor
verruiming van het mandaat, maar dat Medig de aan te gane verplichtingen graag met voldoende liquiditeit ziet
afgedekt. Hoewel de overheid als een betrouwbare debiteur geldt en de angst bij Mediq dus eigenlijk ongegrond is, valt
in deze uitzonderlijke situatie te billijken dat VWS Mediq hierin tegemoet komt.

. Het is goed dat er bij een volgend verzoek om verruiming van het mandaat — naar verwachting rond 1 mei -
wederom een afweging kan plaatsvinden.

Op verzoek van wil ik je via FEZhet volgende voorleggen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2¢

Aanleiding

In het kader van het Landelijk Consortium Hulpmiddelen is er een overeenkomst afgesloten met Mediq
(zie bijgevoegde overeenkomst). Mediq is de partij in het consortium die feitelijk de aankopen doet en
deze via haar eigen organisatie en via OneMed doorzet naar de zorgaanbieders. Zoals we u eerder
hebben geinformeerd dekt de overeenkomst een aantal risico’s af en regelt de overeenkomst dat VWS
leningen verstrekt aan Mediq die de voorfinanciering van de inkoop mogelijk maakt. In de praktijk
komt het erop neer dat zodra Mediq onder de LCH-vlag een order plaatst wij deze order voor 100%
met cash dekken. De kasuitgaven zijn later omdat bij de meeste orders niet alles vooruit betaald hoeft
te worden. Eigenlijk zou het strikt gezien niet noodzakelijk zijn om direct de volledige voorfinanciering
bij het aangaan van de order te verstrekken. De reden om dit wel te doen heeft te maken met de
nervositeit bij Mediq. Voor Mediq zijn de bedragen die nu via hun balans en winst/verlies rekening
lopen dermate groot dat als iets er misgaat het grote impact op Mediq heeft. De 100% cash dekking
biedt hun “comfort”.



Mediq start met aflossen zodra zorgaanbieders gaan betalen voor de geleverde producten. Mediq gaat
nu uit van een betalingstermijn van 60 dagen. De benodigde voorfinancieringen zijn het resultaat van
de hoeveelheid ingekocht producten en het tempo waarin de zorgaanbieders gaan betalen. De
benodigde voorfinanciering zal de komende weken nog flink oplopen.

Inmiddels heeft Mediq voor in totaal 150 Eurc min aan voorfinancieringen gekregen. Hiermee is de
grens van het mandaat van 150 min Euro die u eerder aan heeft gegeven bereikt. Het
mandaat moet om deze reden worden opgehoogd. Hierbij is goed om te beseffen dat zolang Mediq
binnen overeenkomst opereert wij in principe elk verzoek om voorfinancieringen zullen moeten
honoreren. Het hanteren van een mandaat met bepaald maximum is vooral voor ons zelf bedoeld,
omdat het ons dwingt om na te denken of we door moeten gaan met het inkopen van de (bepaalde)
producten of de overeenkomst in zijn geheel te beéindigen.

Op dit moment is er geen reden om te stoppen met inkopen via LCH-Medig. Hoewel er flinke stappen
zijn gezet zijn de tekorten nog niet weg. Met name in de productgroepen isolatiejassen en
handschoenen moet nog hard gewerkt worden om de gaten te vullen. Bij andere producten zoals
mondkapjes lijken op korte termijn de problemen qua aantallen redelijk onder controle.(zie
bijgevoegde rapportage van 5 april - nieuwe week rapportage ontvangen wij volgende week). Voor
alle producten zijn er drie risico’s die er toe leiden dat er boven de huidige inschatting van de korte
termijn behoefte nog meer ingekocht moet worden (better safe than sorry). Deze risico’s zijn:

¢«  Het opnieuw pieken van de corona verspreiding

. De duur van de crisis

. Leveringszekerheid (er is bv een grote afhankelijkheid van China en de kwaliteit van het
geleverde product kan niet voldoen)

Om een nieuw mandaat vast te stellen heeft Mediq op basis van een hoop aannames (bv de huidige 8
producten, prijzen van 20 tot 40 boven “pre-corona”, na week 26 de markt weer normaliseert) een
grove inschatting van de benodigde voorfinanciering gemaakt. Zoals uit bijgevoegde grafiek blijkt zal
de voorfinanciering nog flink oplopen. In het voorliggende scenario piekt het in week 26 tot 550 min
Euro. Pas als het inkopen via LCH stopt en de betalingen van zorgaanbieders op stoom komen zullen
de voorfinancieringen substantieel afgebouwd kunnen worden. Op dat moment worden er geen nieuwe
orders aangegaan en komt er nog wel geld binnen van de zorgaanbieders.

Advies

Het voorstel is het mandaat op te hogen tot 350 min Euro. Als deze grens is bereikt hebben we weer
een moment om na te denken hoe we verder gaan met LCH en Mediqg. Volgens de huidige inschatting
is dat dit rond 1 mei. Graag uw akkoord.

NB Door de minister voor Medische Zorg en Sport is besloten dat het LCH/Mediq pre-corona prijzen
gaat hanteren in plaats van het 100% doorberekenen van de hogere inkoopprijzen. Het verschil wordt
dan door VWS aangevuld. Over de budgettaire consequenties en de benodigde aanpassingen in de
overeenkomst met Mediq komen we later bij u terug.

950972



