996636
51.2e 2e @Ichulpmiddelen.nl
5.1.2¢1.2¢ 528 @Ichulpmiddelen.nl]; h_)@minvws.nll; [ 512 |

Sent:' Fri 8/21/2020 8:35:57 AM
Subject:  Arch & Hook
Received: Fri 8/21/2020 8:35:58 AM

Hoi IEKIEEN,

Zojuist probeerde ik je te bellen maar kreeg je voicemail. Daarom ook maar even een mail.
Zou je me kunnen laten weten of en wanneer we van jullie de getekende verklaring kunnen verwachten?

Bedankt en groet

e ——

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Directie Wetgeving en Juridische Zaken
Parnassusplein 5 | Den Haag

Postbus 20350 | 2511 EJ Den Haag

Van: 5.1.2e 5.1.2e |}

Verzonden: maandag 17 augustus 2020 16:58
¥ S512e 2e <AL @ chulpmiddelen.nl>

AR R o < fomicitlen.oi>; IS <JEEE c i o>; I

SRS @ minvws.nl>
Onderwerp: Arch & Hook

Beste IEKEDN

Hierbij stuur ik je de door VWS getekende verklaring t.b.v. Arch & Hook. Graag ontvang ik z.s.m. de door jullie
bijgetekende verklaring retour, zodat deze daarna naar Arch & Hook kan.
En mochten er nog bijzonderheden zijn van de zijde vaan Mediq, dan hoor ik het graag.

Alvast bedankt voor de medewerking.

Met vriendelijke groet

F

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Directie Wetgeving en Juridische Zaken
Parnassusplein 5 | Den Haag

Postbus 20350 | 2511 EJ Den Haag

Van:mg@lchulpmiddelen.nb

Verzonden: woensdag 12 augustus 2020 12:23

. minvws.nl>
8] 5.1.2 .2¢ 1. delen.nl>; ) EEI e minvws.n>; IIEEEN

Onderwerp: Re: Arch & Hook




996636
o XD

Ik moet het nog wel fiscaal toetsen op BTW. En ik ben nog in afwachting vanan Mediq.
Graag deze als concept laten beoordelen maar wel met dit voorbehoud.
Excuus dat ik daar niet zo duidelijk in was.

Groet

51.2¢e 2e

Verzonden: dinsdag 11 augustus 2020 17:42
Ichulpmiddelen.nl>

15120128 i8N @ chulpmiddelen.nl>; ) B @ minvws.n>; IR

SRPEE @ minvws.nl>
Onderwerp: Arch & Hook

ceste [EXERN

Fijn, bedankt. Ik stuur het door naar Arch & Hook ter ondertekening. Zodra ik een getekend exemplaar heb, stuur ik het
weer naar jou om bij te tekenen.

Fijne avond.

Groet

Van: m@lchulpmiddelen.nb

Verzonden: dinsdag 11 augustus 2020 17:02
Aan:

) minvws.nl>

—_—. ..o
@ minvws.nl>

Onderwerp: Re: Arch & Hook

En nu met bijlage

\'ELH 5.1.28 2e m@lchulgmiddelen.nb

Verzonden: dinsdag 11 augustus 2020 16:59

minvws.nl>

) SRR e minuvs.o1»; IEEETID

Onderwerp: Re: Arch & Hook

Dag IEREDN

Deze overeenkomst zit er wat mij betreft goed uit.
¢ |k heb in het document nog enkele opmerkingen toegevoegd en aanvullingen vanuit het LCH.
* Deze kan je volgen in het rood

Met Vriendelijke Groet
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Van: 5.1.2¢ 2l EE e minvws.ni>

Verzonden: dinsdag 11 augustus 2020 10:26

pmiddelen.nl>; ) <IEE e minvws.n>; IEEECN

@ minvws.nl>
Onderwerp: Arch & Hook

ceste IEREEND

Zoals besproken stuur ik je hierbij de door ons opgestelde verklaring voor Arch & Hook. Zou je z.s.m. hiernaar kunnen
kijken en laten weten of je je erin kunt vinden ? Dan kan ik het naar Arch & Hook sturen ter ondertekening (en tekenen
jullie en VWS daarna bij).

Bedankt en groet

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Directie Wetgeving en Juridische Zaken
Parnassusplein 5 | Den Haag

Postbus 20350 | 2511 EJ Den Haag

5.1.2¢ 5.1.2¢ |}

Verzonden: dinsdag 4 augustus 2020 10:07
pmiddelen.nl>

8] 5.1.2¢ .26 AN @ chulpmiddelen.ni>; NENECNNN) <HEXENN o minvws.n>; INEECKECRN)

Onderwerp: Arch & Hook

cesee IEREEN)

Zou je mij kunnen terugbellen over Arch en Hook ? Vambegreep ik dat je een bedrag van EUR
on hold houdt i.v.m. de vordering van VWS op Arch en Hook vanwege niet geleverde beademingsapparaten. Ik verzoek

je vriendelijk dat te bevestigen en eventuele betalingen aan Arch en Hook pas uit te doen zodra e.e.a. in overleg met mij
is opgelost.

Hierbij wil ik je laten weten dat wij begrijpen dat formeel gezien verrekening misschien lastig is maar nu Arch en Hook
zelf een beroep doet op verrekening, we daarbij kunnen aansluiten. Arch en Hook heeft nl per mail aangegeven dat zij
de bestaande schuld jegens VWS verrekent met haar openstaande vordering op VWS m.b.t. de mondkapjes. Hierbij ziet
Arch en Hook LCH/Mediq blijkbaar als VWS, wat mij niet helemaal bevreemdt. LCH is nl een publiek-private
samenwerking, waarbij het ministerie van VWS ook partij is en waarbij zij jegens Mediq garant staat voor de financiéle
risico’s.

Graag hoor ik van je. Mijn nummer is || EEEN

Alvast bedankt voor de medewerking.
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Met vriendelijke groet

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Directie Wetgeving en Juridische Zaken
Parnassusplein 5 | Den Haag

Postbus 20350 | 2511 EJ Den Haag

Van: m@ Ichulpmiddelen.nl>

Verzonden: donderdag 23 juli 2020 15:39

Aan: 5.12e 5.1.2e |5 <@Ichu|pmidde|en.nl>; 5.1.2el2e

<BERFEN @ [chulpmiddelen.nl>; middelen.nl>

Onderwerp: Re: Arch & Hook

v IEEED

Even kort ingaand op jouw email:
De afspraak met was dat er meerdere opties waren, waaronder de nu gekozen route. En dat wij na een gesprek

met Arch en Hook zouden laten weten welke route we zouden nemen. Ik meen dat dit is conform afspraken met
, we hebben het er zelfs nadrukkelijk over gehad dat de betaling voor de tweede helft van de artikelen voldoende
dekking voor het ministerie zou zijn. Hierover heeft ons vorige week ook een email gestuurd, ik begrijp dat je dat
bericht anders uitlegt dan wij.

Verder is dit niet mijn besluit, maar is dit - zoals gezegd - een besluit dat komt uit een inten overleg van LCH.

Met vriendelijke groet,

Van: D) <IEEE o minvws. ni>

Verzonden: donderdag 23 juli 2020 13:45

minvws.n|>; ERECIPE

Ichulpmiddelen.nl>; B&&&,

Onderwerp: RE: Arch & Hook

este IEKIENN,

Uw reactie hebben wij doorgestuurd aan de omdat wij dit antwoord niet kunnen accepteren.

Het is inderdaad zuiver om de verschillende contacten en betalingen die er zijn met Arch&Hook van elkaar gescheiden te
houden. Arch&Hook heeft deze echter vermengd, en heeft ons niet willen betalen vanwege de discussies die nog lopen rond de
ingen die aan het LCH zijn gedaan. In een eerdere fase heb je met KB andere afspraken gemaakt buiten verzoek

, zien wij nu geen andere mogelijkheid dan dit op te schalen naar onze leidinggevenden/opdrachtgevers.

buiten verzoek s

Met vriendelijke groet,
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van: JEEEMochupmiddelen.nl>

Verzonden: donderdag 23 juli 2020 12:57

Onderwerp: Re: Arch & Hook

Goedemorgen ,

Vanmorgen is er binnen LCH een intern overleg geweest over de betaling aan Arch & Hook.
We hebben besloten om de zaak zuiver te houden: LCH heeft een verplichting aan Arch & Hook om de geleverde
goederen te betalen, die nu een bewezen voldoende kwaliteit hebben.

We begrijpen dat het ministerie een vordering op Arch & Hook heeft, het is volgens ons niet juist om daarmee posten te
verrekenen van het LCH.

Daarnaast blijft er nog een grote betaling bij het LCH on hold staan - namelijk voor de maskers die onder EN norm
vallen.

We gaan er vanuit dat het ministerie zelf zijn terugvordering verzorgt. Mocht dit tot problemen leiden, dan kunnen we
helpen en eventuele deze laatste som - die nu on hold staat- inzetten. Maar dit heeft niet onze voorkeur.

Met vriendelijke groet,

]

LCH

Van: 5.1.2¢ S BEEEDl o minvws.ni>

Verzonden: vrijdag 17 juli 2020 16:19

@|chulpmiddelen.nl>; ERFEAEIRE A. pmiddelen.nl>

omnvs.nl>; I E

Onderwerp: Arch & Hook

Zoals telefonisch besproken hierbij een mail over Arch en Hook.

VWS heeft nog een bedrag vanegoed van Arch en Hook wegens - door omstandigheden in China - niet geleverde
beademingsapparaten. Dit betrof een vooruitbetaald bedrag van waarvan deel is terugbetaald maar EARISMNog niet
Hierover hebben we brieven gestuurd ( 0.a. op 6 mei en aanmaningen op 11-6 en 9-7) maar Arch en Hook beroept zich op
verrekening met bedragen die zij zegt nog van LCH tegoed te hebben wegens geleverde mondmaskers.
Jullie gaven aan dat de geleverde maskers uit twee delen bestaan:

a. KN95 maskers twv ca Hiervoor is een second opinion in China uitgevoerd, die inmiddels positief is.

Siisc
b. FFP2 maskers twv ca iervoor is een second opinion bij Dekra aangevraagd. De uitslag is nog niet binnen.

Arch en Hook heeft nu voor a. een bedrag van caan LCH/Mediq tegoed. Anderzijds heeft VWS dus een bedrag van
EURman Arch enH raag zouden wij zien dat eerst die EURordt terugbetaald aan VWS védrdat

LCH/Mediq aan Arch en Hook gaat betalen. In de brief van 6 mei staat op welke rekening moet worden terugbetaald.
gaf aan dat hij maandag zal bellen metn bespreken hoe we dit gaan doen, eventueel is betaling via de

notaris een optie.

Graag horen wij na het gesprek hoe het ging en hoe we dit gaan doen. is

.s. hiervoor bereikbaar. Graag jullie reactie ook naar de personen in de cc.




Bedankt en groet
Bedankt en groet

5.1.2e

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Directie Wetgeving en Juridische Zaken
Parnassusplein 5 | Den Haag

Postbus 20350 | 2511 EJ Den Haag

996636



