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To: m@minvws.nl];

Cc: @minvws.nl]; Hotkens|
From: )

Sent: Thur 4/15/2021 10:59:39 AM

Subject: FW: Facturatie UMC Groningen

Received: Thur 4/15/2021 10:59:40 AM

90017290.pdf
LCHF2020-0065 UMCG offerte 14 juli.pdf

Hoi IR

Ik ga de betaling vanegelen via Bureau LCH. Ik heb alleen wel jouw /zijn akkoord nodig (want we betalen van de
voorschotten).

Er zit wel een kleine fout in de factuur zie de opmerking vahieronder.
Is het akkoord dat we deze factuur betalen aan UMCG tbv de inzet van in 2020?
Alvast dank!

Gr,

Verzonden: donderdag 15 april 2021 12:36
Aan: 5.1.2e ) SEREPEEN @ minvws.nl>

CcC 5.1.2e < 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e R EERN @ minvws.nl>
Onderwerp: FW: Facturatie UMC Groningen

b
Als hij akkoord is dan betalen we dit. Dat akkoord wel graag via de mail.

Met vriende!iéke iroet,

FKC

Agentschap CIBG | Dienst voor Registers
Hoftoren | Rijnstraat 50 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 16114 | 2500 BC | Den Haag

Verzonden: donderdag 15 april 2021 11:35

@ minvws.nl>

@ minvws.nl>
Groningen

vo [
De factuur a.d.h.v. bijgevoegde afspraak gecontroleerd, mijns inziens klopt het op één punt na. Per 1 augustus is er een CAQ
verhoging geweest, maar deze wordt al toegepast in het uurloon van 16 juni t/m 31 juli. Dat lijkt mij dan onterecht?
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!oor!nam IE u!e !!vkbaalhmd en

beoordeling van desinfectantia voor rorgmedewerkers

1 Periode 9 maart tm 15 juni inzet 24 vur per week = 14 weken
2 Periode 16 juni tm 31 juli inzet 16 uur per week = 7 weken
3 Pericde 1 augustus tm 31 december inzet 16 uur per week = 22

(3% CAQ verhoging per 1 avgustus 2020)

aantal weken  aantal per week  totaal gewerkt  Uurloon Totaal

1 14 24 336 65,00 21.840,00
2 7 16 112 67,00 7.504,00
22 16 352 67.00 23.584.00

totaal salarss $2.928,00

Met vriendelijke groet,

FKC

Agentschap CIBG| Uitvoeringsorganisatie van VWS
Hoftoren | Rijnstraat 50 | 2515 XP | Den Haag

Postbus 16114 | 2500 BC | Den Haag

@minvws.nl

http://www.cibg.nl

Verzonden: donderdag 15 april 2021 11:04

Onderwerp: FW: Facturatie UMC Groningen
Urgentie: Hoog

Wil je vaststellen of de bijgaande factuur in lijn is met de bijgevoegde afspraak? Kan ik dat asap krijgen van je?

Met vriendelil'ke iroet|

FKC

Agentschap CIBG | Dienst voor Registers
Hoftoren | Rijnstraat 50 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 16114 | 2500 BC | Den Haag

@minvws.nl

Van: m@_amsterdamumc.nb

Verzonden: donderdag 26 november 2020 14:51
Aan: 5.1.2e {|nk)
CC: 5.1.2e 5.1.2e

Onderwerp: Fwd: Facturatie UMC Groningen

%mij kan jij hier zelf het beste antwoord op geven.
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Hartelijke groet,

|’l Amsterdam UMC

Universitair Medische Centra

Locatie AMC <1 Meibergdreef 9, Postbus 22660, 1100 DD Amsterdam
M: +31 (C

[ 512e | I @ amsterdamume.nl

Begin doorgestuurd bericht:

Van:@lchulpmiddelen.nl>

Onderwerp: Facturatie UMC Groningen
Datum: 26 november 2020 om 12:11:26 CET

Aan: <BEEERNN @ amsterdamumc.ni>, IEERERIIN

< @I|chulpmiddelen.nl>

Tijdens een controle van onze (nog te betalen) contractuele verplichtingen is gebleken dat wij nog geen facturen
ontvangen hebben m.b.t. de bijgevoegde overeenkomst met UMCG.

Kan een van jullie bevestigen of deze dienst wel geleverd is en zo ja, tot wanneer deze dienst geleverd is?
Hebben jullie daarnaast enig idee waarom wij nog geen facturen voor de dienstverlening ontvangen hebben?

In afwachting van.
Alvast bedankt voor de genomen moeite!

Met vriendelijke groet,

Afdeling Finance
Landeliik Consortium Hulpmiddelen
Tel.nr. 06 5.1.28

VUme disclaimer : www.vume.nl/disclaimer
AMC disclaimer : www.ame.nl/disclaimer

De inhoud van dit bericht is vertrouwelijk en alleen bestemd voor de geadresseerde(n). Anderen dan de geadresseerde(n)
mogen geen gebruik maken van dit bericht, het niet openbaar maken of op enige wijze verspreiden of vermenigvuldigen.
Het UMCG kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een incomplete aankomst of vertraging van dit verzonden bericht.

The contents of this message are confidential and only intended for the eyes of the addressee(s). Others than the
addressee(s) are not allowed to use this message. to make it public or to distribute or multiply this message in any way.
The UMCG cannot be held responsible for incomplete reception or delay of this transferred message.



