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From: 5.1.2e )

Sent: Wed 11/18/2020 8:51:27 AM

Subject: FW: Factuur levering Zuid Afrika

Received: Wed 11/18/2020 8:51:27 AM

EW: Factuur levering Zuid Afrika.eml

Dit is Zuid Afrika...

ver:IEEE)SEEN¢ ins i>
Verzonden: vrijdag 14 augustus 2020 13:03

)SEEN© ins o>;IEE)EENo inv.nb
@minvws.nl>

@minvws.nl>

Onderwerp: RE: Factuur levering Zuid Afrika

Het is vol | niet afgehandeld.
Ik heb eR medic gebeld en zlle info die hij heeft is in zijn mail 2a Jk zie bijlage) meegestuurd. Het is een

opdracht vanuit VWS geweest om de materialen naar Zuid-Afrika te sturen hij heeft geen (akkoord) offerte.

Ik heb geprobeerd om contact te krijgen met (Buza) en

LA(VWS/d1Z) buiten verzoek dus

pakken.nog niet verder gekomen. Ook LCH) krijg ik nu niet te

Ik probeer volgende wee nog een keer in de hoop dat zij ons verder kan helpen.

Verzonden: donderdag 13 augustus 2020 17:05

Aan: ) minvws.n>;[EEE minvws. n>;[ECKE

Onderwerp: RE: Factuur levering Zuid Afrika

minvws.nl>

Hi,

Deze order zegt mij helemaal niets. lk dit nu afgehandeld of is er nog niets mee gedaan?

Als dit via VWS moet lopen hebben wij alles nodig voor een normaal inkoopproces:
eo Offerte

e Akkoord offerte

eo Getekende Opdrachtbrief

eo Factuur

e PV voor factuur

Van: )JERE© minvws n>
Verzonden: donderdag 30 juli 2020 17:35

aminvws.n'>; |NEEBCE ois.0 >;

@minvws.nl>

Onderwerp: FW: Factuur levering Zuid Afrika

Beste allen,

Bij deze een aanvulling op de vorige mail mbt levering Zuid-Afrika.

Verzonden: donderdag 30 juli 2020 15:49

Aan: IEEE minvws.nl>; [EEC < minvws.nl>
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Onderwerp: FW: Factuur levering Zuid Afrika

Zojuist ontving ik deze gecorrigeerde factuur voor de levering aan Zuid-Afrika.

Met vriendelijke groet,

Od
v2.1.2

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Parnassusplein 5 | 2511 VX| Den Haag

EEMEE inv.
van: IESE EDM © nedia.com>

Verzonden: donderdag 30 juli 2020 15:11

@medig.com>; radboudume. ni [ERE
@mediq.com>;

Onderwerp: RE: Factuur levering Zuid Afrika

Li fr.)
Geachte heer IRAE beste

Hierbij de juiste factuur met betrekking tot de levering aan Zuid Afrika.

Nogmaals excuses voor het ongemak.

Met vriendelijke groet,

(©)

ST= MEDIQ

ad = |dsBEE @ medig.com | Medig Nederland

Ons bezoekadres is Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern

Please consider the environment before printing this email

Disclaimer This e-mail is meant exclusively for the intended recipient. If you received this e-mail in error, any

use, copying or distribution of this e-mail is strictly prohibited. Please notify the sender of the error by return e-

mail and destroy/delete this e-mail, as well as any attachment. Medig Nederland B.V. is registered in the

chamber of commerce under number 62677926.

Van: 5.1.2e

Verzonden: dinsdag 28 juli 2020 10:39

@medig.com>; radboudume.n |

@medig.com>;

Onderwerp: Factuur levering Zuid Afrika

Urgentie: Hoog

Geachte heer IIENERIN beste INCRENaar aanleiding van de levering aan Zuid Afrika stuur ik u hierbij de factuur inclusief achterliggende informatie.
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Heeft u naar aanleiding hiervan nog vragen of wilt u nog aanvullende informatie, dan hoor ik dat graag van u.

We zien de betaling graag op onze bankrekening verschijnen.

Met vriendelijke groet,

T | MTEEEEE@ medig.com | Medig Nederland

Ons bezoekadres is Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern

Please consider the environment before printing this email

Disclaimer This e-mail is meant exclusively for the intended recipient. If you received this e-mail in error, any

use, copying or distribution of this e-mail is strictly prohibited. Please notify the sender of the error by return e-

mail and destroy/delete this e-mail, as well as any attachment. Mediq Nederland B.V. is registered in the

chamber of commerce under number 62677926.


