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To:

Cc:

From:

Sent: Mon 10/12/2020 7:44:45 PM

Subject: RE: Overzicht benodigd budget voor het LCH

Received: Mon 10/12/2020 7:44:46 PM

walofEKEN

Ja dit loopt.
Ik heb nog uitvraag uitstaan bis [EE om te kijken of zij nog kunnen aanvullen.

WE mij nog begrotingsvragen doorgestuurd waar nog wat aantzallen worden genoemd, waar we wellicht wat mee

unnen doorrekenen.

hebben morgenochtend overleg met FEZ.

Dan zullen we nog wel even bij je terugkomen voor definitief afmaken

Mvg

Van: CRE R IEEE) <BR ELEN (@ minvws.nl>
Verzonden: maandag 12 oktober 2020 21:17

icin;EET)SESEc inves i>Aan:

cc: @ minvws.nl>

Onderwerp: FW: Overzicht benodigd budget voor het LCH

Loopt dit nu? Hebben jullie hier contact over met FEZ? Of moet ik alvast akkoord geven?

@minvws.n
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