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R @medig.com];

@Ichulpmiddelen.nl];

@Ichulpmiddelen.nl]

Mon 10/12/2020 2:45:16 PM
Subject: RE: Order Quidel antigeentesten
Received: Mon 10/12/2020 2:45:16 PM

De vraag is in deze bijzonder omdat van de algemene inkoopvoorwaarden van Mediq is afgeweken. Daarop heeft [ IEEEENN

ositief geadviseerd. Los daarvan geldt hier de gangbare procedure: boven de €5 mIn moet f jij expliciet akkoord
geven. En dat kan met een akkoord als reply op een vraag per mail daartoe. Nu is het wel zaak om de omvang van het bedrag
waarop akkoord wordt gegeven helder is. Zag ik niet in de mails.

@ Mediq: wat is de omvang van het bedrag waarop akkoord wordt gevraagd? Ik begreep 100.000 stuks. In euro’s?

Groet,

Van: JEEEEDl @media.com>

Verzonden: maandag 12 oktober 2020 16:12

@Ichulpmiddelen.nl>
) @minvws.nl>

Onderwerp: RE: Order Quidel antigeentesten

ik wacht nog even op antwoord van VWS / BERREES

Van: m@lchulgmiddelen.nb

Verzonden: maandag 12 oktober 2020 15:53

pmiddelen.n>; EKEDINN <SIEXETNMl@ mediq.com>

@medig.com>
Onderwerp: Re: Order Quidel antigeentesten

Zou je bij akkoord dit zo snel mogelijk kunnen ondertekenen?
De PO moet er vandaag namelijk uit.

Met vriendelijke groet,

Landelijk Consortium Hulpmiddelen

LAB-team nationaal inkopen Corona-crisis




995153
Ez m@lchulgmidde{en.nl

Algemeen: [IIIIEEEZIG chulpmiddelen.nl.

Van: MQlchulgmiddelen.nb

Verzonden: maandag 12 oktober 2020 15:03

Aan; priddelen. nl>; NEKIERINN IEKEM @ media.com>

CC: @medig.com>
Onderwerp: RE: Order Quidel antigeentesten

Hi

Het stapeltje wordt steeds groter; hierbij nog het akkoord op de totale order van 100.000 stuks.

Groet,

Dubbel
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