958193

o IESE @ minvws.ni; I IEETI @ rin vws.oi); INEKECE.
5.1 2e )
Cc: IEEES @minvws.nl]; IEEEDN IEEEDN @ minvws ni]
From: i @diensttesten.nl
Sent: Tue 3/9/2021 4:38:47 PM
Subject: RE: Nieuwe funding van 50min Euro
Received: Tue 3/9/2021 4:38:48 PM
Hi,

Dank jullie wel!
Ik pak het verder op.

Verzonden: dinsdag 9 maart 2021 17:36
Aan: 5.1.2e ) @minvws.nl>; 5.12051.2e Jg&  5.1. @minvws.nl>; @diensttesten.nl
CC: 5.1.2¢ ) @minvws.nl>; 5.1.2e

Onderwerp: RE: Nieuwe funding van 50mln Euro

Hierbij het formulier ondertekend retour. EkWEMheeft getekend.

Groeten,

Directie Bestuurlijke en Politieke Zaken
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag

Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag
M +31 | & IBEM@minvws.nl

Verzonden: dinsdag 9 maart 2021 17:08
aan: IEEN <BEEDM o minvws.ni>
Onderwerp: FW: Nieuwe funding van 50min Euro

Kun j1j vragen of oekenen NU NOG en terugscannen naar het onderstaande mailadres?

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: @& diensttesten.nl ﬂ@diensttesten.m>
Datum: dinsdag 09 mrt. 2021 3:01 PM
Aan:
Kopie:
Onderwerp: RE: Nieuwe funding van 50mln Euro

(@ minvws.nl>

aminvws o>, KT -IEXEXN @ ninvws ol
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Hierbij stuur ik een formulier spoedbetaling ter ondertekening.

Wil je deze aub ondertekenen en naar mij mailen?
Dank je wel!

e )

van: INEEERECN BEKER o invws.oi>

Verzonden: maandag 8 maart 2021 15:36

Aan: gE@diensttesten.nl
cc: ) JIEEESl @ minvws.ni>

Onderwerp: RE: Nieuwe funding van 50mIn Euro

Ik ben akkoord met het verzoek.

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: g&@ diensttesten.nl <ﬁ'“?diensttesten.nl>
Datum: maandag 08 mrt. 2021 3:00 PM

Aan:
Kopie: 1. [@minvws.nl>
Onderwerp: FW: Nieuwe funding van 50mIn Euro

Ben je akkoord met een voorschot betaling van 50 miljoen aan Medig?

Zie e-mail van a.u.b.

Groetjes,

Dienst Testen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Huis ter Heideweg 62 | 3705 LZ Zeist
Parnassusplein 5 | 2511 VX Den Haag

Postbus 20350 | 2500 EJ Den Haag

E minvws.nl
http://www.rijksoverheid.nl

Verzonden: maandag 8 maart 2021 12:39

Aan: n j@diensttesten.nl

Onderwerp: FW: Nieuwe funding van 50mIn Euro
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Van: m@lchulpmiddelen.nb

Verzonden: maandag 8 maart 2021 12:07

Aan: 5.1.2e ) minvws.nl>; ) minvws.nl>
CC: 5.1.2e ) minvws.nl>; @Ichulpmiddelen.nl>

Onderwerp: Nieuwe funding van 50min Euro

Zie onderstaande banksaldo verloop:

Banksaldo do 4/3 EUR 33,6 min
Geplande uitgaven di 9/3 EUR 23,1 min
Verwacht saldo di 9/3 EUR 10,5 min

Debiteurenontvangsten van een enkele dagen buiten beschouwing gelaten.

We komen hiermee dus aanstaande dinsdag al ruim onder de grens van EUR 25 min. Kunnen jullie een aanvraagin gang
zetten voor 50 min Euro?

Alvast dank!

Met Vriendelijke Groet,

5.1.2¢

5.1.2e

—




