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To: 5.1.2¢ ) @minvws.nl]

From: 5.1.2ele 5.1.2e |}

Sent: Tue 11/3/2020 12:47:18 PM

Subject: RE: Tekenen garantieovereenkomst Roche
Received: Tue 11/3/2020 12:47:18 PM

(512

Okeé, laten we het even agenderen voor ons twee wekelijks overleg voor 9 november a.s.

- 5.1.2¢ ES @ minvws.nl>

Verzonden: dinsdag 3 november 2020 13:31
Aan: IAEEERAETY) G @minvws.ni>
Onderwerp: RE: Tekenen garantieovereenkomst Roche

Hallo [EKIEEY

Dank voor het sturen van de mail. Ik was idd nog voornemens om contact met jou op te nemen
buiten verzoek isschien kunnen we begin volgende week contact hebben?
Mvi

ver: INIEIEEIEEY) BB eminws >
Verzonden: dinsdag 3 november 2020 12:27
Aamm) JIEEM e minvws.ni>

Onderwerp: FW: Tekenen garantieovereenkomst Roche

(5120 )

Naar aanleiding van onderstaande correspondentie die ik met heb gevoerd, kom ik graag even met je in contact om te
bezien in welke hoedanigheid CDI invulling kan geven aan deze hulpvraag? Althans als deze nog van toepassing is?

Ik hoor graag van je.

CDI Office | Directie Organisatie, Bedrijfsvoering en Personeel
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Parnassusplein 5 | 2511 XP | Den Haag

Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag

van: [IEEGED) SIS o minvws o>
Verzonden: donderdag 15 oktober 2020 13:44
512¢ 2e 5.1.2e minvws.nl>
5.1.2e ) <>

Onderwerp: RE: Tekenen garantieovereenkomst Roche

Ha [EXEX),

Waar de scheiding m.i. ligt is dat jij niet in de inkoopafhandeling zelf treedt. Dus kan zeker knelpunten signaleren en
deels praktisch oplossen, maar daar waar de oplossing meer overleg en uitzoekwerk vraagt zou dat voor jou zijn. En
samenwerking met [JEXEZN en andere collega’s op deze vragen is natuurlijk nodig.

Een mooi voorbeeld hadden we vanochtend weer rond het bestellen van sneltesten. Dan is de opdracht door [{EZY namens
directie COVID-19 aan LCH gegeven de order te plaatsen, die order blijft eerst om onbekende reden in het financiéle proces van

LCH hangen (iets tussen LCH en Medig?) om vervolgens weer voor zkkoord terug te komen naar VWS en dat dan nogmaals
akkoord wordt gevraagd aan Dat proces gaat nu over teveel schijven en niemand overziet het geheel. Dat is niet

een vraag die we nu aan unnen stellen.
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Groet,

Van: 512 2e 5.1.2e )M@minvws.nb

Verzonden: donderdag 15 oktober 2020 13:26
aan: IEEERED) JESES @ minvws.ni>
Onderwerp: RE: Tekenen garantieovereenkomst Roche

(512

Helder en duidelijk waar de behoefte ligt. Ik zie kansen..

Ik heb nog geen kans gehad om dit te bespreken, maar verwacht snel te kunnen doen.
Enige waar ik voor wil waken, is dat ik niet in het vaarwater van ga zitten.

Kortom kan je even demarcatie geven hoe je haar rol ziet en hoe deze zicht verhoudt tot (en mij)?

Van: 5.1.2¢ e EEES o minvws nl>

Verzonden: woensdag 14 oktober 2020 18:58

Onderwerp: FW: Tekenen garantieovereenkomst Roche

e Y

Dit is zo'n voorbeeld uit de dagelijkse praktijk waar we onevenredig veel tijd mee kwijt en uiteindelijk labcapaciteit verliezen in
de onduidelijkheid in procedures tussen VWS en LCH.

Jouw aanbod om hands-on te adviseren en faciliteren naast zou hier enorm bij helpen omdat jij met jouw kennis,

achtergrond en contacten kan achterhalen wat waar aangepast (in werkwijze danwel AQ) moet worden om dit voor het vervolg
te vereenvoudigen. En wat nodig is om ADR proof te werken. De opdracht waar we het over hadden ter ondersteuning van het
team en het inkoopproces zou kunnen ziin:

Ik heb over ons gesprek verteld en zij is zeer geinteresseerd. Als het vanuit jouw directie ook kan is het handig als jullie
onderling contact hebben/ kennismaken.
Groet,

Verzonden: woensdag 14 oktober 2020 16:28
a 5.1.2e 5.1.2e ) < Dminvws.nl>

5.1.2e @ minvws.nl>; @|chulpmiddelen.nl
Onderwerp: Tekenen garantieovereenkomst Roche

Hoi [EEERN en EXED

Ik vroeg me nog af of het toch mogelijk is de overeenkomst vast te tekenen en dat we later het plafond
garantiebedrag doorgeven ?
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De overeenkomst klopt nl wel. We geven een garantie af voor cavoor de cobas spullen, daarbovenop
voor de magna pure spullen maar de hoogte daarvan is niet helemasl duidelijk omdat dit is gebaseerd op
individuele prijsafspraken met de labs die niet bekend zijn en waarvan we pas volgende week een schatting
kunnen maken. Het risico dat de garantie wordt ingeroepen is zeer laag omdat het wat dat betreft om
bestaande afspraken met de labs gaat die de spullen dringend nodig hebben.

Het risico ivm het niet noemen van een plafond bedrag in de ovk en het inroepen van de garantie wordt zeer
laag ingeschat. Daarbij komt dat we anders in de problemen kunnen komen met het testen, zoals [

hieronder opmerkt.
Is het mogelijk toch vast te tekenen ? Gaat daarover? Dan misschien even aan voorleggen?

Graag zien en ik de overeenkomst ondertekend tegemoet.

Bedankt en groet
Afd WJZ VW

Verzonden met BlackBerry Work(www .blackberry.com)

Van: M@]Chlﬂpmiddelen.lﬂ>

Verzonden: 14 okt. 2020 16:03

A" < IEEE nin s ol it 3120 )y
aminvws . nl>
)" <A @minvws o> [IEEN @lchulpmiddelen nl>

Onderwerp: RE: tekenen garantieovereenkomst Roche

Beste ,

De inhoud van de garantieovereenkomst is vooral om de voorwaarden vast te leggen. Het heeft gevolgen voor het niet kunnen

plaatsen van een order bij Roche.
En dus geen extra voorraad kunnen opbouwen van het meest gebruikte apparaat in Nederland, waarbij allocatie mogelijk toch

terug gaat naar andere landen.

Groet,

Verzonden: woensdag 14 oktober 2020 15:51

@ minvws.nl>
5.1.2e 51.2e

) minvws.nl>

<SRRI @ [ chulpmiddelen.nl>;
Onderwerp: RE: tekenen garantieovereenkomst Roche

Hol IR,

Dank je wel voor de update. Het is dan niet anders, we kunnen natuurlijk niet een garantie zonder plafond afgeven.
Ik weet verder niet wat voor gevolgen dit heeft, laat ik aan beleid over.

Groet,

van: size  size B size (GRS

Verzonden: woensdag 14 oktober 2020 15:46

Aan: 512e  5.1.2e |k minvws.nl>
CC: EAFEN@Ichulpmiddelen.nl’ Ichulpmiddelen.nl>

Onderwerp: tekenen garantieovereenkomst Roche

Hoi XD,
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We hebben nog geen antwoord op de vraag wat het plafond bedrag wordt. Blijkt lastig om uit te zoeken en
IEEREZE Sl Wordt misschien pas volgende week. Ondertussen lopen we wel vast met het uitvoeren van orders.

We houden je op de hoogte, wordt vervolgd...

Groet

Verzonden: dinsdag 13 oktober 2020 17:15
) SEEEDIl @ minvws.ni>

CC: BRI @ Ichulpmiddelen.nl' <cBFS@|chulpmiddelen.nl>
Onderwerp: RE: tekenen garantieovereenkomst Roche

Hoi KR,

Als je de overeenkomst gaat aanpassen dan graag in de bijgevoegde versie, daarin heb ik de ondertekenaar aangepast.

Groet,

Van: 5.1.2 2 HEEE G minvws.nl>

Verzonden: dinsdag 13 oktober 2020 17:10

Aan: 512 S512e|f 512 [oliaaions
CcC: e <RLEE @ | chulpmiddelen.nl>

Onderwerp: tekenen garantieovereenkomst Roche

Hoi S

Ik heb het bij nagevraagd. Inderdaad is er een eerdere garantie maar die vervalt als deze garantie in gaat.
rekent nog na wat het bedrag van deze nieuwe garantie is. Ik zet haar daarvoor even in de cc.
@ IEEEEI: wat is het plafondbedrag van de nieuwe garantie ?

NB Als dat plafond in de overeenkomst moet worden genoemd, zal ik de overeenkomst daarop nog even aanpassen.

Groet



