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To: ik ik i s
Cc: | 5.1 nil. | 1. ) IR @minvws.nl]; IESECNNN
i : 1 il @minvws.nl]

From:; )

Sent: Thur 12/23/2021 8:41:50 PM

Subject: RE: Mediq, PCR

Received: Thur 12/23/2021 8:41:50 PM

Hallo,

heeft wel een punt.

De ontvangst van 23 min. wordt vooralsnog volledig als ontvangst GMT geboekt.

De afwikkeling van de voorschotten 2020 kan pas geschieden na controle door EY van de financiéle verantwoording LCH Medig
2020; deze afronding geschiedt op zijn vroegst in de 2% helft van januari 2022.

De afwikkeling van de voorschotten 2021 kan pas geschieden na controle door de ADR van de eindafrekening LCH Mediq — VWS
per 30-11-2021. Deze controle zou in principe uiterlijk 31 januari 2022 gereed moeten zijn maar zal waarschijnlijk uitlopen.

De ADR is op de hoogte van de ontwikkelingen op dit dossier.

Voor het jaarverslag VWS 2021 kan de ADR wel opmerken dat de vertraging van de controle door EY ten dele VWS verwijtbaar is
(VWS heeft de managementtoelichting bij de financiéle verantwoording in december 2021 opgeleverd; ook de bevestiging van
VWS m.b.t. de aangekochte voorraden 2020 is pas in december 2021 verstrekt). Anderzijds heeft EY t/m september 2021 het
standpunt ingenomen dat zij alleen een controleverklaring de financiéle verantwoording LCH Medig 2020 konden verstrekken na
afronden van het Deloitte onderzoek naar de LCH inkopen.

Met vriendelijke groet,

Financieel-Economische Zaken / Afdeling Budgettaire Zaken
5.1.2e

Van: 5.1.2e )@minvws.nl>
Verzonden: donderdag 23 december 2021 12:22
) SEEE e minvws.nt; IEI) EEN o s> I

@minvws.nl>

cc: ) < e minvws.n>; ) EEEDIN o minvws.nl>

Onderwerp: RE: Mediq, PCR

Ha,

Maar dat is toch raar: hoe hebben ze dat dan kunnen betalen als ze dit nooit begroot hadden? Dan waren ze met deze bedragen
allang in de problemen gekomen met de budgetbewaking toch?

Volgens mij, maar was lang voor mijn tijd, is er geld geregeld bij ISB4 2020. Dit bedrag is namelijk volgens de coronatabel van
meboekt op 4069, de Dienst Testen dus. Alleen uiteindelijk is dat op een grote hoop bij elkaar geveegd, deze 652

miljoen plus later nog 2,3 miljard.

Additionele voorziening van persoonlijke en medische
beschermingsmiddelen

Het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) ontvangt in 2021 additionele
bevoorschotting vanuit VWS om voldoende (snel)testen aan te schaffen en te
distribueren. Het betreft voor 2021 een bedrag van € 652 miljoen voor (snel)testen.
Deze raming is gebaseerd op bestellingen voor de periode tot en met juni 2021.

Groet
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Van: ) m@minvws.nb

Verzonden: donderdag 23 december 2021 11:48
minvws.nl>;

minvws.nl>;

Onderwerp: FW: Mediq, PCR

De meevaller Mediq is begrotingstechnisch dus nog geen meevaller... Er was nooit budget voor gereserveerd stelt DT. Wel
voorgeschoten. Dat is dan toch een flinke onrechtmatigheid?

Verzonden: donderdag 23 december 2021 11:19
Aan:

B T

minvws.nl>; 2 minvws.nl>
Onderwerp: Mediqg, PCR

Hoi,
Toch nog even een update. 2 risico’s die ik graag voorleg.

PCR

Vandaag wordt besloten of de definitieve gunning wordt uitgesteld naar eind januari.

Dan zou voor 4mnd gegund worden.

Ik zie hierin 1 risico: We moeten voor 4 feb gunnen, maar voor 4mnd hebben we dan te weinig verplichtingenruimte. Er is dan
immers geen overlap met de verplichtingenruimte die we hebben voor huidige contracten (180K) in januari.

Daarnaast hebben we natuurlijk nog de extra capaciteit waar we voor 4feb wat voor moeten regelen.
Kan dit gezamenlijk in een extra ISB nog voor 4 feb?

Mediq

Wij hebben ruim 509 miljoen aan Mediq voorgeschoten (en GMT 1mld). Hiervan komt hooguit 23min terug.

In begroting stond Mediq post op PM. Er was dus nog geen budget opgenomen.

Met de afrekening, moet dit voarschot overgeboekt worden naar betalingen.

Dus moet nog budget voor komen.

De afrekening Medig moet nog gecontroleerd worden door externen etc. Mijn inschatting is dus dat we 4 februari op tijd zijn.

Zien jullie dit ook zo?

Groet,

Dienst Testen
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