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To: 5.1.2e [EAE @minvws.nl]
From: 5.1.2e

Sent: Wed 1/4/2023 9:43:31 AM

Subject: RE: Eindrekening afrekening LCH-Mediq

Received: Wed 1/4/2023 9:43:31 AM

lk zie dat de afspraakvia het secretariaat van de ADR is gepland en het lijkt me ook logisch dat zij dit plannen. Ik verwacht dat ze tot

een conclusie zijn gekomen en dat willen toelichten.

Voor overleg lijkt me ook verstandig, al is het maar om onze klokken even gelijk te zetten, aanwezigheid van BER is cruciaal, hij is

inhoudelijk echt de enige die de details kent. Nu verwacht ik overigens niet dat het over details zal gaan gezien de genodigden. Dit

is één van de Covid dossiers waar de ADR super voorzichtig opereert. Hier speelt ook mee, wanneerje verklaarje iets 100%

onzeker.

Van:(SECKEIEET inv. i>
Verzonden: woensdag 4 januari 2023 10:31

Aan:[IEE EE ominvws.nl>
Onderwerp: RE: Eindrekening afrekening LCH-Mediqg

Dank

Weet jij toevallig op wiens verzoek deze afspraak is ingeschoten? Van ons of van ADR?

En is het zinvol om vooraf even intern DFEZ een vooroverleg te plannen om te bespreken wat ons standpunt is en wat we hieruit

willen halen? Dan kan dat misschien maandagochtend nog een half uurtje

Verzonden: woensdag 4 januari 2023 10:27

Aan: ori i>
EEN

is. IEE
minvws.nl>; ails @minvws.nl>

@minvws.nl>

Onderwerp: RE: Eindrekening afrekening LCH-Mediqg

Dit overleg gaat over de eindafrekening van LCH-Mediq. Dit bestaat uit twee delen:

1. Afrekening 2020, omvang 1,25 miljard

Hiervoor is door Ernst & Young een controleverklaring afgegeven. Op basis van deze verklaring is het voorschot door ons

vastgesteld. De ADR is van zins de gehele afrekening onzeker te verklaren. Zie hiervoor de bijlage ‘afwikkeling 1,25 miljard

voorschot 2020 Mediq'.

2. Afrekening 2021, omvang 250 miljoen

Hiervoor wordt door de ADR een controle uitgevoerd. Deze controle is niet in 2022 afgerond terwijl wij de afronding wel in

2022 willen verwerken. Zie ook bijlage ‘stand van zaken ADR controle eindafrekening LCH Mediq" JEEEZheeft dit al eerder

met EEE «sr roken en van de toezegging gekregen dat afronding in boekjaar nog altijd zal lukken.

Ik ga er vanuit dat het overleg met name over het tweede deel gaat, al kan je beide niet helemaal los van elkaar zien. Vanuit ons is

Srot in detail bekend met dit onderwerp ERFEER 5.1.2e maar maandag wel aanwezig bij dit overleg. Mij is niet

bekend of de ADR voorafgaand nog met informatie komt.

Groeten,

Verzonden: woensdag 4 januari 2023 09:06

) IEEE eri: [EI
@minvws.nl>
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Onderwerp: RE: Eindrekening afrekening LCH-Medig

Maandag staat deze afspraak in mijn agenda. Weet iemand de context en doel van dit gesprek en bereid iemand dit voor?

Groet

---—-Oorspronkelijke afspraak-----

Van: 5.1.2e

Verzonden: vrijdag 16 december 2022 11:55

minfin.nl>

5.1.2e 5.1.2e

cc:

Onderwerp: FW: Eindrekening afrekening LCH-Medig

Tijd: maandag 9 januari 2023 15:00-16:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen.

Locatie: VWS, A-1724

Would somebody join me?

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Datum: donderdag 15 dec. 2022 10:51 AM

: minfin.nl>, | EE

( @minvws.nl>

Onderwerp: Eindrekening afrekening LCH-Mediq

Afspraak gemaakt in overleg met EN tel. JEE
Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Ministerie van Financién

Account ADR/VOS (VWS, OCW & SZW)

Locatie: Ministerie van OCW

Bezoekadres: Rijnstraat 50, 2515 XP Den Haag, kamer

Tel. 0

Email: minfin.nl
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