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B @medig.com]; %hcom@mediq.com
Cc: . @minvws.nl]; IR @minvws.nl];
(]

From:; )

Sent: Fri 12/24/2021 10:00:58 AM

Subject: RE: LCH Financiéle Verantwoording 30-11-2021 (dd. 24-12-2021)

Received: Fri 12/24/2021 10:00:59 AM

2021-11 LCH A.2 Model financiele verantwoording LCH Mediq afrekening 24december 2021 qetekenm
Overeenkomst Eindafrekening LCH 23122021 geteken df

Bijgaand ondertekende stukken retour.

In het bestand 2021-11 LCH is op pagina 3 de plek van de paraaf LCH omgewisseld met die van VWS. U heeft hierdoor
geparafeerd in het vakje VWS, daarom de paraaf vanﬁn het vakje van Medig geplaatst. Op de overige pagina’s staat alles
op de juiste plek.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 51.2e

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijin en Sport |

Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haaqg | Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag |
*
(Dm

= minvws.nl | www.rijksoverheid.nl |

Bezoekers aan de gebouwen van de Rijksoverheid dienen zich te legitimeren dmv een geldig identiteitsbewijs
Voor bezoek aan de Algemene Leiding is een speciale balie bij de receptie op de begane grond

In het kader van het flexwerken, werk ik ook wel eens buiten reguliere kantoortijden en kunt u op die tijdstippen een mail van mij ontvangen. Voel u niet
geroepen deze direct te beantwocrden. Ik ontvang uw reactie graag op een later voor u passend moment.

van: ICEECN) <BCEEDN @ minvws.nl>

Verzonden: vrijdag 24 december 2021 09:51

@minvws.nl>

@minvws.nl>; NESEDNINN) BEXERM @ minvws.ni>

Onderwerp: FW: LCH Financiéle Verantwoording 30-11-2021 (dd. 24-12-2021)
Ho
Kan jij zorgen voor mijn digitale handtekening en dat deze versie weer naar iedereen gestuurd wordt?
Vriendelijke groet

Verzonden: vrijdag 24 december 2021 09:03

minvws.nl>
Onderwerp: RE: LCH Financiéle Verantwoording 30-11-2021 (dd. 24-12-2021)

Hierbij de door Mediq ondertekende eindafrekeningsdocumenten. Afspraak was dat we op 24/12 dit geakkoordeerd zouden
hebben.

Ik ben van plan de overboekingen vandaag te laten doen. Kun je de 2 documenten tekenen en retourneren?
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s volledig involved, bel hem gerust.

Toch wel een “milestone”moment! We hebben VWS naar eer en geweten geholpen sinds maart 2020.
Dank voor de samenwerking.

Met groet

From: [IIEKECHN JEXERMl @ media.com>

Sent: donderdag 23 december 2021 21:28

minvws.nl>
@medig.com>;

Subject: LCH Financiéle Verantwoording 30-11-2021 (dd. 24-12-2021)

Zoals je weet is in de overeenkomst tussen Mediq en VWS opgenomen dat de voorlopige Eindafrekening wordt vastgesteld op 23-
12-2021.

Attached vind je de onderbouwing, welke we eerder vanavond hebben doorgenomen, met vanuit VWS o.a.

Eerder vanavond hebben we de financiele verantwoording gezamenlijk doorgenomen, met vanuit VWS o.a
Morgenochtend zullen



