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IR @minvwsoil; IS BEXE @ minvws i IR

@dminvws.nl]
Cc: @minvws.nl]
From:; )
Sent: Mon 9/13/2021 3:32:59 PM
Subject: FW: Korte termijn Funding LCH inzake voldoen van de verplichtingen BD
Received: Mon 9/13/2021 3:33:00 PM
LCH2020-0296.eml

Beste collega’s van dienst testen,

Kunnen jullie met spoed uitzoeken hoe dit zit en zo nodig het bedrag bevoorschotten. Dit betreft dienst testen en niet directie
GMT. Ik ga ervanuit dat voor deze verplichting dekking aanwezig is, omdat deze anders niet kan zijn aangegaan.

Met vriendelijke groet,
5.1.2e

Van: @Ichulpmiddelen.nl>

Verzonden: maandag 13 september 2021 16:57

Aan: [INEXETNNN) BEEEDN @ minvws.n!>; NS <IN o minvws.nl>

Onderwerp: Korte termijn Funding LCH inzake voldoen van de verplichtingen BD

Hoi 5.1.2e

het begint nu wel te dringen en wij hebben onvoldoende kas om deze factuur te voldoen.
Kunnen jullie zorgen dat eind deze week de benodigde funding wordt overgemaakt van VWS?
Dan kunnen wij deze voor dienst testen afwikkelen en de leverancier gerust stellen.

Met Vriendelijke Groet,

5.1.2e
5.1.2e

Mobiel: 06

Van: <@Ichulpmiddelen.nl>

Verzonden: maandag 13 september 2021 14:52
Aan: m@lchulpmiddelen.nb
onderwerp: FW: DRINGEND JEEEEIIE: URO - 210046854

Hoi INEXECNN

Ik heb vanmiddag gesproken met Dienst Testen over de openstaande factuur van BD. Dienst Testen gaf aan dat zij
hebben vastgesteld dat alle goederen ten aanzien van deze factuur zijn ontvangen bij DHL. Enige waar nu nog aan wordt
gewerkt is het juist registreren van de ontvangst in Wolf. Leverancier heeft dus haar prestaties geleverd en recht op de
betaling van haar factuur. Zie ook onderstaande mail van BD hierover en bijgaand bericht van Dienst Testen.

Kun je aangeven wanneer we funding vanuit VWS kunnen verwachten zodat wij z.s.m. de openstaande factuur kunnen
betalen en daarmee aan onze verplichting zullen voldoen?

Hartelijke groet,

5.1.2e
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Bureau LCH

ICH
=
Landelijk Consortium Hulprmiddelen

E SR @ [chulpmiddelen.nl
T +31(0)6 5.1.2¢

Verzonden: maandai 13 seitember 2021 10:44

@ minvws.nl>
Onderwerp: RE: DRINGEND - 17,5 MILJIOEN EURO - 210046854

Goedemorge

hartelijk bedankt voor uw snelle reactie. Gelieve zo snel mogelijk de betalingsdatum aan mij te sturen.
Deze factuur is 46 dagen vervallen!
Deze maand sluiten wij het fiscale jaar af, daarom is het dringend voor ons. Het gaat toch om 17,5 miljoen euro.

Alvast bedankt voor uw begrip.
Met vriendelijke groeten,

& BD

5.1.2e

BDX Corporate/Shared Services

CareFusion has joined BD
Learn more about BD.
bd.com

Sent: Monday, September 13, 2021 10:31 AM
@bd.com>
@ minvws.nl> 5.1.5 < 5.1.2e @lchulpmiddelen.nl>| 5.1.2e

MQ minvws.nl>

Subject: RE: DRINGEND - 17,5 MILJOEN EURO - 210046854

EXTERNAL EMAIL - Use caution opening attachments and links.

Goedemorgen BT

Er zijn leveringen verkeerd ingeboekt, waardoor onze administratie niet klopt. Wij hebben het probleem gevonden en proberen dit
recht te trekken, zodat wij de factuur zo snel mogelijk kunnen betalen.

Ik hoop zo voldoende geinformeerd te hebben.
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Met vriendelijke groet,

Dienst Testen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Huis ter Heideweg 62 | 3705 LZ Zeist
Parnassusplein 5 | 2511 VX Den Haag

Postbus 20350 | 2500 E] | Den Haag

Van bd.com>
Verzonden: maandag 13 september 2021 10:17

Aan: minvws.nl>; Ichulpmiddelen.nl>
MQ minvws.nl>; minvws.nl>

Onderwerp: RE: DRINGEND - 17,5 MILIOEN EURO - 210046854
Urgentie: Hoog

Beste EREL

tot nu toe hebben wij geen betaling van u mogen ontvangen.
Hebt u een update voor mij?

Alvast bedankt.

Met vriendelijke groeten,

BD

BDX Corporate/Shared Services

CareFusion has joined BD
Learn more about BD.
bd.com

Sent: Monday, August 30, 2021 1:25 PM

To @bd.com>; @Ich ulpmiddelen.nl>;

minvws.nl>; 2minvws.nl>
Subject: RE: DRINGEND - 17,5 MILIOEN EURO - 210046854
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EXTERNAL EMAIL - Use caution opening attachments and links.
Beste- A F]

De factuur staat momenteel op hold, omdat volgens onze registratie niet alles geleverd zou zijn.

Momenteel wordt dit uitgezocht en zullen mijn collega’s op korte termijn hierop terugkomen.

Dienst Testen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Huis ter Heideweg 62 | 3705 LZ Zeist
Parnassusplein 5 | 2511 VX Den Haag

Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag

E

minvws.nl

http://www.rijksoverheid.nl

Van: bd.com>
Verzonden: vrijdag 27 augustus 2021 14:42

IR s12e B si2e [GIUDWRNS 515 | Ichulpmiddelen.nl>

Onderwerp: RE: DRINGEND - 17,5 MILIOEN EURO - 210046854
Urgentie: Hoog

1002108217-MEDIQ NEDERLAND BV-LC2720
Geachte Klant,

tot nu toe hebben wij geen antwoord / betaling van u mogen ontvangen.
Graag zien wij uw spoedige reactie tegemoet.

Met vriendelijke groeten,

CareFusion has joined BD
Learn more about BD.
bd.com

From 5.1.2¢
Sent: Thursday, August 26, 2021 8:36 AM

TO:M Ichulpmiddelen.nl>

Subject: FW: factuur - 17,5 M - 210046854, dispute # D137084 - 1002108217-MEDIQ NEDERLAND BV-LC2720
Importance: High
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Geachte Klant,

i.v.m. onderstaande communicatie wil ik u vriendelijk doch dringend vragen om factuur 210046854 te betalen. Deze factuur is bijna
1 maand vervallen (28 dagen!).

Graag de betalingsdatum van deze factuur aangeven.

In afwachting van uw spoedige reactie, verblijf ik,

Met vriendelijke groeten,

& BD

5.1.2e

BDX Corporate/Shared Services
email:

CareFusion has joined BD
Learn more about BD.

bd.com

Sent: Thursday, August 26, 2021 7:59 AM

Subject: RE: factuur - 17,5 M - 210046854, dispute # D137084 - 1002108217-MEDIQ NEDERLAND BV-LC2720
Importance: High

We hebben deze specifieke factuur even verder onderzocht.
Ik heb de factuur in kwestie nogmaals toegevoegd in bijlage: 210046854.
Deze heeft een totaalwaarde van 17.5M euro.
Betalingsvoorwaarden Bedrag excl. BTW BTW % BTW Bedrag incl. BTW
¥
Special terms of payment Net aqurH 0350, 00 VAT % VAT 0,00 Amwr.l,%‘& gg:&l?ﬁ%

Open account

Vervaldag Totaal excl. BTW Totaal BTW Netto totaal
Due date Total net amount Total VAT Amount 1o be paia  EUR
29/07/21 17500350,00 0,00 17500350, 00

Deze factuur gaat over de laatste levering van de eerste Veritor tender:

Uw referentie - Your reference

LCH2020-0296-09 14/06/21

Deze levering staat ook aangegeven op de door LCH ondertekende official PO voor de tender: LCH 296 in bijlage.

LCH2020-0296-09 7ac. BD Veritor System for Rapid Detection ¢ 33.334 14-jur
De officieel ondertekende order voor deze tender waar deze factuur nog deel van uitmaakt:
¢ Er staat op deze order geen vermelding van ‘Dienst Testen’ als factuuradres.
* Het fysieke factuuradres in de rechterbovenhoek matcht perfect met het adres op deze factuur.
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Facturatie - Invoice

MEDIQ NEDERLAND BV
ACTING AS PART OF LCH

RIJNZATHE 10
3454 PV UTRECHT

NEDERLAND
515
(@)

Gt sind

qP MEDIQ
Mediq Nederland B.V.
Acting as part of: the Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH)
Rijnzathe 10
3454 PV Utrecht
The Netherlands

Invoice address: ichulpmiddelen.nl
VAT number:

KVK: 62677926

Dus voor ons kan deze factuur 210046854 voor betaling worden voldaan. Een BD PDF-factuur bevat namelijk nooit een e-mailadres
als deel van de vormvereisten.

De enige mogelijke fout zou zijn dat deze op 14/06 naar het verkeerde mailadres zou zijn verstuurd.

Dit is bij deze rechtgezet (Accountspayable staat eveneens in ‘TO’ van deze e-mail).

Met vriendelijke groet,

& BD

!ustomer !are

IEEEDN @ bd.com

Erembodegem-Dorp 86
9320 Erembodegem

From minvws.nl>

Sent: Tuesday, August 17, 2021 5:46 PM
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Subject: RE: factuur

EXTERNAIL EMAIL - Use caution opening attachments and links.

De factuur is gericht aan Mediq, terwijl dit Dienst Testen moet zijn.

Heb dit ook al meerdere keren aangegeven aan jou en Graag dus naar het juiste adres sturen.

Dienst Testen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Huis ter Heideweg 62 | 3705 LZ Zeist
Parnassusplein 5 | 2511 VX Den Haag
Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag

http://www.rijksoverheid.nl

van: IERENN MR o bo.com>

Verzonden: dinsdag 17 augustus 2021 14:37
Aan:< lcdk.nl>
Onderwerp: factuur

Beste SR

Alles goed met jouw?

Ik krijg vanuit onze Finance afdeling de vraag wanneer deze factuur wordt betaald?
Heb jij daar zicht op!

Of mij kan helpen?

Thanks Groeten

& BD

BD Integrated Diagnostic Solutions

bd.com

Office +32

mob: +31. IEEEDN

In verband met de regels voor GDPR/AVG
(General Data Protection Regulation/ Algemene Verordening Gegevensbescherming)
Vragen wij u uw voorkeuren te laat weten door ze hier bij te werken.
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Becton Dickinson B.V.

Postbus 2130, 4800 CC Breda

Nederland

KvK-nummer 28065261 — BTW NL 001126751801
This message (which includes any attachments) Is intended only for the designated recipient(s). It may contain confidential or proprietary information and
may be subject to legal privilege or other confidentiality protections. If you are not a designated recipient, you may not review, use, copy or distribute this
message. If you received this communication in error, please notify the sender by reply e-mail and delete this message. Thank You!

Becton Dickinson Benelux N.V.

Erembodegem-Dorp 86

B-9320 Erembodegem

BTW BE 0400.292.967 - RPR Dendermonde
This message (which includes any attachments) is intended only for the designated recipient(s). It may contain confidential or proprietary information and
may be subject to legal privilege or other confidentiality protections. If you are not a designated recipient, you may not review, use, copy or distribute this
message. If you received this communication in error, please notify the sender by reply e-mail and delete this message. Thank You!
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IMPORTANT MESSAGE FOR RECIPIENTS INTHE U.S A

This message may constitute an advertisement of a BD group's products or services or a solicitation of interest in them. If
this is such a message and you would like to opt out of receiving future advertisements or solicitations from this BD
group, please forward this e-mail to m [BD.v1.0]
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This message (which includes any attachments) is intended only for the designated recipient(s). It may contain confidential
or proprietary mformation and may be subject to the attorney-client privilege or other confidentiality protections. If you
are not a designated recipient, you may not review, use, copy or distribute this message. If you received this in error,
please notify the sender by reply e-mail and delete this message. Thank you.

sfe sfe e sfe sfe e sfe sie she sfe sie sfe e sfe sfe o e sfe e e sfe e sie ste sle sfe e sle sle e sle sle ofe sle sfe sfe ve sl she e ste she e e sle ofe oo sle sl oo sfe sle sfe e sle sfe e sie sle e sle sle sl sie e sk

Corporate Headquarters Mailing Address: BD (Becton, Dickinson and Company) 1 Becton Drive Franklin Lakes, NJ
07417 U.S.A.

This message (which includes any attachments) is intended only for the designated recipient(s). It may contain confidential or proprietary information and
may be subject to legal privilege or other confidentiality protections. If you are not a designated recipient, you may not review, use, copy or distribute this
message. If you received this commmunication in error, please notify the sender by reply e mail and delete this message. Thank You!

This message (which includes any attachments) is intended only for the designated recipient(s). It may contain confidential or proprietary information and
may be subject to legal privilege or other confidentiality protections. If you are not a designated recipient, you may not review, use, copy or distribute this
message. If you received this communication in error, please notify the sender by reply e mail and delete this message. Thank You!

This message (which includes any attachments) is intended only for the designated recipient(s). It may contain confidential or proprietary information and
may be subject to legal privilege or other confidentiality protections. If you are not a designated recipient, you may not review, use, copy or distribute this
message. If you received this communication in error, please notify the sender by reply e mail and delete this message. Thank You!




