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@minvws.nl]

To:
| 512s |
Cc:
From:;

)
Sent: Tue 12/21/2021 2:31:31 PM
Subject: RE: opdracht CIBG zuurstofconcentratoren

Received: Tue 12/21/2021 2:31:
2021 12 20 Prijsvoorstel Philips Everflo get 21 1221 pdf

Offerte Philips - Zuurstofconcentratoren 22021 et 0211221 .pdf

IR

Bijgaand beide stukken ondertekend retour.

Met vriendelijke groet,

512e 512e

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport |

Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag | Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag |
= IEEMomin . rheid.nl |

Bezoekers aan de gebouwen van de Rijksoverheid dienen zich te legitimeren dmv een geldig identiteitsbewijs
Voor bezoek aan de Algemene Leiding is een speciale balie bij de receptie op de begane grond

In het kader van het flexwerken, werk ik ook wel eens buiten reguliere kantoortijden en kunt u op die tijdstippen een mail van mij ontvangen. Voel u niet
geroepen deze direct te beantwocrden. Ik ontvang uw reactie graag op een later voor u passend moment.

Van: . ) <@ minvws.nl>
Verzonden: dinsdag 21 december 2021 15:16
an: [T ) SR erinvws ;I

@minvws.nl>
Onderwerp: RE: opdracht CIBG zuurstofconcentratoren

Ik ben akkoord.
an jij voor een digitale handteking zorgen

Vriendelijke groet

5.1.2e

Verzonden: dinsdag 21 december 2021 15:14

Aan: 5.1.2e ) < @ minvws.nl>;
(5129 4 5.1.2e a minvws,n[>;

Onderwerp: RE: opdracht CIBG zuurstofconcentratoren

Verzoek is om bijgaande offertes voor de zuurstofconcentratoren te tekenen en aan mij te retourneren.

) SR e minvws.ni>; TN

@minvws.nl>

Eén offerte van Philips (800 stuks, € 326.664,80 ex B 2én offerte van Westfalen (500 stuks, 205K ex BTW).
Tezamen incl. BTW kom je uit op aanschafbedrag dat noemt: € 643.315.

Facturen lopen via CIBG.

Juristen CIBG en WJZ zijn akkoord met tekenen offerte.

Dank en groeten,
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Agentschap CIBG | Uitvoeringsorganisatie van VWS
Rijnstraat 50 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 16114 | 2500 BC | Den Haag

06
s.nl

www.cibg.nl
www. |chulpmiddelen.nl

van: I BEXE o minvws.ni>

Verzonden: dinsdag 21 december 2021 15:04

) SR @ minvws.1>; IEEE

@ minvws.nl>
Onderwerp: RE: opdracht CIBG zuurstofconcentratoren

Ik teken bij afwezigheid van algemeen directeur CIBG.

Met vriendelijke groet,

Agentschap CIBG | Uitvoeringsorganisatie van VWS
Rijnstraat 50 | 2515 XP Den Haag
Postbus 16114 | 2500 BC | Den Haag

* oo EEENN

Datum: dmsdag 21 dec. 2021 3:00 PM

@MIinvws. 111> (mevws 111> .
(@minvws.nl>, (@minvws.nl>

Onderwerp: RE: opdracht CIBG zuurstofconcentratoren
Dag allen,

Ik heb bevestiging nodig van een tekeningsbevoegde van het CIBG;
dat het CIBG akkoord is met een opdrachtverlening en bevoorschotting van € 660.000,- (voor de betaling van de
zuurstofconcentratoren voor een bedrag van € 643.316,83, een betaling van de vrachtkosten pm geraamd op € 16.683,17)

Gaarne per omgaande via de mail. Dan zet ik de opdrachtverlening in gang en staat de bevoorschotting op de betaaltape van
donderdag.

van: INEECKECNN) <BECEETN o invvs.ni>

Verzonden: dinsdag 21 december 2021 14:42

Aan: INEEECNN BEEDN o v > ICE BEEED o i< > IEEEEDE
() EEEET @ minvws.n|>; IEETN) S o minvws.ni>
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Onderwerp: RE: opdracht CIBG zuurstofconcentratoren

Als jullie vanuit CIBG het contract onder mijn neus kunnen leggen en ik heb mandaat dan teken ik meteen.

van: INECEE) R o minvws o>

Verzonden: dinsdag 21 december 2021 14:40

minvws.nl>; ) < minvws.nl>; .
) minvws.nl>

Onderwerp: RE: opdracht CIBG zuurstofconcentratoren

Hi!

W1 doen alles, behalve het contract tekenen, dat doet GMT( of def#E8. Net zoals met productieNL. Uiteraard betalen wij
facturen. doen het beheer enzovoort.

GMT zorgt ervoor dat we daar de middelen voor krijgen.
umen jullie zo verder

Gr

Sent with BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

rons: IR - IEEEI v vs.>

Date: Tuesday, 21 Dec 2021. 2:30 PM

Subject: FW: opdracht CIBG zuurstofconcentratoren

Volgens mij zouden we het doen zoaleschrijﬂ:. We moeten snel handelen..

van: INEEEEECNINN EEEM o minvws.n)>

Verzonden: dinsdag 21 december 2021 14:19
Aan:
CE:
Onderwerp: opdracht CIBG zuurstofconcentratoren

o= N

Er is verwarring in de afstemming van de opdracht aan het CIBG voor de zuurstof concentratoren.

Volgensﬂgaat VWS de opdracht verlenen en de facturen betalen en doet CIBG de ontvangst en uitgifte van de
zuurstofconcentratoren.

Volgens mij zou het anders moeten zijn:

Bij voorkeur doet CIBG de inkoop van de zuurstofconcentratoren en de volledige afhandeling. Als wij facturen krijgen moeten wij
bij het CIBG alle bonnen gaan inzamelen dat lijkt niet handig, omdat wij de capaciteit voor een goede monitoring niet hebben.

Als CIBG niet de inkoop wil doen, dan lijkt mij dat op de overeenkomst ten minste een CIBG inkoopnummer moet staan, zodat
de facturen stroom via het CIBG verloopt.

Handelswijze is dan dat wij in beide gevallen (inkoop door CIBG of inkoopnummer CIBG) het CIBG een opdracht verstrekken
voor het afhandelen van deze inkoop met een daarbij behorende vergoeding van de inkoopprijs van de zuurstofconcentratoren
en de vrachtkosten.
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Om deze opdracht rechtmatig te verstrekken is het nodig dat een tekenbevoegde bij het CIBG (waarschijnlijk
instemt met het accepteren van de opdracht op deze voorwaarden.

Als de betaling van de facturen via GMT loopt is de dekking die ik via Financién heb geregeld weg en moet ik in 2022 achteraf
weer en dan onrechtmatig budget regelen.

Gaarne de volgende acties:

Afstemmen met buro CIB i factuur betaling via CIBG loopt;

Een instemmingsmail van f een andere bevoegde regelen voor deze handelswijze omdat anders de
(onderhandse) opdrachtverlening als onrechtmatig wordt gezien.

Groet,



