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@minvws.nl];
Ichulpmiddelen.nl];

@amsterdamumc.nl];
@zilverenkruis.nl];

Sent: Sat 4/25/2020 3:22:38 PM

Subject: Re: ToDent - Pl JEAN handhschoenen

Received: Sat 4/25/2020 3:22:53 PM

Bedankt voor jullie snelle reacties. We gaan het met de leverancier oppakken!

Goed weekend nog.

Met vriendelijke groet, Best regards,

Trading Team

Landelijk Consortium Hulpmiddelen

schreef op 2020-04-25 17:08:

5.1.2¢e

Akkoord.

5.1.2e

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van: < 5.1.2e @amsterdamumc .nl>>

Datum: zaterdag 25 apr. 2020 3:46 PM

Ran: 1: 5.1.2e

Kopie: 5.1.2e @
i

3 ,

_

3 I Gmediqg.com

@lchulpmiddelen.nl

Re: ToDent - PIOnderwerp:

Ja. Totaal 100% is 21,384,000.00 dollar

Aanbetaling is 50% hiervan.

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 25 apr. 2020 ‘om 15:07 heeft Eminbzk.nl> het volgende geschreven:

Is de 50% in totaal 10 mln?

5.1.2e

Verzonden met BlackBerry Work
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van: < 5.1.28 @ 5.1.28 @amsterdamumc.nl>>

Datum: =zaterdag 25 apr. 2020 2:50 PM

eninbzk.nl>>, INCE)

@lchulpmiddelen.nl>>,

5.1.2e 5.1.2e @mediq.com>>,
5.1.2e 512e [g @lchulpmiddelen.nl>>,
51.28 size énediq. com>>,

CRAWLS) <| RPL @amsterdamumc.nl>>,
512e @lchulpmiddelen.nl iy @lchulpmiddelen.nl>>, ERPEY,

5.1.2e 5.1.2e d Rzilverenkruis.nl>>,
5.1.2e

5.1.2e @lchulpmiddelen.nl>>

Onderwerp: Fwd: ToDent - PI handhschoenen

Beste

Zie bijgevoegde order.

Het betreft een order van ruim 20 mln dollar voor handschoenen.

De prijs is zeer okay [EHNAIe

We hebben ze ook hard nodig.

Complicerend is alleen dat het 50% - 10 mln vooruit betalen is en dus niet met deel betalingen
zoals bij eerdere deals.

Het risico is weer iets beperkter omdat we direct bij de fabriek bestellen en daarom geeft finance

een positief advies.

Op basis van bovenstaande punten ben ik akkoord.

Hartelijke groet,

(XFS:  U= 1.3 . PROD . OUTLOOK. COM]

2.428

Divisie 1 Inwendige Specialismen | Divisie 5 Neuro/hoofd-hals

Locatie AMC | IEEE Meibergdreef 9, Postbus 22660, 1100 DD Amsterdam

T3 CRIT | M: 5.1.2e | Ez

!

dams terdamumc.nl>

http://www.amsterdamumc.nl/<http://www.amsterdamumc.nl/>

Begin doorgestuurd bericht:

Van: - cH <BEEETEC RED @lchulpmiddelen.nl>>
Onderwerp: Doorst: ToDent - PI PLB handhschoenen

Datum: 25 april 2020 om 12:05:43 CEST

Aan: d @amsterdamumc.nl>,

@zilverenkruis.nl>,

@medicq.com>,

@lchulpmiddelen.nl>

Goedemiddag collega's,

Zojuist gesproken met van Todent. Ze hebben gesproken met producent Smartglove. De

uitkomst is dat er weinig mogelijkheden zijn in het huidige voorstel. Smartglove heeft het gevoel
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al zoveel stappen te hebben gezet in de onderhandelingen, zoals de betalingsvoorwaarden en vaste

prijs. De meeste klanten zouden 100% vooruit betalen of anders 50% vooruit en 50% bij gereed komen

productie. Wij hebben nu 50% vooraf en 50% bij aflevering warehouse. Ik kan niet volledig staven

of dit klopt, maar we horen deze verhalen natuurlijk vaker in deze tijd, ook bij andere

roducenten.

Smartglove heeft nog één ief geopperd, maar daar worden we volgens mij niet veel wijzer
van: de 3 deelorders van stuks steeds 100% vooruitbetalen. Dit komt neer op $7.128.000 per

deelorder.

Volgens mij is de onderhandelingsruimte eruit en moeten we een keuze maken uit het bestaande

voorstel en de optie die ik hierboven beschrijf. om de productielijn de blokken zullen we vlot,

dus dit weekend moeten beslissen. Voor de volledigheid heb ik de PI bijgevoegd. Uiteraard ligt de

optie om niet op deze deal in te gaan ook op tafel, maar we moeten ons bewust zijn dat de

handschoenen absoluut nodig zijn en dat een alternatieve leverancier een stuk kostbaarder is.

Is er zo voldoende informatie om een besluit te nemen? bel of mail gerust.

(CIVIE=Ty MV =Tpel

Met vriendelijke groet, Best regards,

Trading Team

Landelijk Consortium Hulpmiddelen

Cs

Oorspronkelijke bericht --------

Onderwerp: ToDent - PI

Datum: 2020-04-24 13:02

Afzender: Qtodent.eu>>

Ontvanger: €@lchulpmiddelen.nl>"

@lchulpmiddelen.nl>>

In de bijlage de nieuwe PI. Ik belde je om te bespreken of de PI naar wens is. Het is daar

natuurlijk alweer 19:00 uur; in verband met eventuele aanpassingen.
Ze hebben namelijk recent

hun capaciteit enorm uitgebreid. Zie onderstaand nieuwsbericht.

Met vriendelijke dgroet,

51.2e
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Regulierenring 31, 3981 LA Bunnik

E-mail 5.1.2e € 5.1.2e @todent.eu>

Internet

VUmc disclaimer : http://www.vumc.nl/disclaimer
AMC disclaimer : http://www.amc.nl/disclaimer
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent

of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden

en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke

aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or

if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the

message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent

in the electronic transmission of messages.


