773452

To: 5.1.2e AR @minbzk.nl]
From: 5.1.2e )

Sent: Fri 4/10/2020 2:07:52 PM

Subject: RE: LCH - Prijzen hulpmiddelen
Received: Fri 4/10/2020 2:07:52 PM

Niet gekregen - ik heb je gewhatsappt welke getallen gisteren zijn gebruikt.
Van:
Verzonden: vrijdag 10 april 2020 16:00
Aan: [ N
Onderwerp: FW: LCH - Prijzen hulpmiddelen
Kreeg jij dit ook?
Dit z1jn andere prijzer die als referentie m het overzicht gister stonden, toch?
Dat was isolatiejassen n nu staat er
5.1.2e

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Datum: vrijdag 10 apr. 2020 3:25 PM

@minbzk nl>,
m«i‘mmvws.nb,

Onderwerp: RE: LCH - Prijzen hulpmiddelen
Het zou dan gaan om deze prijzen:

product Marktprijs
Mondmaskers

|zolatisjaszen
Beschermingsbrillen
Halterschorten
Chirurgische mondmaskers
Onderzoekshandschaenen
3|Amies medium met nasopharynx swab
Nasophary i swab
Tc|Keel swab
7d| UTM of GLY-medium
7e|Volledize testkit Corons
S.ISt!rllium

Vriendelijke groeten,

E
"7 3

Van: medig.com>
Verzonden: vrijdag 10 april 2020 12:25

Aan: medig.com>

Onderwerp: FW: LCH - Prijzen hulpmiddelen
Van: 5.1.2e
Verzonden: vrijdag 10 april 2020 11:58

m@amsterdamumc.nb; @Ichulpmiddelen.nl;
@ minbzk.nl>; i3 5.1.2¢e [@ minvws.nl>;.

@ minvws.nl>; RPN (@ minvws.nl>; .
Onderwerp: LCH - Prijzen hulpmiddelen
Beste en
Op verzoek van het volgende bericht :

Gisteren hebben we gesproken over welke prijzen we gaan hanteren. De uitkomst van intern overleg binnen VWS is dat we
richting zorgaanbieders pre-corona prijzen willen hanteren en dus niet de prijzen van vorige week voort zetten. De financiéle
consequenties van het gebruiken van pre-carona prijzen zijn comform de overeenkomst met Mediq voor VWS.

Kunnen jullie aangeven welke prijzen we dan gaan hanteren?

Groet,

minvws.nl>
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