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To:

Cc:

(]

From:; )
Sent: Fri 5/15/2020 3:19:20 PM
Subject: PBM mantelzorg et al, reservepakketten profs, ZZP en PGB
Received: Fri 5/15/2020 3:19:21 PM

Op zich staat alles klaar voor maandag.
Dan kunnen de eerste pakketten ook naar apotheken.
Maar:
e Ziemail van over akkoord Fm mbt financierimg. Hoe schat jij dit in?
e Daarnaast nog regelen;
- formeel contract distributie apotheken (WJZ mee bezig),
- formeel akkoord LHV bestuur (zou met positief advies worden voorgelegd door || IEEID).
- aansluiten PGB profs op reservepakketten in lijn ZZPers (lijkt oplossing voor maar nog af te hechten).

Vooral t.a.v. punt over minfin hoor ik graag of dit aanleiding geeft te vertragen.
Dank!

Groet,

van: [N <BEEEl @ minvws.nl>

Verzonden: vrijdag 15 mei 2020 17:09

aan: ICEE <IEEM o minvws.ni>

Onderwerp: RE: Marjolein CC email: Intern of uitgaand stuk betreffende 'Financiering PBM voor zorgverleners thuis (zaaknummer:
205165)'

Ik ben bang dat akkoord voor die tijd niet haalbaar 1s. Sterker nog verwacht dat Fin gaat aansturen op besluitvorming via
de viyfhoek. Ik plan in ieder geval een overleg in voor maandagochtend.

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: ) m((bminvws.nb

Datum: vrijdag 15 mei 2020 5:03 PM

An: [EXET) R i 1>

Onderwerp: RE: Marjolein CC email: Intern of uitgaand stuk betreffende 'Financiering PBM voor zorgverleners thuis (zaaknummer:
205165)

In principe maandagmiddag.

Verzonden: vrijdag 15 mei 2020 17:01

Aan: I <BEE @ minvws.nl>

Onderwerp: RE: Marjolein CC email: Intern of uitgaand stuk betreffende 'Financiering PBM voor zorgverleners thuis (zaaknummer:
205165)"

Maar willen we generale dekking kunnen we uiteraard pas communiceren nadat we daar akkoord op hebben van Fin.
Daar zullen we dus rekening mee moeten houden. Wat is de planning ten aanzien van communicatie? Dan plan 1k zo snel
mogelijk een overleg met Fin. Fijn als jij daarbij kunt aanschuiven!



120741

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: I BERET o isvws o>
Datum: vrijdag 15 mei 2020 4:58 PM

Onderwerp: RE: Marjolein CC email: Intemn of uitgaand stuk betreffende 'Financiering PBM voor zorgverleners thuis (zaaknummer:
205165)

oI

Ja,is het eens met de beshispunten. En hij hee meegenomerl, die ook akkoord is.
Dank voor je hulp!!

Fijn weekeinde.

Groet,

Verzonden: vrijdag 15 mei 2020 16:31

Aan: IEEE B @ minvws.nl>

Onderwerp: RE: Marjolein CC email: Intern of uitgaand stuk betreffende 'Financiering PBM voor zorgverleners thuis (zaaknummer:
205165)'

o

Ik heb Financién inmiddels bijgepraat, maar geen nog geen inhoudelijke reactie van hen gehad. Volgens mij inderdaad
goed om gezamenlijk het gesprek aan te gaan over generale dekking. Is er al duidelijkheid var over beslispunten in
de nota?

Fijn weekend alvast!

Gr. 5.1.2e

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

van: [T MEEEE @ winvws ol

Datum: woensdag 13 mei 2020 11:48 AM
Aan: 51.2e ) <AL @ minvws.nl>
Kopie: 5.1.2e . @minvws.nl>

Onderwerp: RE: Marjolein CC email: Intemn of uitgaand stuk betreffende Financiering PBM voor zorgverleners thuis (zaaknummer:
205165)

Ja dat zou kunnen, maar dan is de eerste stap dat er goed gesprek 1s met irf over deze stap. Dit jaar 1s uitlegbaar, maar
heeft wel enige overtuigingskracht nodig. Zou jij met dit gesprek willen aangaan?

Groet, BERFD

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

van: [T @minvws.ol>
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Datum: woensdag 13 mei 2020 11:33 AM
Aan: AT -BERECN @ minvws o>

Onderwerp: RE: Marjolein CC email: Intemn of uitgaand stuk betreffende Financiering PBM voor zorgverleners thuis (zaaknummer:
205165)

o[

De haken en ogen zijn er maar hebben we maximaal proberen te beheersen door traject via huisarts.

En Mediq is een ander traject. Nee, voor de langere termijn doen we daarom he voorstel onderzoek te doen naar
inbedding in plan infectieziektenbestijding. Deze 0 optie s zeker niet structureel.

Ik begreep van pg dat er in totaal aan claim gaat naar fin voor alle corona kosten (beademingsapp, etc.). Daar kan het
toch in mee?

Groet,

Verzonden: woensdag 13 mei 2020 11:29

@ minvws.nl>

cc: @minvws.nl>

Onderwerp: RE: Marjolein CC email: Intern of uitgaand stuk betreffende 'Financiering PBM voor zorgverleners thuis (zaaknummer:
205165)"

Ha ERE

Inmiddels aan de koffie weer: ik weet niet of ik heel enthousiast word van t voorstel. Zitten best haken/ogen aan, denk
aan prikkelwerking, denk aan vraag of dit oplossing voor langere tijd is en ik vraag me zeer sterk af of we de middelen
hiervoor bij financién kunnen binnenroeien.

Ik schakel nog even metf8EE  hierover.
Groet, [EPE

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: ) M§(Lmiﬂvws_1ll>
Datum: woensdag 13 mei 2020 9:51 AM
Aan: ﬁ) EEDN @ minvws.ol>

Onderwerp: RE: Marjolein CC email: Intemn of uitgaand stuk betreffende 'Financiering PBM voor zorgverleners thuis (zaaknummer:
205165)

van: I BEXEEN @ minvws.n)>

Verzonden: dinsdag 12 mei 2020 22:22

aan: IEEDN <BEEEDMN @ minvws.nl>

Onderwerp: RE: Marjolein CC email: Intern of uitgaand stuk betreffende 'Financiering PBM voor zorgverleners thuis (zaaknummer:
205165)"

Thxx 1k ga m met n lekker alcoholvryy biertje doomemen!

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: IR SERETN G ivvws ol
Datum: dinsdag 12 mei 2020 9:33 PM
aan: INECAETS ) AEXETRN 0:vinvs. o>

Onderwerp: Marjolein CC email: Intern of nitgaand stuk betreffende 'Financiering PBM voor zorgverleners thuis (zaaknummer: 205165)'
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este XD

Ik weet even niet oe heeft meegenomen n dit traject van het beschikbaar stellen van PBM voor mantelzorgers

ed.
Ik heb de nota de lyn in gedaan naaren Hierbyj ook voor jou zodat je op de hoogte bent.

Groet.



