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To: ) [EEREEEN @minvws.nl]
Cc: S @minvws. nl[EREER@minvws.nl]
From:

Sent: Fri 10/29/2021 11:30:17 AM

Subject: TO DO: Belnotitie JEEEZMvoor Erasmus MC en Zuyderland ziekenhuis
Received: Fri 10/29/2021 11:30:23 AM

Erasmus MC RvB 395316 Brief VWS investering apparatuur.pdf

Zuyderland meldingsplicht en wijzigingsverzoek.pdf

A 512

belde me over de telefoontjes die nog gepleegd moeten worden met het Erasmus en Zuyderland over
heademingsapparatuur. Je hebt dit al eerder voorbij gehad, maar ik kan me niet herinneren of het gelukt is te bellen? Hierbij
nogmaals eerdere belnotitie van|Eiden het verzoek te bellen. Daarna kan er een formele brief opgesteld worden.

Groet,

pesto RN

Zoals we met jou hebben besproken zou jij contact leggen met Erasmus MC en Zuyderland ziekenhuis over hun verzoeken om
vergoeding van zelf aangeschafte beademingsapparatuur.

Hierbij een spreeklijn:

e \We gaan jullie verzoek afwijzen; dit standpunt volgt nog formeel per brief.

e Vergoeding van beademingsapparatuur is uitgesloten van de Subsidieregeling opschaling curatieve zorg COVID-19. VWS heeft
namelijk beademingsapparatuur beschikbaar gesteld en geschonken aan de ziekenhuizen.

o We hebben nog wel even contact gelegd met ZN om te bezien of zij nog iets voor jullie kunnen betekenen.

® Zij geven het volgende aan: Voor de beademingsapparatuur kunnen enkel de afschrijvingskosten in de hardheidsclausule
meegenomen worden. Het moet dan gaan om een uitbreiding van beademingsplekken voor fase 1 bedden waarvan de
afschrijvingskosten van deze apparatuur niet is gedekt door de productie die met deze bedden/ apparatuur wordt gemaakt.

e Overige kosten worden door ZN niet vergoed.

o Jullie kunnen zelf schakelen met jullie zorgverzekeraar om hierover in gesprek te gaan.

Achtergrondinformatie

¢ Erasmus vraagt om een vergoeding van € 1.059.915,-

¢ Zuyderland vraagt om een vergoeding van € 612.000,-

Groeten,

Van: )

Verzonden: vrijdag 29 oktober 2021 13:26

Aan: EETE

Onderwerp: FW: Belnotitie [l voor Erasmus MC en Zuyderland ziekenhuis ; zo doen?
Zie bijlage
van: JEEMeminvws.n>

Verzonden: vrijdag 29 oktober 2021 13:13

Aan: INERETN) BEXETN o minvws.ni>

Onderwerp: FW: Belnotitie[JE{Elvoor Erasmus MC en Zuyderland ziekenhuis ; zo doen?

Groeten IEEEEH
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Van: 5.1.2¢ .
Verzonden: dinsdag 28 september 2021 10:20
Aan: ) SEEE @ minvws.nl>

cc: minvws.nl>
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Onderwerp: FW: Belnotitie voor Erasmus MC en Zuyderland ziekenhuis ; zo doen?
Hoi KN

Hieronder een spreeklijn voor jouw telefoontje met Zuyderland en Erasmus

Heb je hier genoeg aan of heb je meer info nodig en lukt het jou om deze week te bellen?
Groeten [ EEEZN

5.1.2e
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport | Directie Curatieve Zorg
Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag | Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag

B mgminvws.nl | www.rijksoverheid.nl

van: INSEECKECNENN) BRI @ minvws.n)>

Verzonden: donderdag 23 september 2021 13:24
minvws.nl>

Aan:‘m- JIEEDMl @ minvws.ni
Onderwerp: Belnotitie oor Erasmus MC en Zuyderland ziekenhuis ; zo doen?

Beste

Zoals we met jou hebben besproken zou jij contact leggen met Erasmus MC en Zuyderland ziekenhuis over hun verzoeken om

vergoeding van zelf aangeschafte beademingsapparatuur.

Hierbij een spreeklijn:

o We gaan jullie verzoek afwijzen; dit standpunt volgt nog formeel per brief.

* \Vergoeding van beademingsapparatuur is uitgesloten van de Subsidieregeling opschaling curatieve zorg COVID-19. VWS heeft
namelijk beademingsapparatuur beschikbaar gesteld en geschonken aan de ziekenhuizen.

e We hebben nog wel even contact gelegd met ZN om te bezien of zij nog iets voor jullie kunnen betekenen.

o Zij geven het volgende aan: Voor de beademingsapparatuur kunnen enkel de afschrijvingskosten in de hardheidsclausule
meegenomen worden. Het moet dan gaan om een uitbreiding van beademingsplekken voor fase 1 bedden waarvan de
afschrijvingskosten van deze apparatuur niet is gedekt door de productie die met deze bedden/ apparatuur wordt gemaakt.

o Overige kosten worden door ZN niet vergoed.

o Jullie kunnen zelf schakelen met jullie zorgverzekeraar om hierover in gesprek te gaan.

Achtergrondinformatie

= Erasmus vraagt om een vergoeding van € 1.059.915,-

¢ Zuyderland vraagt om een vergoeding van € 612.000,-

Groeten,




