
Van:

Aan:

Ce:

Onderwerp: RE: Begroting Pharos

Datum: zondag 1 november 2020 12:34:17

Bijlagen: ri h. If

Prioriteit: Hoog

Hoi heren,

Volgens mij gaat er nu iets mis. Het gaat ‘alleen’ om de meerkosten. Dus die factuur vanfREn]Het gaat niet om die factuur van 2 juni, die is al betaald.

Hierbij de uitleg van Roorda:

In juni heb ik op jullie verzoek [ERE begroot voor de werkzaamheden van Pharos (zie

bijlage 1). Deze is netje gefactureerd en betaald.

Echter had er een ander hedrag op de offerte moeten staan. Pharos had namelijk een offerte

gestuurd van[EEE inc! BTW (= bij een 21% btw taricf, JEE cx btw). Niet wetende dat zij

geen BIW berekenen {want een stichting) heb ik [EXERop de begroting aan jullie gezet. Maar

nu blijkt dat hun excl btw bedrag ook ERE is (zie hun factuur aan ons). En emdat wij wel 21%

BTW op deze factuur moeten afdragen had ik dus eigenlijk die[EXEals ex BTW op de offerte

aan jullie moeten zetten.

Daarom zou stuur ik je voor het verschil van [ERED cx BTW) nog een hijbegroting. Hoop datje
dit begrijp. Zie bijlage.

Kun je hier nog een PO nummer voor mij voor aanvragen? Of kan ik hiervoor hetzelfde PO

nummer gebruiken?

Groet,

5.1.2e

Van: IEEE) <IEFR minvws.nl>

Verzonden: zondag 1 november 2020 11:58

Aan: EEEESETIEES <BEERFTIEO minvws.nl>

CC:IEEE) <BEEEED minvws.nl>; IEEE) < JERE minvws.nl>

Onderwerp: FW: Begroting Pharos

Graag MT-akkoord op bijgaande procuraties inzake Corona (op verzoek van IEEE). DCo betaalt

uit het restant van de Corona-pot (VP 2009-23326).

Dank en groet !!

877987



van:ICRF) <BEXECRN ics.o>
Verzonden: vrijdag 30 oktober 2020 10:54

Aan: EEEEESFTEESFTE) <BEREDN@ minvws.n|>

CC: EEESFTE <BEEECNN invws.n|>;IEEE) <BEEXE minvws.nl>;
i

>

Onderwerp: FW: Begroting Pharos

Hoi IEEEDN,

DCo heeft nog wel wat budget over dus dat komt goed.

BER pak jij dit verder op?

Groetjes HEE

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Directie Communicatie

Parnassusplein 5/2511 VX | Den Haag |
Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haa

T: +3110 | M +31 (00 EEE

Van:IEEE) minvws.nl>

Verzonden: woensdag 28 oktober 2020 16:11

Aan: EEE minvws.nt>;IEE

<HEEETD minvws. n>
CC: IESFTIN)<BEEXECin vs.nl>
Onderwerp: FW: Begroting Pharos

pag EXE «nD

Wat zullen we doen met dit verzoek van van Roorda?

Denk dat we het moeten honoreren, maar van welk budget?

Groet,

EE

Van: <I roorda.nl>
Verzonden: vrijdag 23 oktober 2020 17:00

Aan: IEEE) minvws.nl>

Onderwerp: Re: Begroting Pharos

Hi

Bij het bijwerken van mijn administratie kwam ik dit tegen.

In juni heb ik op jullie verzoek [JEREZ begroot voor de werkzaamheden van Pharos (zie

bijlage 1). Deze is netje gefactureerd en betaald.

Echter had er een ander bedrag op de offerte moeten staan. Pharos had namelijk een offerte
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gestuurd van [JEREZ inc! BTW (= bij een 21% btw tarief, JERERREx btw). Niet wetende dat zjj

geen BTW berekenen (want een stichting) heb ikBEX» de begroting aan jullie gezet. Maar

nu blijkt dat hun excl btw bedrag ook |EEEDYs (zie hun factuur aan ons). En omdat wij wel 21%

BTW op deze factuur moeten afdragen had ik dus eigenlijk die] EEE 1s ex BTW op de offerte

aan jullie moeten zetten.

Daarom zou stuur ik je voor het verschil van [JERE ex BTW) nog een hijbegroting. Hoop datje
dit begrijp. Zie bijlage.

Kun je hier nog een PO nummer voor mij voor aanvragen? Of kan ik hiervoor hetzelfde PO

nummer gebruiken?

Van: "IEEEEEEN)" <BEEI ninvws.nl>
Datum: donderdag 4 juni 2020 om 15:04

Aan: < roorda.nl>

Onderwerp: FW: Begroting Pharos

Zie hier.

Van: IEEREC) < minvws.nl>

Verzonden: donderdag 4 juni 2020 13:18

Aan: IEEETIEEFN ) minvws.nl>

Onderwerp: RE: Begroting Pharos

En nog 2 getekende corona”gevallen” (onder 2009-23326)

©

Van: INEESETSERFTN) <BEXEZENO minvws.nl>
Verzonden: dinsdag 2 juni 2020 12:21

Aan: INEENEN) <SEXEin.vs.0.>;IE
< minvws.nl>

CC: IEEEETI <j.v.zomeren@minvws.nl>

Onderwerp: FW: Begroting Pharos

Dag collega’s,

Laten jullie de price quote tekenen? Is voor de mondkapjes!

Groet,

Van: 2 roorda.nl>

Verzonden: dinsdag 2 juni 2020 12:18

Aan: IEEE) minvws.nl>
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Onderwerp: Begroting Pharos

Hi

Zie bijlage voor de begroting, incl. offerte van Pharos.

Vrijdag heb ik Thea van Pharos kort gesproken, en haar aan een aantal stijlelementen geholpen,

en onze designer meer laten kijken (hij had een aantal suggesties).

Graagje akkoord (adhv handtekening) hier op.


