
Van:

Aan:
$4.20

Onderwerp: RE: Offerte verplichten testen corona

Datum: vrijdag 9 oktober 2020 09:16:04

Akkoord

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van: IEEE) <rrevet@minvws.nl>

Datum: vrijdag 09 okt. 2020 8:19 AM

Aan:BEEF<PFEFE0 minyvws. n>
Onderwerp: FW: Offerte verplichten testen corona

Hoi ERED

Graag akkoord op bijgaande Roorda begroting (200586) inzake Testen.

Dank en groet.

Van: INEEEFTI) <IERECI minvws.nl>

Verzonden: donderdag 8 oktober 2020 21:23

Aan: IEEE) <IEEEED minvws.nl>

Onderwerp: RE: Offerte verplichten testen corona

Ha lEEEEN
Iets later dan beloofd... hierbij de goede offerte.

Van: 5.1.2¢ ) <IEEECEinvws .nl>
Verzonden: donderdag 8 oktober 2020 10:40

Aan: IEEE) <BEEED minvws.nl>

Onderwerp: RE: Offerte verplichten testen corona

Oh sorry ik heb de verkeerde bijlage gestuurd! Stuur je straks de goede.

Verzonden met BlackBerry Work(www.blackberry.com)

877744



Van: "IEEE)" <JEEES minvws. nl>
Verzonden: 8 okt. 2020 10:38

Aan: 5.1.2¢ <HEEEECE invys.nl>; "IEEE
(IEEEDN)" < AEC) inyws nl>

Onderwerp: FW: Offerte verplichten testen corona

volEEE

Ik neem aan dat dit “onderaanneemwerk” via Roorda betreft ? Graag via Roorda de offerte en

betaling laten lopen, dus

-  Roorda stuurt offerte

-  DCoverplicht en benoemd via 2009-23669

-  Roorda factureert op basis van verstaande QVK

Deal ??

Fim

Bij een “ja” graag snel handelen. lk heb dus al akkoord van [Jl en kan dus zelf afwikkelen (en de

Roorda-verplcting verhoger)buiten verzoek

Groetjes,

©

Van:IEEE)< minvws.nl>

Verzonden: woensdag 7 oktober 2020 21:44

Aan: IEEE) < minvws.nl>

CC:IER)<BEEEETNinvws.nl>
Onderwerp: Offerte verplichten testen corona

Hoi

Wil jij deze offerte verplichten? Moet vanuit het budget voor testen (waar weer een potje voor is

©)

Zie bijgevoegde mail voor akkoord van BE

Dank en groeten,

877744


