To: g N DINEEEEN @ minvws.nl]
Cc: A A S @minvws.nl]
From: 5.1.2e 8.12¢ 5.1.2e |

Sent: Fri 5/8/2020 2:16:00 PM

Subject: RE: Q8A's - kostenlager
Received: Fri 5/8/2020 2:16:00 PM

Is goed, ga ik doen!

Van: @mmvws nl>

Onderwerp: RE: Q&A’s kosten RIS lager

Ho IEEED,

Juiste volledige versie idd via woordvoerders. Ook svp weermeenemen.

Groet

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

A%V M 5.1.2¢ B.122¢ 5.1.2¢ )M@m'mvws.nb

Datum: Vludag 08 mei 2020 2:13 PM

(@minvws.nl>

@minvws.nl>

Onderwerp: Q&A's kosten RN [dager

Ik heb een rekenfoutje gemaakt in het kostenstuk in de Q&A'’s. Het is €goedkoper (heb de € voor Spec twee keer

877019

berekend). Ik pas hem aan voor de woordvoerders, maar stel voor niet een nieuwe naar de minister te sturen. Mocht hij vragen

krijgen in de Kamer, dan bereiden we dat toch eerst voor. Eens?

Groet,

Dit is de goede:

En wat heeft dat dan gekost?

Met Artiestenbureau Spec is een contract gesloten van € inclusief BTW. Dit is inclusief de vergoeding en samenwerking met

de artiesten, en inclusief de vergoeding van € voor de conceptuele inbreng. Met het reclamebureau (Roorda) is een bedrag
van €voor de begeleiding en € voor het concept. In het totaal bedragen de kosten dus € 98.348 incl. BTW.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
5.1.2e

Directie Communicatie
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag
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