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To: o 5.1.2e @rivm.nl]
Ce: 5.1.2e @rivm.nl]
From

Sent: Mon 6/15/2020 7:55:46 AM

Subject: RE: Eerste versie ZonMWW begrotingssheet
Received: Mon 6/15/2020 7:55:47 AM

PP 200614 Begroting CGU KIC ZonMw.xlsx

i S
Ziet er goed uit.

Ik heb wel 2 zaken verplaatst/aangepast:
* De posten onder materieel zijn volgens mij allemaal uitbestedingen. Deze vallen onder het kopje 5 overige
kosten.

Deze kosten moeten inderdaad incl btw opgenomen worden.
= Bij onderdeel 7 staat:

De begroting is gebaseerd op door ZonMw goedgekeurde uurtarieven.

Ik heb dit veranderd in: door VWS goedgekeurde uurtarieven.
Met vriendelijke groet,

Stafeenheid Organisatie, Bedrijfsvoering en Personeel
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA Bilthoven

T: 431 5.1.2e
M: +31] 5.1.2e

5.1.2e
From: BRI ERVE

Sent: zondag 14 juni 2020 16:44

Subject: FW: Eerste versie ZonMW begrotingssheet
Importance: High
Ha 5.1.2e
Aangezien die niet een aanvraag voor VWS betreft hoeft dit volgens mij niet langs IEEED. Biicaand
betreft vooral de administratieve slag om de gelden van ZonMw voor het gedragsonderzoek en voor het onderdeel
kennisintegratie onze kant op te krijgen. Hier wordt al volop geschreven.
Zijn er vanuit jouw kant nog aandachtspunten hierbij?
We moeten dit begin deze week aanleveren, er is dus enige haast bij,
Dank alvast!
Groet, 5.1.2e
From: BEAFCN ERWE]

Sent: zondag 14 juni 2020 16:42

@rivm.nl>
@ rivm.n!>; [N G EEE - - i >
Subject: RE: Eerste versie ZonMW begrotingssheet

Ziet er goed uit Bij de functies heb ik iets meer duiding opgenomen

Bestuurlijk vera%ﬁke is in dit geval gezien de hoogte van het bedrag.
Bij Social Media onderzoek - waar staat CLST voor? Fijn als dit ook uitgeschreven kan worden.
Groet,

Sent: zondag 14 juni 2020 15:25

5.1.2e @rivm.nl>
Subject: Eerste versie ZonMW begrotingssheet
Hoi dames,
Hierbij mijn eerste versie van de ZonMW begrotingssheet. Met wat gereken en geschuif kom ik netjes op de begrote

@rivm.nl>;



875282

bedragen uit.
1k heb echter nog wel een vraag: de begroting van de CGU was exclusief BTW opgesteld. Die begroting was echter
alleen op uren gebaseerd. De materiaalkosten (uitbestedingen) die nu in de begroting staan zijn, zijn inclusief BTW.
Dat zijn we er namelijk effectief aan kwijt. Klopt het als ik dit zo opneem?
Wie vul ik bij Bestuurlijk verantwoordelijke in?
Vriendelijke groet,
51.2¢ |5.1.2e
5.1.2e
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Centrum Duurzaamheid, Milieu en Gezondheid (DMG)
Antonie van Leeuwenhoeklaan 9, 3721 MA, Bilthoven
Postbus 1, 3720 BA, Bilthoven
06 5.1.2e
@rivm.nl




