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Inzake bijgaand wob-verzoek doe ik u hierbij het financiéle “pakket” toekomen betreffende campagne Corona Algemeen 2020.
Gezien de hoeveelheid van de bestanden wordt in zip-bestand aangeleverd en in delen gemaild.

Ik vertrouw u hiermee voldoende te hebben ingelicht. Bij vragen en/of opmerkingen verneem ik dat graag.

Met vriendelijke groet,

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Directie Communicatie

Stafbureau
Parnassusplein 5|2511 VX | Den Haag |
Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag

T:
Van: )
Verzonden: vrijdag 29 januari 2021 13:00

Aan: SN

Onderwerp: FW: wob-verzoek inzake kosten overheidscampagnes
Hoil

875078

Na akkoord van het MT en betrokken campagnemanager doe ik je hierbij een deel van het resultaat inzake de campagne Corona

Algemeen toekomen. Gezien de hoeveelheid van de bestanden wordt in zip-bestand aangeleverd en in delen gemaild.
Ik vertrouw je hiermee voldoende te hebben ingelicht. Bij vragen en/of opmerkingen verneem ik graag.

Met vriendelijke groet,

Van: ) <MQminvws.nl>

Verzonden: woensdag 27 januari 2021 16:22

Aan: 5.1.2e ) < minvws.nl>

Onderwerp: FW: wob-verzoek inzake kosten overheidscampagnes
van: [CKECEN)

Verzonden: woensdag 27 januari 2021 16:20

aan: IEEEED EXEN o minvws.nl>

Onderwerp: FW: wob-verzoek inzake kosten overheidscampagnes

ol XY




875078

Hierbij nog wat “losse flodders” inzake het onderdeel Corona Algemeen voor het WOB-verzoek
Graag een akkoord om bijgaande informatie met derden te delen, waarna ik voor verdere distributie zal zorgdragen.
Enige spoed is gewenst.

Dank en groet,
5.1.2e

var: IIEES

Verzonden: dinsdag 19 januari 2021 08:49

Aan: 5.1.2e ) < minvws.nl>
cc: 5.1.2e <JERECEI @ minvws.nl>; )M>

Onderwerp: RE: wob-verzoek inzake kosten overheidscampagnes

En nog wat “losse flodders” inzake het onderdeel Corona Algemeen voor het WOB-verzoek, welke viaij WIJZin
behandeling zijn.
Opmerkingen:

De bestanden bevatten:
Begrotingen
Procuraties
Getekende opdrachten
Uitputtingsoverzichten per onderdeel
Het voortraject verliep via campagnemanager
Col is halverwege 2020 verkast naar J&V.
Bied jij aan
Dank en groet.

Verzonden: maandag 18 januari 2021 15:40

Aan: ) <MQminvws.nl>

Onderwerp: FW: wob-verzoek inzake kosten overheidscampagnes
Voordat jij de handel verzend, wil je het dan nog even langs mij sturen?
Thx!

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Directie Communicatie

Parmassusplein 5/2511 VX | Den Haag |

Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag

Onderwerp: RE: wob-verzoek inzake kosten overheidscampagnes
Hoi IEKERH
Heb met WJZ overleg gehad. Het is de bedoeling dat jij inderdaad alles aan WJ]Z levert wat hiervoor relevant is. Op basis van de
hoeveelheid daarvan wordt beslist of dit meeloopt in de fasegewijze aanpak van WJ]Z, of dat het om dermate (relatief) beperkte
info gaat, dat we het apart behandelen. En dan is het de bedoeling dat het ook vrij snel naar buiten gaat (meer conform de
gangbare Wob-termijnen)
Het is dus aan jou nu!
Succes en als je nog vragen hebt, weet je me vast te vinden.

Groet,
) <m@minvws,nl>

Van:
Verzonden: donderdag 14 januari 2021 14:17

@ minvws.nl>

@Dminvws.nl>; @minvws.nl>

Onderwerp: RE: wob-verzoek inzake kosten overheidscampagnes



875078

Heren (en dame),

Graag uw aandacht voor onder vermeld mailverkeer inzake een WOB-verzoek t.b.v. de coronacampagne. Indien gewenst kan ik het
DCo-deel van de 2020-uitgaven + opdrachten leveren.

Ik blijf tot nader order nog even in de wachtstand.

Met vriendelijke groet,
5.1.2e

Verzonden: donderdag 14 januari 2021 13:40

Aan: 5.1.2e ) <|ERFFLE @ minvws. nl>; minvws.nl>
cc G126 ) minvws.nl>; ) JEEES @ minvws.nl>

Onderwerp: RE: wob-verzoek inzake kosten overheidscampagnes

Er zijn verschillende wobverzoeken over campagnes gedaan. Graag even afstemming tussenie vanuit DCo
aanspreekpunt is voor de wobverzoeken.
Met vriendelijke groet,

Directie Communicatie
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag

:

| 5.1.2¢ [CINTARV]

www.rijksoverheid.n|

Van: ) <MQminvws.nl>

Verzonden: woensdag 13 januari 2021 18:42

ominvws.nl>; [ EEEN HEEM e minvws.n >

CcC: 5.12e @minvws.nl>

Onderwerp: FW: wob-verzoek inzake kosten overheidscampagnes

Allen,

ViaWJZ) ontving ik bijgaand WOB-verzoek inzake de campagne(s) m.b.t het coronavirus. Kan / mag /zal ik haar van
informatie voorzien, zoals het corona-uitputtingsoverzicht 2020 en bijbehorende opdrachten of verloopt dit verzoek wellicht via
andere kanalen ??

Ik ga even in de (af)wachtstand.

Groet,

h) MEEM e minvws.nl>

Verzonden: woensdag 13 januari 2021 17:51
@minvws.nl>

@ minvws.nl>; ) <M@minvws.nl>

Onderwerp: RE: wob-verzoek inzake kosten overheidscampagnes

Hoi IR,

Dank voor de snelle reactie. In de bijlage het Wob-verzoek.
Groet,

Van: ) <M@minvws.nl>

Verzonden: woensdag 13 januari 2021 15:09

) <m@_minvws.nl>

Onderwerp: RE: wob-verzoek inzake kosten overheidscampagnes

oo AN
Ik breng je even in contact met onze financiéle man. Die houdt alles netjes bij.
Hij vraagt om een bijlage. Heb je die?




875078

Onderwerp: RE: wob-verzoek inzake kosten overheidscampagnes
Mag ik de bijlage ??

©
Van: 5.1.2¢ 5.1.2¢ )<M@minvws.nl>

Verzonden: woensdag 13 januari 2021 13:08

Aan: ) < minvws.nl>

CE: < minvws.nl>

Onderwerp: FW: wob-verzoek inzake kosten overheidscampagnes

Dag
Is iets voor jou....

minvws.nl>

cc: I minvws.ni>

Onderwerp: RE: wob-verzoek inzake kosten overheidscampagnes
Hoi KB,
Dank voor jouw snelle reactie en excuus voor mijn zeer late reactie. Hebben jullie van deze kosten een overzicht, of staat dit
allemaal in losse documenten?

Groet,

Van: ) <M@minvws.nl>

Verzonden: donderdag 19 november 2020 21:15
aan: IIEENEN EEBEMinvws.ni>
CC: minvws.nl>
Onderwe)i: RE: wob-verzoek inzake kosten overheidscampagnes

Hoi eels bij ons, deels bij JenV.
Wij hebben wel de meeste kosten gemaakt.

minvws.nl>
minvws.nl>

Onderwerp: wob-verzoek inzake kosten overheidscampagnes

Wij hebben bijgevoegd Wob-verzoek ontvangen over de kosten voor overheidscampagnes(zie bijlage). Ligt dit bij ons of is een
ander departement hier verantwoordelijk voor?

Met vriendeli'|ke groet,



