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To: 5.1.2e RN @ggdhm.nl]
From: 5.1.2e

Sent: Fri 3/20/2020 9:14:50 AM

Subject: RE: Framework agreement Covid-19
Received: Fri 3/20/2020 9:14:50 AM

heeft alles getekend. Tk stuur het zo retour

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: M@ sedhm o>

Datum: vrijdag 20 mrt. 2020 9:37 AM

@ mi nl>, (@lumec.nl
fliteline.aero @ fliteline .aero>

Onderwerp: RE: Framework agreement Covid-19

Dag gaat het snelste.

5.1.2e
IEEETIPublicke Gezondheid Hollands Midden
Telefoonnummer; 088-
Mobiele nummer: 06

@minvws.nl>

(@minvws.nl>; 5 1.2e @lumc.nl;

(@dyami.services>; A Cflltelme aero
Onderwerp: RE: Framework agreement Covid-19

moMckencn en dan retour aan jou zenden?

Von: ICEEE IR 0 1< IEREE 0l 1>

dag 20 mrt. 2020 9:24 AM
(@minvws.nl>>

@minvws.nl>>,
1. wminvws nl @minvws.nl>>,

@dyami.services>>,
@fliteline.aero>>
Onderwerp: FW: Framework agreement Covid-19

Het financiéle deel van de deal in China is afgerond en vandaag worden de dozen geteld. Ze zijn al geinspecteerd.

Zodra het tellen in afgerond kunnen ze op transport naar Nederland. Probleem is dat degene die het luchttransport verzorgd op dit moment nog niets
kan doen omdat hij wacht op de getekende framework charter agreement. Kun je er voor zorgdragen dat dit zo spoedig mogelijk door ﬁ
wordt ondertekend. Het zou zonde zijn als deze kans verloren gaat, gelet op de schreeuwende behoefte aan maskers.

Vriendelijke groet,
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mekc Gezondheid Hollands Midden
Telefoonnummer; 088-
Mobiele nummer: 06

Telefoonnummers|EEN

088
Bcstc

Wellicht goed om te benadrukken dat die vliegtuigcapaciteit ook ingezet moet worden om de voorraad van 500.000 mondkapjes, die nu in China op
ons staat te wachten (als eerste deel van de levering waarvoor 4.5 miljoen USD is betaald), naar Nederland moet worden gevlogen. Anders zijn we
geld en kapjes kwijt.

Groet,

5.1.2e
SRPERRPublicke Gezondheid Hollands Midden
Telefoonnummer: 088-
Mobiele nummer: 06
Telefoonnummers

s
Email | @rdoghm.nl<] @rdoghm.nl>

Van: (dyami] <JENERECIM @ dyami services<|NNMENECINNN @ dyami services>>

Verzonden: woensdag 18 maart 2020 16:37

: (@minvws.nl<] 5.1.2e minvws.nl=>: @ggdhm.nl@ggdhm.nl>>;
SN @rijksoverheid.nl< 5.1.2e (@rijksoverheid.nl>

Onderwerp: Fwd: Framework agreement Covid-19

esJENEN

Zoals gisteren en vanochtend besproken oa met ; Het NU claimen van beschikbare ruimte op vliegtuigen, danwel gehele full freighters is nog
steeds van groot belang, onderstaande agreements dienen nog getekend te worden om deze capaciteit voor de NL belangen veilig te stellen.
Capaciteit wordt met de dag schaarser en de tarieven blijven stijgen.

Als de task force of een consortium of ander samenwerking sverband is opgericht met mandaat, kan deze de vluchten individueel aanvragen en
goedkeuren. Het algemene framework om al van start te gaan en een algemene capaciteitsclaim te leggen is van groot belang.

Zie de documenten en mail hieronder.

Mijn advies is om dit op SG niveau of daarboven te laten tekenen.

Met §1‘oet.

o<JIEEEI @ flitcline. acro>>

(@dyami.service: (@dyami.services>>
fliteline.acro (@ fliteline.acro>>, 51.2e

(@fliteline.aero>>

Please find attached a copy of our standard framework agreement for this project to get started.

* Framework Agreement
* Annex A
* Annex B
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* Annex C

In consideration of the Covid-19 emergency and resulting exceptional market conditions and recognizing the need for decisive and immediate action
in order to secure timely and sufficient airlift capacity on full and/or part charter basis as well as from time to time on per kg basis the Parties agree
on the "Open Book" principle whereas Fliteline will purchase the required services and will recharge at actual cost plus a mark-up of 6.5% to cover
the operational and administrative costs of Fliteline. Charterer agrees to pay all invoices within 30 days upon receipt. In order to avoid currency
fluctuations Fliteline will invoice all foreign currencies in their Euro equivalent with the exception of US Dollar amounts which will be invoiced in
US Dollar and will have to be paid in to the Fliteline USD account as per the details on the respective invoices.

Parties agree and understand that the main focus will be on securing timely capacity and recognize that this may result in higher and exceptional
costs to the Charterer. On basis of the open book principle Charterer will have the right to audit Fliteline's accounts in relation to this project.

Bestregards,

5.1.2e¢
5.1.2¢

EEEZI ©01D42361.1B9SB6EO]
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