1474222
To: 5.1.2e @mlnvws nl]
ce: 5.1.2e AT @ minvws.il; INEXIEC BEXEE @ minvws ]

From: 5.1.2e

Sent: Wed 6/16/2021 8:19:47 AM

Subject: RE: Akkoord op offerte speekselzelftest-validatie
Received: Wed 6/16/2021 8:19:48 AM

Budget geen probleem

Ik zal proces afstemmen met collega’s zodat we zelfde taal spreken. Kan wel even duren.

Hartelijke groet,

van: IR <BEXEM o minvws.nl>

Verzonden: woensdag 16 juni 2021 09:56
Aan: A ) <BERPEN @ minvws.nl>

CcC: @minvws.nl>; ) @minvws.nl>

Onderwerp: RE: Akkoord op offerte speekselzelftest-validatie

pag INE

Het gaat om de bijgevoegde offerte, en een bedrag van

Bij eerdere studies is het proces vergelijkbaar geweest, maar is de budgetvraag nooit ter sprake gekomen. Kan jij mij meer
duidelijkheid over dat proces verschaffen?

Verzonden: woensdag 16 juni 2021 09:49
Aan: 5.1.2e ) minvws.nl>

= R e e I

Onderwerp: RE: Akkoord op offerte speekseIzelftest-valldatle

Dit verdiend inderdaad verduidelijking in het proces.

Je helpt akkoord gever op de behoeftestelling het meest als je budgetvraag ook voorbereid hebt en kan meegeven; ‘er is budget
voor want..." Anders moetl:REERIat weer bij ons vragen voordat ie akkoord geeft.

Om welk bedrag gaat hetjEaRs

Bij voorbaat hartelijk dank,

5.1.2e 5.1.2e

van: IIEEEONN Rl @ minvws o>

Verzonden: dinsdag 15 juni 2021 13:35

Aan) minvws.n!>; [EEEED JEEEleminws 0>

cc: e ) minvws.nl>
Onderwerp: RE: Akkoord op offerte speekselzelftest-validatie

Ha,
k denk een vraag die beantwoord kan worden door
hn je het onderstaande beantwoorden? Dankje!

) <Rl @minvws.ni>

Van:



1474222

Verzonden: dinsdag 15 juni 2021 13:30

Dag-RF-L

Weet jij waanaar verwijst? Ik dacht dat ik middels het akkoord om budget vraag, maar misschien mis ik iets.

Dubbel




