
Van: 5.1.2e

Aan:

Onderwerp: RE: Aanbieding Quidel Antigeentesten

Datum: woensdag 30 september 2020 16:49:20

Bijlagen: image001.png

Ik had toch akkoord gegeven?
akkoord

IEEE minvws.nl

Van: 5.1.26 <HEEEEI @Ichulpmiddelen.nl>

Verzonden: woensdag 30 september 2020 16:38

Aan: EEEEEER <-EEEEE invwsTEE

EEF minvws.nl>; EEE chulpmiddelen.nl>;

<IEEEE@ chulpmiddelen.nl>

Onderwerp: Re: Aanbieding Quidel Antigeentesten

Beste [EXER en EEE

Ik refereerde naar deze mailwisseling.

Akkoord zie ik net binnenkomen, maar voor de volledigheid:

Voor Quidel is reecs een akkoord gegeven voar 100.000 sneltetsen. Echter de laatste periode
is hierin een kleine wijziging gekomen.

*

Mediq voorwaarden worden vervangen voor NFU-voorwaarden en is afgestemd en

akkoord bevonden door [REE IEEE
* Er vindt een veeruitbetaling plaats JJEEEEIE en 100% , vocr de eerste 3500 testen om te

valideren. Deze order moet zsm de deur uit.

Graag akkoord hierop.
Bij vragen ben ik te bereken op oncerstaand 05.

Met vriendelijke groer,

Met vriendelijke groet,

Landelijk Consortium Hulpmiddelen

LAB-team nationaal inkopen Corona-crisis
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E:

pasTs

Algemeen: Ichulpmiddelen.nl.

Van:IEEE) BEEF minvws.nl>
Verzonden: maandag 14 september 2020 19:02

minvws.nl>; 5.1.2e

cc: EEE? chulpmiddelen.nl>;

HEE chulpmiddelen nl>
Onderwerp: RE: Aanbieding Quidel Antigeentesten

minvws.nl>

Verzonden: maandag 14 september 2020 12:58

Aan:INES<JENECI6 chulpmiddelen.nl>;

<rj.koppelaar@minvws.nl>

cc: JEEFTEG (chulpmiddelen nl>;
<HIEF@|chulpmiddelen.nl>

Onderwerp: RE: Aanbieding Quidel Antigeentesten

graag goedkeuring van VWS bevestigen voor de aanschaf van deze antigeentest ter

validatie.

Van: 5.1.2 <JEEEEI @Ichulpmiddelen.nl>
Verzonden: maandag 14 september 2020 12:36

Aan: 5.1.2e 51.2¢ ) minvws.nl>

CC: JE? chulpmiddelen.nl>;

<R.vdEE@|chulpmiddelen.nl>

Onderwerp: FW: Aanbieding Quidel Antigeentesten

Beste EXER
Zie in de bijlage de offerte van Quidel voor 100.000 antigeentesten inclusief readers.

« Levering vanaf 1 oktober

o Aantal readers is nog even afthankelijk van het RIVM. Quidel heeft een reeéle

inschatting gemaakt, zie offerte.

e Offerte staat nu nog op de voorwaarden van leverancier, echter wordt dit zeer



waarschijnlijk Medig (ligt nog ter beoordeling bij Quidel).

Met vriendelijke groet,

Landelijk Consortium Hulpmiddelen

LAB-team nationaal inkopen Corona-crisis

IEEE:lchulpmiddelen.nlE:

T:

Algemeen: labadministratie® Ichulpmiddelen.nl.

van: IEXETH [ERECSN MEER© quid corn>
Verzonden: maandag 14 september 2020 12:17

Aan: <JEEEE @Ichulpmiddelen.nl>

cc: EE EET ide com> [EXERN EET quidel com>
Onderwerp: Aanbieding Quidel

Geachte hee II
In de bijlage treft u onze aanbieding aan voor het leveren van 100.000 Sars COV-2 testen en

bijbehorende instrumenten.

De inkoopvoorwaarden van Mediq liggen momenteel ter beoordeling bij mijn collegas van de

juridische afdeling. Ik verwacht hier geen problemen mee.

Maar tot ik van hun definitief akkoord heb gelden onze algemene voorwaarden.

Mochten er vragen zijn kan je mij altijd even bellen of mailen.

Met vriendelijke groet

5.1.2e

Mobile

www.quidel.com

Quidel Confidentiality Notice: This electronic mail message, including any attachments,

may contain information that is privileged, confidential, proprietary in nature, or otherwise

private information that is protected by law from disclosure or subject to copyright and is

intended only for the designated recipient. Ifyou are not the designated recipient, you are

hereby notified that any use, disclosure, distribution, reproduction, review, or copying is

unauthorized and may be unlawful. If you have received this electronic message in error,
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please notify the sender immediately and delete the message completely from your

computer system. Thank you.


