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To: @minvws.nl]
From:

Sent: i :06:41 AM

Subject: RE: financiele vraag Onderzoek PBM
Received: Fri 5/20/2022 11:56:42 AM

OkERLN is nog steeds bezig eelte vinden...

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry .com)

Van: INEESEDNEN. XTI & invws 01>

Datum: vrijdag 20 mei 2022 1:52 PM

[ 5il.2¢ @minvws.nl>
Kopie: ) @minvws.nl>
Onderwerp: RE: financiele vraag Onderzoek PBM

Dans niet meer bereikbaar vanmiddag. Zodra ik jouw email zie met@an FEZ, dan zal ik dej@@dbenaderen.

Groet JERF

Ministerie v: ondheid, Welzijn en Sport
Mobi
E-mail: minvws.nl

ver ST E I o s>
Verzonden: vrijdag 20 mei 2022 12:22
Aan: [

@minvws.nl>
Onderwerp: FW: financiele vraag Onderzoek PBM

H
Dit !an iE alvast met je delen. Als ik op de mail bekrachtiging heb vastuur ik dit ook door.
Groet

Verzonden: vrijdag 20 mei 2022 12:18
Onderwerp: RE: financiele vraag Onderzoek PBM

HalloIEKERE

Zie aanvulling hieronder in jouw mail.
Groeten,
5.1.2e

Van 5.1.2e R Pl © minvws.nl>

Verzonden: vrijdag 20 mei 2022 11:26
aan: IIEEE IEEN o minvws o>
OnderweI'p: financiele vraag Onderzoek PBM

Watm“eeft afgestemd met op verzoek van de minister is het volgende:

e Gemaakte kosten 2021: € 1.579.596,37 opgenomen uitgaven in jaarverslag VWS en kunnen worden gedeeld
* Gemaakte kosten 2022 tot nu toe: bedrijfsinformatie Deloitte ? of kan dit worden gedeeld.

Zijn te kenmerken als bedrijfsinformatie, over deze bedragen verantwoorden we pas in 2023. Om deze uitgaven (en kosten voor
de nog niet betaalde facturen 2022)

nu te delen is afstemming met Deloitte benodigd. Als zij geen bezwaar hebben tegen openbaarmaking dan staat ons ook niets in
de weg. Mocht Deloitte die niet wensen

dan zouden wij (in lijn met 2021) kunnen aangeven dat wij de kosten over 2022 verantwoorden in het jaarverslag en deze



823551

daarom op voorhand niet worden gedeeld.
Collega van FEZ is nog even zoekende naaom bovenstaande te bekrachtigen.

Hartelijke groet,

Programmadirectie Nafase COVID-19
ie gezondheid, Welzijn en Sport

E-mail: SRR @ minvws.nl



