812894

To: @minvws.nl
: @minvws.nl]; IEEM@minvws.nl); |EENEESE
@minvws.nl]; ) @minvws.nl]

From:; '

Sent: Tue 9/28/2021 10:59:32 AM

Subject: RE: Veiligstellen gegevens LCH
Received: Tue 9/28/2021 10:59:32 AM

Prima, dank je wel!

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Mobiel: O
E-mail: minvws.nl

Van: 1.2e ) <@minvws.n|>
Verzonden: dinsdag 28 september 2021 12:41
Aan: 5.1.2e @minvws.nl>

@minvws.nt>; [ NECRETN) MEXEM @ minvws.ni>;

Onderwerp: RE: Veiligstellen gegevens LCH

Hoi [EKIEEN

Ik heb even navraag gedaan. Wij kunnen deze voor onze rekening nemen. Waarbij de vraag blijft staan hoe we dit in de
toekomst doen.
Vriendelijke groet

Verzonden: maandag 27 september 2021 19:52

Onderwerp: FW: Veiligstellen gegevens LCH

Hol KR

Zie hieronder. Het lijkt niet onredelijk dat VWS dat betaalt. De vraag is wie: CIBG, GMT of NC19?

Morgen even overleggen?

Groet. IENEEN

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Mobiel: 0
E-mail: minvws.nl

Verzonden: maandag 27 september 2021 17:45
Aan: 5.1.2e s minvws.nl>

CcC: 512 | minvws.nl><m@minvws.nl>

Onderwerp: FW: Veiligstellen gegevens LCH

Zie hieronder de vraag van Voor niks gaat de zon op.

van: INEEED R o invws.n>

Verzonden: maandag 27 september 2021 17:39

Aan: 5.1.2e ) minvws.nl>
CC: 5.1.2e ) minvws.nl>
Onderwerp: FW: Veiligstellen gegevens LCH
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