
811370

To: @minvws.nl]
Ce: 1. @minvws.ni];IEEE)EEE) @minvws.ni]
From 5.1.2e

Sent: Tue 7/6/2021 10:23:53 AM
Subject: FW: Svp nog boeken bij reguliere mutaties julibrief

Received: Tue 7/6/2021 10:23:53 AM

Er is € 847.000 overgeboekt naar het budget van de directie NC19.

ver:INE) EE mins.

Verzonden: dinsdag 6 juli 2021 09:40

an:IKE. EEN irs ni

Onderwerp: FW: Svp nog boeken bij reguliere mutaties julibrief

ti

Van:BEELEER @minvws.ni>
Verzonden: dinsdag 6 juli 2021 09:39

Aan: JEM eminvws.ni>
Onderwerp: RE: Svp nog boeken bij reguliere mutaties julibrief

wil JEN
De mutatie is verwerkt, nr. 1... 914.

Groeten,

van:IEE)EEN0 ninvws o>
Verzonden: maandag 5 juli 2021 15:11

Aan:IEEEEB @minvws.ni>

Onderwerp: Svp nog boeken bij reguliere mutaties julibrief

Zie onderstaand,

Wil 315 -847k boeken can 3057-20211 naar 2080-29606.

Gaarne reactie.

iw
Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

van: INEEEECNE BERET vin olDatum: maandag 05 jul. 2021 2:50 PM



Onderwerp: FW: ter info verzending mail door Inhuurdesk

Als je| vraact dit nog met de reguliere mutaties mee te laten lopen, lukt dit wellicht nog.

Gegevens GMT: Budgetcodes onderzoek zijn 3057-20211

Gegevens Nafase covid 2019

Gaat om 700k ex btw (847k incl. btw)

Van:HEE> 5.1.2¢ [@ minvws.nl>

Verzonden: maandag 5 juli 2021 14:37

@minvws.nl>

@minvws.nl>;

Onderwerp: RE: ter info verzending mail door Inhuurdesk

Beste

Graag bedrag van 700k ex btw (847k incl. btw) overboeken naar 2080-2.96.06.

Groet,

Dubbel

811370

@ minvws.nl>;
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