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To:

From: )

Sent: Mon 5/31/2021 10:56:44 AM

Subject: RE: Vragen jaarverslag 2020

Received: Mon 5/31/2021 10:56:45 AM

@minvws.nl]

voProbeerde je terug te bellen. Ik heb het antwoord met BZ en EER foestemd en wat haar betreft een mooi antwoord.

Ik zet het nu in Marjolein naar je door.

Groeten JENN
Ja vanuit de WHO is op meerdere momenten verzocht om extra bijdragen voor de COVID-19 respons.

VWS heeft een partnerschap programma met de WHO waarvoor de bijdrage voor 2019 - 2023 al was vastgesteld. Deze is niet

verhoogd. Wel is 750.000 euro dat voor detachering gepland was, en door COVID-19 niet door kon gaan, is op verzoek van de

WHO ingezet om de Emergency prepardness en International Health Regulations (IHR) implementatie bij de WHO te versterken.

Vanuit Buitenlandse Zaken is in 2020 vanuit humanitaire middelen 7,5 miljoen euro aan het COVID-19 Strategic Prepardness
and Response Plan (SPRP) en 5 miljoen extra aan het Contingency Fund for Emergencies van de WHO bijgedragen.

van:ESET)EXEC@ minvws.ni>
Verzonden: maandag 31 mei 2021 12:03

sar:IESE) EXE ino i

Onderwerp: FW: Vragen jaarverslag 2020

size|
Ik probeerde al even te bellen, maar je bent vast druk.

Volgende keer graag even eerst met mij sparren alvorens reply-all te doen.

Wat efficienter voor ieders mailboxen.

lk vroeg mij af, heb jij contact met DSO of DMM gehad over deze vragen?

Is het antw. Op de waarom vraag niet besloten in 0,6 BNP bijdrage?

Bel je mij even?

van:[IEEEERED© minvws.ni>
Verzonden: maandag 31 mei 2021 10:28

Onderwerp: RE: Vragen jaarverslag 2020

Goedemorgen

Mbt WHO vraag weet ik niet goed wat ik moet antwoorden.

WHO is chronisch ondergefinancierd en vraagt al jaren om meer geld.

In 2020 is eenmalig 7.5 miljoen vanuit humanitair budget DSH naar WHO gegaan voor het corona respons

plan.

Alle aanvragen die binnen VWS via HGIS of extra corona gelden gedaan zijn, zijn niet gehonoreerd. En BZ/

DSO/DMM wil ook niet meer geven.

Dus het antwoord is...

Ja vanuit WHO is verzocht om extra bijdragen en vanuit humanitaire middelen is hier voor de corona respons
met 7.5 miljoen aan tegemoet gekomen.

Als

ECE ten we tevergeefs sinds de ebola crisis voor extra financiering van de WHO. En

het verbaast mij niet dat de Kamer zich dit ook afvraagt.
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lk heb het antwoord niet waarom dit niet lukt.

Verzonden met BlackBerry Work(www_.blackberry.com)

Van:
' 5.1.2e SE)" EE @minvws nl>

Verzonden: 28 mei 2021 15:39

Naar:
"

Onderwerp: RE: Vragenjaarverslag 2020

Oepsie. Onze BTer is gewoon[EEN NEE is achtervang. Ik had verkeerd gekeken (en te snel)

Verzonden: vrijdag 28 mei 2021 15:34

Aan: 4 ) SEE minvws.n >; [TEES

@minvws.nl>

cc: BEEF. EERE

Onderwerp: RE: Vragen jaarverslag 2020

Meest handige werkwijze lijkt me als de conceptantwoorden ma 31/05 einde dag bij MT liggen, dan kijken wij er naar en kan er

1/6 met[Bafgestemd voor het de MAR]OIijn in gaat.
Is dat voor iedereen haalbzar?

Van: 5.1.2e 51.2e | JE @minvws.ni>
Verzonden: vrijdag 28 mei 2021 15:32

Aan: SEEeo minvws.n >;IEEE)BERET© minbuza ni>;
@minvws.ni>;[EEN JENE@minvws.ni>;IEEE

Onderwerp: RE: Vragen jaarverslag 2020

Je antwoord moet ook afgestemd worden met een van FEZ. Volgens een indeling die ik zojuist heb ontvangen is dat nu

Kan per mail

van: [IEEEDNIIERED)MEER© vivws.»
Verzonden: vrijdag 28 mei 2021 14:48

) <i @minvws.ni>;IEEE SEEMeminvws..>;IEE

Onderwerp: RE: Vragen jaarverslag 2020

DokIEEE!

kunjij de vraag mbt who beantwoorden?

zou jij voorzet willen doen voor de Cepi vraag

JEEEk i kt metfEREdan naar de vaccinvraag.

Fijn weekend allen!

Groet
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Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

von: IEEE NCE inv al
Datum: vrijdag 28 mei 2021 2:14 PM

FEE inv. EEN)-SKECI oui... IEEEERE)

) <BEEEC @minvws.nl>
Onderwerp: FW: Vragenjaarverslag 2020

Allen,

Hierbij het overzicht van vragen m.b.t. jaarverslag VWS
Er zijn er drie voor IZ. Deze zullen vandaag in Marjolein worden gezet. . Ze

bij FEZ hebben.willen de beantwoording van de vragen

1 Zijn er ook aanvragen gekomen vanuit de Wereldgezondheidsorganisatie
(WHO) voor extra bijdragen vanuit Nederlands omdat voor 2020 exact het

bedrag is uitgegeven zoals begroot? 1Z- DGV- MZS

1.

1. Wat is de koppeling tussen de Coalition for Epidemic Preparedness
Innovations (CEPI) en het Nederlandse Pandemic & Disaster Preparedness
Center (PDPC) en de uitgaven hiervoor? IZ- DGV- MVWS

i. Voor welke vaccins heeft Nederland een ‘lager tarief’ ontvangen en hoeveel

lager was dit tarief uiteindelijk dankzij de Nederlandse bijdrage aan het

‘Emergency Support Initiative? IZ-DGV-MVWS

Groet EXEC
van:[IEE BEE inves n>

Verzonden: vrijdag 28 mei 2021 13:47

Aan: 5.1.2e ) <]

5.1.2e 5.1.28

< 5.1.2e

51.2e

5.1.2e

@minvws.nl>; 5.1.2e <PERFL (© minvws.nl>;
5.1.2e )RIPE

5.1.2 5.1.2

ibs
il

f

EE512 5.1.2¢
|

5.1.2¢ )

Dminvws.nl>;
5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

51.20 @minvws.nl>;

) BERL @ minvws.nl>;
5.1.2e

(5.1.2e ) <

<BEAN 1]

5.1.2e 6

< 5.1.2 @minvws.nl>;
5.1.2e < 5.12e [@

5.1.2e 4B 5120 [B

5.1.2¢ ) <
MEARS) EAE @igi.ni>;|

5.1.2¢

5.1

5.1.2e

5.1.2e

gurls 5.1.2e

) <EREH@ minvws.nl>;

) <BENELH@ minvws.nl>;

5.1.2e

5.1.2e Dscp.nl>;
5.1.2e @ 5.1.2e )

5.1.2e

5.1.2e ) ]

@ minvws.nl>;

Dminvws.nl>;
@ minvws.nl>;

|
<BR)

5.1.2e

5.1.2e @minvws.nl>;
CRE @ minvws.nl>; ERR

5.1.2e )

. 4 5.1.2e

5.1.28 )

@minvws.nl>; 5.1.2e
¥

) <EEAFNG minvws.n|>; [EEE
5.1.2¢ 5.1.2¢ @minvws.nl>;

5.1.2e ) < 5.1.2e [E minvws.nl>;
5.1.2¢ )

[RL] @minvws.nl>;

@ minvws.nl>;
@ minvws.nl>;

CAFE @minvws.nl>;
ERT @ minvws.nl>;
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5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.5 1. a minvws.nl> J EE
5.1.5 5.1.2e ®minvws.nl>

LS LY Digj.nl>] 5.1.5 A. @ minvws.nl>; 51.2e

PARA @ Minvws.nl>; RAEI @ minvws.nl>; 5.1.2e

: 5.1. Al E 5.1.2e )

@minvws.nl> 1. @minvws.ni>} 5.1.5

5.1.20

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e ) <B FE @ minvws.nl>;
A. ) CHI @ minvws.nl>; 5.1.2e

Dgr.nl>; A. @minvws.nl>; 5.1.2e

5.1.2e @minvws.nl>; 1. A 5.1.2e CRP @ minvws.nl>;

5.1.5 dvc@minvws.nl>; . 512¢
|}

CAP-CIN @ minvws.nl>; 5.1.2e < ik 5.1.2e ) < CREE @ minvws.nl>;
5.1.2 ) JRE Al ) JEREE 5.1.2e )

CRI @ minvws.nl>; 5.1.2e SR @minvws.nl>; 5.1.2e ) <BECRR @minvws.nl>;

5.1.2¢ ) <EAFE @ minvws.nl>; 5.1.2e )< CERWIN minvws.nl> 51.5

5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e ) 4 CAUCE © minvws.nl>;

5.1.2¢ [@minvws.n;| 5.1.2e @ rivm.nl; 5.1.2e = Hf @ minvws.nl>; )
JAE &ici.nl>;| 5.1.2e ) JEERESMN ® minvws.nl>; 5.1.2e

F
AFI © minvws.nl>; i

EEE) ERE @minvws.ni>;| 5.1.2¢ ) JRE 5.1.2¢ )
% 5.1.2e [@ 5.1.2e 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e 5.1.2e @ minvws.nl>; BREE

0 ed ) <BR 5.1.2¢ ) <BEAN @ 5.1.2e )
5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e CARN @ minvws.nl>; 5.1.2e ) <E EH @ minvws.nl>; EEE

BES) < CRIN @ minvws.nl>; 5.1.2e <BR @ minvws.nl>; 5.1.2e ) CRP @ minvws.nl>;
5.1.2e ) <BEAN © minvws.nl>; ) < 5.1.2e &minvws.nl>; 5.1.2e )

<PERPEE(@ minvws.nl>

CCs minvw.

Onderwerp: Vragen jaarverslag 2020

Beste allen,

Hierbij ontvangen jullie het bestand met de toedeling van de vragen over het Jaarverslag. De invoer in Marjolein gaat nu van

start.

De vragen over het rapport van de Algemene rekenkamer volgen later in de middag.

Wij willen de beantwoording van de vragen graag uiterlijk 1 juni 14.00 uur retour in Marjolein bij FEZ hebben.

Ik heb de adreslijst overgenomen van vorig jaar. Mocht je niet meer tot deze groep behoren dan hoor ik het graag per

omgaande. Wil je in dat geval ook aangeven wie jouw opvolger is.

Met vriendelijke groet,

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Directie Financieel-Economische Zaken

Afdeling Budgettaire Zaken

Parnassusplein 5 | 2511 VX Den Haag

Postbus 20350 | 2500 EJ Den Haag

M 06 —

E minvws.nl

e


