804371

To: 5.1.2e minbzk.nl
Cc: 5.1.2e @minocw.nl' @minocw.nl]
5.1.2e

From:

Sent: Fri 7/24/2020 8:37:19 AM

Subject: Re: Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) - Daily update Finance -22 juli 2020
Received: Fri 7/24/2020 8:37:22 AM

Goedemorge

Vanaf vandaag zal imeenemen in de verzending.

Hartelijke groet,

Afdeling Finance

Landelijk Consortium Hulpmiddelen
ret.or AET

Werkdagen:

Verzonden: vrijdag 24 juli 2020 10:15
Aan:
Cc:

@minocw.nl'
Onderwerp: FW: Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) - Daily update Finance - 22 juli 2020

Kun !II ooop de verzendlijst zetten?

Verzonden met BlackBerry Work

van: IEEEI -

Datum: vrijdag 24 jul. 2020 9:57 AM
Aan: >
Onderwerp: RE: Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) - Daily update Finance - 22 juli 2020

Hallofht3
Nee dit overzicht krijg ik niet.
Bij wie moet ik mij aanmelden voor de maillijst?

Groet KIS

Van: (R ETIN @ minbzk.ol]

Verzonden: donderdag 23 juli 2020 18:52
Aco: INERECNN

Onderwerp: FW: Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) - Daily update Finance - 22 juli 2020

Kujg jy dit overzicht ook?
Zo nee. moeten we dat gaan regelen?

Verzonden met BlackBerry Work



804371

Goedemiddag allen,

Hierby de upd?ate van de orders tot met woensdag 22 juli 2020. Er ziju na de vorige dagelijkse rapportage geen nieuwe orders
betretfende de inkoop van beschermingsmiddelen geplaatst. Aan betalingen is gisteren uitgevoerd mdollarbetalingen zijn
omgerekend tegen de Valutakoerste uitvraag voor de finale correctie van het wisselkoers effect over de
periode MRT-JUN-2020 staat nog uit en 1s nog niet verwerkt in de cijfers.

Bij kwaliteitsissues van ontvangen goederen vindt dagelijks afstemming plaats tussen de afdelingen Kwaliteit, Trade en Finance. De
uitkomst van dit overleg is bepalend voor het al dan niet uitvoeren van betalingen door LCH.

De standen invoiced en received Mediq NL zijn bijgewerkt.

Onderstaande overzichten bevatten de financi?le en niet-financi?le kengetallen van het LCH. De volledige rapportage en onderliggende
detailinformatie is in de bijlage bij deze e-mail opgenomen.

EEEDI 01 D661 A0.CA48AB30]

@01D661A0.CA48AB30]

van het ministerie van VWS is toegevoegd aan de verzending van dit bericht.
Mochten er naar aanleiding van deze rapportage nog vragen en/of opmerkingen zijn dan hoor ik dat graag.

Hartelijke groet,

Afdeling Finance

Landelijk Consortium Hulpmiddelen
Tl o RCKET
wetkicer

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusieveljk aan u is
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid
voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by
mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting
from the risks inherent in the electronic transmission of messages.




