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To: 5.1.26 (ESET @ minvws.n!) EEEDNI @minvws. ni];
(IEEE) (BEAEIN @ minvws.n) IEAEL@minvws.ni]
From: 5.1.2e

Sent: Mon 7/5/2021 1:01:25 PM

Subject: FW: ter info verzending mail door Inhuurdesk

Received: Mon 7/5/2021 1:01:25 PM

Goed om te weten denk ik

van: INEEKECNINN)EXE© minvws.ni>
Verzonden: maandag 5 juli 2021 14:37

@ minvws.nl>;

) SEE @minvws.nl>

Onderwerp: RE: ter info verzending mail door Inhuurdesk

Beste ERED

Graag bedrag van 700k ex btw (847k incl. btw) overboeken naar 2080-2.96.06.

Groet,

ver:IEE
Verzonden: maandag 5 juli 2021 14:31

@ minvws.nl>;

minvws.nl>

Onderwerp: RE: ter info verzending mail door Inhuurdesk

Zoals ik begrijp is [EKEZY gedelegeerd opdrachtgever, waarbij de #¥8de opdrachtgever is.

Gaat dat volgens de mandaatregels goed, NC-19 valt onder de In jeder geval een punt van aandacht.

Budget kan over geboekt worden naar 2080-2.96.06.

Zoals besproken horen we spoedig van jou wat het over te boeken bedrag wordt.

Groet,

Van: 2e
:

vrijdag 2 juli

minvws.nl>

2021 16:58

@ minvws.nl>;

minvws.nl>

Onderwerp: RE: ter info verzending mail door Inhuurdesk

HaloICE

Naar aanleiding van onderstaand verzoek heb ik vandaag even rondgemaild en gebeld.
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De keuze is er op gevallen om COVID budget van GMT over te boeken naar de directie Nafase COVID 19. lk heb dan wel het bedrag

nodig (met BTW natuurlijk) jullie budgetgegevens. Budgetplaats was volgens FEZ 2080, maar we konden niet zo snel een

hoofdbudget voor programmamiddelen vinden waar dit dan naartoe kan.

Kunnen jullie me zsm aan beiden helpen zodat we dit nog met de reguliere mutaties bij augustusbrief kunnen laten meelopen?

Verzonden: vrijdag 2 juli 2021 11:14

) EEE minvws.n!>;IEEE
minvws.nl>

Onderwerp: RE: ter info verzending mail door Inhuurdesk

orED
In aansluiting op onderstaande e-mail: is er inmiddels meer bekend? Hoor graag.

Groet, [ERIE]

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verzonden: maandag 21 juni 2021 20:40

Aan: 5.1.2e minvws.nl>

Onderwerp: FW: ter info verzending mail door Inhuurdesk

lk heb vorige week onderstaande mail aan FEZ gestuurd, maar hier nog geen reactie op gehad.

van: EEECNN. minyws.nj>

Verzonden: vrijdag 18 juni 2021 14:28

minvws.nl>; )

@minvws.nl>; minvws.nl>

Onderwerp: FW: ter info verzending mail door Inhuurdesk

Collega’s,

Zie onderstaande mail. Kunnen we dit ergens claimen of met jullie goedvinden dit onderzoek starten en als tegenvaller melden bij

BUR of zijn er andere opties?

Verzonden: vrijdag 18 juni 2021 14:15

minvws.>;[EXEC minvws.nl>;[EE
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JEM eninvws.n>
Onderwerp: FW: ter info verzending mail door Inhuurdesk

Zoals jullie welllicht weten zal VWS in opdracht van de JE een aanvullende onderzoek |aten uitvoeren door Deloitte naar de

inkoop van PBM.

De geraamde kosten ex BTW zijn 490.000 euro (maar daar zit nog een aantal pm-posten in). weet er alles van.

De vraag is nu: welke kolom gaat deze kosten dragen JEBEZE want het is een GMT-onderzoek of de 8&8kolom omdat de FREES

opdrachtgever is).

Jullie directeur gaf aan dat het aan de FA's is om dit uit te zoeken / op te lossen.

Zouden jullie dit vraagstuk, voor zover al niet gebeurd, willen oppakken?

Dank en een goed weekend alvast.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

vibe IE
E-mail: minvws.nl


