1457334

To: ( 5.1.2e @ minvws.nl

ce: ¥P -l EOEY KB (EYE KT i .1 INENECNNAE KN
EEEE @mrkoreander.nI[EZ3@mrkoreander.nl]

From:; AVB

Sent: Tue 9/22/2020 8:39:34 AM

Subject: RE: MINVWS_200911_ Offerte vertaalronde

Received: Tue 9/22/2020 8:39:41 AM

MINVWS 200911 - berekening totaalbedrag.xlsx

Goedemorgen mevrouw

Zoals reeds aangekondigd bij hebben wij meerkosten gemaakt in dit project, omdat de 750 woorden waarop de
offerte was gebaseerd, 1.200 bleek te zijn bij aanlevering van de te vertalen tekst.

In de bijlage heb ik de overschrijding uitgeschreven.

Graag ontvangen we een bijgewerkte opdrachtbrief,

Met vriendelijke groet,
AVB Vertalingen

Ouderkerkerlaan 50

1185 AD Amstelveen
5.1.2e

www.avb-vertalingen.nl
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Dit e-mailbericht kan vertrouwelijke informatie bevatten en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Indien de e-mail bij vergissing bij u terecht is
gekomen, verzoeken wij u om telefonisch of per e-mail contact met ons op te nemen en het mailtje te verwijderen zonder de inhoud te gebruiken of onder derden
te verspreiden.

The content of this email is confidential and intended for the recipient specified in message only. It is strictly forbidden to share any part of this message with any
third party, without a written consent of the sender. If you received this message by mistake, please reply to this message and follow with its deletion, so that we
can ensure such a mistake does not occur in the future

Van: , E ) <@minvws.n|>

Verzonden: donderdag 17 september 2020 11:45

AanBEREREEER @ avb.nl>
cc: AN BEI 0 (EEN) EE o v >; SEEEY 2 EEN > BB eroreander.

Onderwerp: RE: MINVWS 200911 Offerte vertaalronde

Geachte mevrouw

Bijgaand ontvangt u, zoals afgesproken, de ondertekende opdrachtbrief voor de vervolgopdracht zoals genoemd in uw offerte
met nummer 200911.

Met vriendelijke groet,
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Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Programma Realisatie digitale ondersteuning

Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag
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Verzonden: woensdag 16 september 2020 12:23
Aan: @avb.nl' avb.nl>

cc: , BRG] (EAEDN) ERETN o rinvws . 1>; EXEREREREEN <3 ez >; EEER @ m rkoreander.nl

Onderwerp: MINVWS_ 200911 Offerte vertaalronde

Beste mevr'ouw

Bijgaand treft u de opdrachtbrief voor de vervolgopdracht zoals genoemd in uw offerte met nummer 200911. In de
opdrachtbrief wordt, zoals u inmiddels van ons gewend bent, verwezen naar de algemene Rijksvoorwaarden voor het uitvoeren
van opdrachten cq. verrichten van diensten.

De Rijksvoorwaarden zijn als bijlage aan de mail toegevoegd.

Voorts staan in de opdrachtbrief de facturatiegegevens opgenomen. Bijgaande financiéle bijsluiter beschrijft de voorschriften
voor het factureren van producten en diensten aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De opdrachtbrief doorloopt parallel nog het formele parafeerproces, maar spoedshalve ontvang u deze nu alvast in uw mailbox
(aangezien de vertaling met spoed moet worden gedaan). Het geparafeerde exemplaar ontvangt u zo spoedig mogelijk door
middel van een nazending.

Mocht u naar aanleiding van bijgaande stukken nog vragen hebben, dan hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

ﬁ 5.1.2e

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Programma Realisatie digitale ondersteunin
Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag |m




