1453206

Van:
Onderwerp: RE: Geld CoronaMelder 2021
Datum: woensdag 16 december 2020 21:43:40

Prima. Weet dat we voor volgend jaar afspraken gaan maken voor de horging van CM bij een
beheersorganisatie.

Dus ja tegen de begroting met een slag om de arm als het gaat om de bestedingen.

Grt

van: ) <P ETI invws.nl>
Verzonden: woensdag 16 december 2020 21:24

Aan: EEE ZE. (IBFY) <BEEEE invws.nl>; IIEEIE, BEA. (EEEEDN)
<EEEETIO invws.nl>; ISR, . (MEXECH) <|NERERE minvws.nl>

CC: ' BRI BT - SEEESEETN) <[EREIRS minvws.nl>; INEECEEE.
() EEFTI @ minvws.nl>

Onderwerp: RE: Geld CeronaMelder 2021
Hi all,

Zoals aangekondigd, hierbij nog twee aanpassingen:

o [EEEXMcxira voor inzet paid media (denk aan zaken die sowieso aan moeten blijven
staan, zolang CoronaMelder in de lucht is, zoals google SEQ. Maar ook aan het
onderhoud van aandacht en de snelle inzet van betaalde media aan de hand van actuele
zaken.

e 21% btw. Ik was vergeten dat || inclusief BTW had aangevraagd.

is het oke dat we dit zo doorzetten naar | EEIE on EEEZE

Van: EIEEEENEENEIE )

Verzonden: dinsdag 15 december 2020 09:08

Aan: BB, 3E. (IEETN ) NEEEEEDNNNN Y minvws.nl>

CcC: <susanBsusansukkel.nl>; CENEESEEEETN ) JERFE@ minvws.nl>; IHEEIN,
B e (HEECH) <N i vs.nl>; IR, . (IEEECE) <HREEECE minvws.nl>;
EEENEFENEEFT ) <HEEET ) minvws.nl>

Onderwerp: Geld CoronaMelder 2021

o2 K o (o< IR
Afgelopen week samen met gewerkt aan begroting. Bijgaand de

verwachte kosten voor Communicatie CoronaMelder voor 2021. (Dit is inclusief partnerships

51.2b ).

Laat je weten wat je ervan vindt? Hoor wel of en wanneer je het wilt bespreken. De deadline
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van INGEEXEM s -; 15 .

Met vriendelijke groet,



