1360557

To: @icdk.ni]; ] I @ cdk.n); EEED X R IEEEDNN @ | cdk.ni];
BEAE ]

Cc: @minvws.nl]; BE@diensttesten.nI@E@diensttesten.nl]

From

Sent

Subject: RE: AANVRAAG SPOEDBETALING: Benelux Medical

Received: Tue 5/25/2021 10:46:24 AM

RE: Nieuwe order Benelux Medical voor aangepaste prijs.eml

Ik heb als extra info mijn eerdere mail met opmerkingen en mogelijke oplossing -gestuurd op 17 mei -bijgevoegd, zie bijlage hierbij.

Groet

van: 0. NI 16 (D

Verzonden: dinsdag 25 mei 2021 10:20

et N KN <RI > XY Y RN o>

@minvws.nl>

Onderwerp: RE: AANVRAAG SPOEDBETALING: Benelux Medical

Collega’s,
Deze facturen zijn niet juist, prijs niet en facturering per maand niet.

@ Inkoop: graag in contact met leverancier zorgen voor juiste facturering, rekening houdend met wel bekende financiele kaders.

Groet,

Verzonden: vrijdag 21 mei 2021 13:06

Onderwerp: RE: AANVRAAG SPOEDBETALING: Benelux Medical
Urgentie: Hoog

Besteg 5.1.2e
De leverancier vraagt waar de betaling blijft.
Kunnen jullie aangeven wat de status is.

Groet,

5.1.2e

Verzonden: woensdag 19 mei 2021 17:57

G chk.nl>; 5.1.2¢ B G chk.nl>W>

@ minvws.nl>

Onderwerp: Re: AANVRAAG SPOEDBETALING: Benelux Medical

Hoin de rest.

Akkoord. Deze afspraak is gemaakt met de leverancier en moeten we dus nakomen. Op de leverancier is een grote druk
uitgeoefend om zelftesten te leveren, dus graag spoed erop, we willen niet dat de leveranciers ons onbetrouwbaar
vinden.

Ik ging er eigenlijk vanuit dat deze al betaald zou worden vandaag.
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Met vriendelijke groet,

= EEmEn

Dienst Testen

erie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Parnassusplein 5 | 2511 VX Den Haag | Etage
Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag

5.1.2e

5120 LIS

http://www.rijksoverheid.nl

Aanwezig

From:< lcdk.nl>

Sent: W
To: ccrt> SRR EEE M o minvwis. o>
Cc 2e |5 < 2e @ minvws.nl>

Subject: FW: AANVRAAG SPOEDBETALING: Benelux Medical

Deze kan nu echt niet langer blijven liggen. Deze MKB-er moet betaald.
Graag akkoord en opdracht voor spoedbetaling van vooruitbetaling voor:
1x 30% vooruitbetaling over de hele order (zonder bankgarantie) en

1x 70% over de eerste levering.

wiI jij opvolgen en overnemen ajb?

Met vriendelijke groet,

Dienst Testen

‘Mmls erie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Parnassusplein 5 | 2511 VX Den Haag | Etage
Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag
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http://www.rijksoverheid.nl

Verzonden: woensdag 19 mei 2021 10:26

aan: SEIIEE cat ol R E TR s >

Onderwerp: RE: AANVRAAG SPOEDBETALING: Benelux Medical
Urgentie: Hoog

Bestef Rl

Hoe krijgen we deze facturen deze week nog betaald.

1x 30% vooruitbetaling over de hele order (zonder bankgarantie) en
1x 70% over de eerste levering.

Laat ikde spoedprocedure in gang zetten of is FA inmiddels zover in de Haastprocedure dat de betaling deze week kan
worden overgemaakt?

Groet,

Van: Icdk.nl>

Verzonden: dinsdag 18 mei 2021 11:32

@ minvws.nl>

@lcdk.nl>
Onderwerp: Fw: AANVRAAG SPOEDBETALING: Benelux Medical

mnnen we hier even over overleggen? Mijn VWS nummer doet het niet altijd, kan je me bellen op
?

Met vriendelijke groet,

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Parnassusplein 5 | 2511 VX Den Haag | Etage
Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag

'. .............................................

5120 LI

http://www.rijksoverheid.nl

Aanwezig 5.1.2e
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From:< lcdk.nl>

Sent: Tuesday, May 18, 2021 11:08 AM

To: BEH BEARE lcdk.nl>
(o] 5.12e |512 @minvws.nl>;E@diensttesten.nl<=@diensttesten.nl> 5.1.2e AN @ minvws.nl>

Subject: AANVRAAG SPOEDBETALING: Benelux Medical

Bestef Rl
Zie bijgevoegd. Zoals je weet zit het facturatieproces vast. |k heb daar ontzettend veel last van, want leveranciers bellen mij de hele
dag met vraag waarom wij ons niet aan onze afspraken houden.

De e-facturatie verplichting zorgt voor vervelende problemen, omdat de digitale template facturen van de e-facturatie
tussenpersonen weinig mogelijkheden biedt om een splitsing in vooruitbetaling en reguliere (na)betaling goed te faciliteren.

Dit is er zo een. Ik heb maandagochtend gevraagd om een Haastbetaling zonder bankgarantie. Ik zie niet dat de haastbetaling van
de grond komt. Men verzandt in hoe de factuur er uit moet zien, procesbeschrijvingen, instructies die moeten worden opgesteld,
organisatie en communicatie tussen FA/FDC, verzoeken die niet kunnen worden ingewilligd.

De vooruitbetaling moet deze week geregeld zijn.
Graag je akkoord voor spoedhetaling.

Met vriendelijke groet,

Dienst Testen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Parnassusplein 5 | 2511 VX Den Haag | Etage
Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag

@lcdk.nl
ttp ://www.rijksoverheid.nl

Verzonden: dinsdag 18 mei 2021 9:21

Onderwerp: RE: Nieuwe order Benelux Medical voor aangepaste prijs

Bestem

Wie gaat er vandaag contact opnemen met de onderstaande personen om deze haast betaling zonder bankgarantie mogelijk te
maken?

Vanmiddag moet deze betaling echt zijn ingepland, anders moet ik een spoedbetaling gaan aanvragen.

Graag je antwoord.
Groet,

Verzonden: maandag 17 mei 2021 13:37
Aan:@diensttesten.nl;mggminvws.nb
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Onderwerp: RE: Nieuwe order Benelux Medical voor aangepaste prijs

Dank voor je onderstaande e-mail.

Ik begrijp dat er veel eisen gesteld worden aan de factuur en het proces van het betalen van een factuur geen afwijking verdraagt.
Daarbij gaat het betalen van een factuur aver zoveel schijven... Het vereist van jou al een ellenlange e-mail om te proberen zoiets
ingewikkelds over te brengen.

Ik wil graag voorkomen dat ik iets niet helemaal juist over breng, en dat daarom nog meer vertraging optreedt bij de betaling van
de factuur. Bovendien ken ik de mogelijkheden van het aanmaken van een e-factuur niet. Wil je ajb met de leverancier afstemmen
hoe precies de factuur eruit moet komen te zien, zodat deze betaalbaar gesteld kan worden?

Benelux Medical

Tel.

Groet,

Van: E@diensttesten.nl <ﬂ@diensttesten.nl>
Verzonden: maandag 17 mei 2021 12:39

PN s 120 ] 5120 «
1. @|cdk.nl>; 5.1

@minvws.nl>

@minvws.nl>; [EKECIIN, IEKEDN. B B

Onderwerp: RE: Nieuwe order Benelux Medical voor aangepaste prijs

Fijn dat nu :
-de overeenkomst en de brief de juiste prijs weergeven en getekend zijn.
-de leverancier voor de eerdere facturen met de onjuiste prijs, creditfacturen stuurt.

Maar...:

* De factuur 20163 van Benelux voor een bedrag vanjjJEXEEZJ is oniuist, omdat deze een prijs aangeeft van
voor in totaal alle producten die geleverd worden. Vermelding van voorschot en percentage staan niet op de factuur. lk
kan herleiden daticBA-38 30% is van de afgesproken prijs vanmeuro, maar dat staat niet op de factuur, dat maakt de
factuur niet juist. Deze factuur zal wederom gecrediteerd moeten worden.

e |k zei 4 facturen van 2 verschillende leveringen in april ( zie bijlagen 20153, 20154, 20155, 20156). Het betreft de leveringen
april, deze leveringen zijn nu gesplitst gefactureerd in 30% en 70% korting. De facturen met benoeming korting zijn niet
herkenbaar en voldoen niet als voorschot- en afrekenfacturen. Hieronder ga ik in op de mogelijke oplossing / behandeling
van deze facturen.

De vraag om deze 4 facturen van april met spoed te betalen en om hiervoor vooruitbetaling te doen, kunnen we niet inwilligen.
We hebben eerder voor een gelijksoortige aanvraag van jou een uiterste uitzondering gemaakt voor een spoed betalingen en
daarop heeft aangegeven dat we de zaken nu op orde gingen krijgen. Er is toen nog veel vertraging opgetreden door het
ontbreken van de bankgarantie met FDC ( vandaar c, dus ook daar zit een reden om in dit geval geen spoedbetaling te doen
vanwege het ontbreken van de bankgarantie.

Als ik naar mogelijke oplossingen kijken:

De koninklijke weg is dat jijwederom voor deze facturen de leverancier uitlegt dat de term korting geen bevoorschotting
aangeeft en dat op de afrekenfactuur van 70% meer gegevens moeten worden vermeld, zoals op welke factuur de 30% is betaald,
zodat verwerking daarvan kan plaatsvinden.

De leverancier is nu al een flinke tijd bezig met het pogen juist te factureren en mogelijk kunnen we ze bij uitzondering tegemoet
komen.
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Het helpt in dat geval als we weten of de leveringen al gedaan zijn in april.

Als dat het geval is, dan zouden we kunnen overwegen om als uitzondering deze 4 facturen april, met akkoord op de prestatie, via
de haastbetaling betaalbaar te stellen. Ook al verdienen ze geen schoonheidsprijs, we lopen dan immers minder risico als de
levering al heeft plaatsgevonden. Dit alleen als ze in het vervolg wel de facturen juist insturen.

@mmdien akkoord van jou, dan stuur ik de facturen door voor prestatieverklaring.

Bijkomende vraag: - volgens het contract zou de 2° levering april 2 miljoen stuks zijn, we hebben nu een factuur voor 500Duizend
stuks gekregen, vandaar dat ikB:EREMIn de cc zet in haar rol als prestatieverklaarder. Oordeel wat te doen met dit feit en of
betaling van factuur kan plaatsvinden voor 500Duizend stuks in plaats van 2 miljoen stuks, ligt bij haar.

Blijft een structurele oplossing nog niet gevonden.

@ ik stel voor dat je contact zoekt met de leverancier om de factuur vaeuro te laten crediteren en dat ze
juiste facturen sturen.

Houd in de gaten dat dit afhankelijk is van wat we voor de 4 facturen april afspreken.

Je hebt inmiddels voldoende informatie van ons gekregen om dit met de leverancier af te kunnen spreken, zie eerdere mails van
mbt handelswijze voorschotten. Indien vastgehouden wordt aan de vooruitbetaling, dan graag zorgen dat de leverancier
dit juist en met voldoende verwerkingstijd voor VWS aanlevert, zodat er geen spoedbetalingen nodig zijn.

Groet,

van: BEEDS Icdk.nl>

Verzonden: maandag 17 mei 2021 10:08
Aan: [ERFE N| S.1.2e |Bq 5.1.2e @minvws.nl>;n@diensttesten.nl

T Dminvws.n> SEE et

Onderwerp: Nieuwe order Benelux Medical voor aangepaste prijs

sestIEKECN

Zie bijgevoegd voor de nieuwe orderbrief voor aangepaste prijs.
Benelux Medical crediteert de cude facturen voor hogere prijs, en heeft reeds nieuwe facturen ingediend voor juiste prijs.

Graag spoedprocedure voor vooruitbetaling van de eerste 30% op de gehele order.
Ook met deze leverancier is afgesproken dat geen bankgarantie wordt gesteld. Leverancier is al begonnen met leveren. De eerste
1milj. testen zijn reeds geleverd.

Wil je ajb even laten weten, zodra de vooruitbetaling klaarstaat voor prestatieverklaring? Wij vooruitbetaling nu z.s.m. doorvoeren.

Met vriendelijke groet,

Dienst Testen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Parnassusplein 5 | 2511 VX Den Haag | Etage
Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag

I o ol

http://www.rijksoverheid.nl
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van: INEECEETIN B O (EEETD) ERERNN o minvws.ni>

Verzonden: maandag 3 mei 2021 15:42

Aan: S <BEREEE @ minvws.nl>

G minvws.nl>; 5.1.2e <M>
@lcdk.nl>

Onderwerp: RE: Welke document is het meest rechtsgeldig?

De order bevat een hogere prijs dan de overeenkomst.

De order is eerder gesloten dan de overeenkomst.

De bladzijde met het lagere tarief in de overeenkomst is door beide partijen geparafeerd.
In artikel 8.3 staat een vier hoeken clausule (alleen hierin staan alle afspraken).

Artikel 8.4 zet alle eerder gemaakte afspraken opzij.

Kortom: alleen de prijs vanfElilf4ll is overeengekomen.

Maar, de volgende controle is nog nodig:

Wel staat in 7.2 een meerkosten opslag indien deze mogelijkheid niet bij de contractspartij is. Wellicht speelt dit.

Mogelijk dat de prijs in de overeenkomst dan toch een vergissing is: dit zal dan moeten blijven uit e-mailverkeer

NB: er zal ook nog een controle moeten komen op de ontheffing (is deze nog steeds in stand?).

Is er een vergissing gemaakt in het contract (aantoonbaar: bijv uit mailverkeer blijkt dat per ongeluk E&®idis opgenomen). Zware
toets want een dergelijk getal komt niet uit de lucht vallen.

Kortom: factuur moet gebaseerd zijn op enzij het verschil over meerkosten opslag gaat en vaststaat dat dit speelt en tenzij
uit mailverkeer aantoonbaar blijkt dat dit een fout is..

Eris geen betalingsverplichting als de CE ontheffing is komen te vervallen. Daarom moet dit bij iedere factuur gecontroleerd
worden.

croe JERERN

Verzonden: donderdag 29 april 2021 16:20

) minvws.nl>
minvws.nl>; < ledk.nl>

Onderwerp: Welke document is het meest rechtsgeldig?

Met leverancier Benelux Medical hebben we 2 getekende documenten voor de levering van zelftesten.

[o(ef) 512§ 5.1.20

Als eersmjhtvemtrekking offerte op 24 maart 2021 alleen getekend door |EEES] IEEEZN voortesten a
totaal €
Als tweede een getekend contract op 14 april door beide partijen voortesten 3 €

De facturen die we hebben ontvangen zijn tegen de hogere prijs van €

Volgens mij had de factuur prijs fEli-Bmoeten zijn geweest aangezien dat een 2-zijdig getekend contract is op een later tijdstip.
Klopt dat?

Met vriendelijke groet,

Dienst Testen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Huis ter Heideweg 62| 3705LZ | Zeist
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Parnassusplein 5 | 2511 VX Den Haag |[ERE-C
Postbus 20350 | 2500 E] | Den Haag

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd_ Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de
afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het
elektronisch verzenden van berichten

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the
sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.



