To: 5.1.2e @minvws.nl )@minvws.nl]
Cc: 5.1.2e [ @minvws.nl]; @minvws.nl]

From: 5.1.2e )
Sent: Thur 11/26/2020 9:58:48 PM
Subject: RE: VERZOEK akkoord: Inkoop antigeentesten Abbott +Roche (RSN januari 2021
Received: Thur 11/26/2020 9:58:49 PM

Akkoord
Groet

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

van: [IEEETN) < IEEXETIN @ ninvws ol

Datum: donderdag 26 nov. 2020 6:56 PM
Aan:
Kopie: ) )

Onderwerp: VERZOEK akkoord: Inkoop antigeentesten Abbott K+ Roche anuari 2021

Hallo 5.1.2e

Hierbij verzoek voor financieel akkoord op bijgevoegde offertes.
Hiervoor wordt dan de nog bestaande ruimte onder het mandaat ingezet.

Omdat [Ty ziek is, heb ik dit afgestemd met van FEZ.

Met vriendelijke groet,

Van: 5.1.2e @Ichulpmiddelemnl:\-

Verzonden: woensdag 25 november 2020 15:09

) SR minvws.ni>

@Ichulpmiddelen.nl>
Onderwerp: Inkoop antigeentesten Abbott (EEEENE+ Roche IIEEEEEMlianuari 2021

Kan jij bijgaande offertes aanbieden bij [ IEEEIM voor een fin. akkoord vanuit VWS?

Roche:

°testen vooxcl btw voor januari 2021

* Zie bijlagen 1 & 2

Abbott:
- esten vooxcl btw voor januari 2021.
* Zie bijlage 3

Met vriendelijke groet,

51.2e¢
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