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To: @rivm.nl]
Cc @rivm.nl];IEEE EEF @rivm.nl]
From:

Sent: Thur 10/15/2020 6:10:12 AM

Subject: Doorst: Motivering 0.7

Received: Thur 10/15/2020 6:10:13 AM

Motivering 0.7.docx

HolERES

Hier z1;n we al een tijdje mee bezig, maar nog geen ch betrokken (sorry, vannacht ineens bedacht !) Ik ben accoord, maar

moet er nog iemand accoord gaan? Gaat om uitbreiding sequencers zodat we meer kunnen testen en bij storing niet uitvallen

door backup. Financiering wit corona budget, 1s daar ook voor bedoeld. Onderhands aanbesteden mag 1vin crisis.

5.1.2e

Van: IEEE SEE Givin ol
Datum: 14 oktober 2020 om 15:01:13 C

<]

IEEE@xivin nl
Onderwerp: RE: Motivering 0.7

Om zo volledig mogelijk te zijn, is het document nog wat aangepast: in de bijlage de meest recente versie: 0.7.

E-Ngraag ook jullie check op het aangepaste document.

is de |IIIIIIEEN© <<oord dient te gaan met het document, geen financieel

eindverantwoordelijke.

Wanneer iedereen akkoord is, kan er inderdaad tot aanschaf worden overgegaan.

Met vriendelijke groeten,
5.1.2e

Inkoop Uitvoerings Centrum

5.1.2e

T06 5.1.2e 5.1.2e

INsite Inkoopuitvoeringscentrum (IUC)

trom: IKE SEE.i>
Sent: woensdag 14 oktober 2020 10:12

To: §.1.2e ] 5.1.2e @rivm.nl>

Cc: 5.1.2e <A BL @rivm.nl>

Subject: FW: Motivering 0.4

& ce
Zie bijgevoegde document m.b.t. motivering voor onderhandse aanbesteding van de NextSeq
onderhoud voor 5 jaar EEE voor 4 jaar, 1° jaar is garantie). Er komt hier nog een a oor de

hoeveelheid reagentia die we verwachten te gebruiken, dit zal tot 10 runs per maand zijn aan reagentia

per maand). Kan jij alvast het document contr kkoord geven voor het NextSeq deel? Omwille de haast

vragen en in parallel akkoord bij voor de MiSeq) ena(financieel
eindve ordelijke), respectievelijk. Als iedereen akkoord is kunnen we overgaan tot aankoop, toc 5.1.2e

Het document voor de GridION volgt later vandaag.

Alvast bedankt, groeten,
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National Institute for Public Health and the Environment (RIVM)

http://www.rivm.nl

5.1.2¢

Erasmus Medical Centre | Viroscience Laboratory
3015 CE Rotterdam, the Netherlands

From: 5.1.2e

Sent: woensdag 14 oktober 2020 10:02

To: INEKEDNN<MEXEDM@ ivn n>; JE orivn.nl>
Subject: RE: Motivering 0.4

1k heb maar een aanvulling, betreft inschatting v/d reagentia kosten. Wij verwachten tot ~540.000 euro per jaar
aan reagentia nodig te hebben voor de NextSeq. Maar realistisch gezien hopen we/denken we dat we niet een heel

jaar op volle capaciteit hoeven te draaien. Uiteraard is er een onzekerheid wat betreft tekorten qua

disposables/reagentia en personele bezetting, in geval van schaarste krijgen de “standaard” diagnostische testen,

uiteraard, voorrang over NGS.

Ik stuur deze versie gelijk door naar [| EE o<a

Groeten,

—
National Institute forPublic Health and the Environment (RIV)

http://www.rivm.nl

5.1.2e

Erasmus Medical Centre | Viroscience Laboratory
3015 CE Rotterdam, the Netherlands

Sent: dinsdag 13 oktober 2020 18:43

To: IIEEEDNNEEE© iv; [ESECH HEED ov. >

Subject: Motivering 0.4
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Ho [ERE een paar tekstuele aanpassingen. Dank voor de voorzet. croe: JEAERS


