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To:
From: )

Sent: Mon 10/12/2020 3.55:28 PM

Subject: RE: opdracht aanschaf sneltesten periode tot de zomer
Received: Mon 10/12/2020 3:55:29 PM

@minvws.ni]; [NENEXETSN) MEEEDNN @minvws.n]

Ja dat klopt

Van: 51 5.1.2e )@minvws.nl>

Verzonden: donderdag 8 oktober 2020 10:22

Aan: [ICEECNN) IEEERM @ minvws.ni>; SHE ) <SEEEE @ minvws.ni>

Onderwerp: FW: opdracht aanschaf sneltesten periode tot de zomer

eest< INERE

Ik geef jullie alvast een voorwaarschuwing op verzoek van LCH. Klopt het dat in plaats van de bevoegdheid tot
goedkeuring bij jullie ligt?

Groet

mgminvws.nl

+
Van: ERWLIN @|chulpmiddelen.nl>

Verzonden: donderdag 8 oktober 2020 09:24

Aan: 51 5.1.2e minvws.nl>

<IEAEEl @ Ichulpmiddelen.nl>; @Ichulpmiddelen.nl>;)
@ minvws.nl>

Onderwerp: RE: opdracht aanschaf sneltesten periode tot de zomer

Ik krijg onderstaande door, dus dan is het directie GMT:
Ter info: is vorige week donderdag gestopt en heeft overgedragen aan de directie GMT.

Van: 5.1.2e
Verzonden: donderdag 8 oktober 2020 09:23
Aan: 51 5.1.2e minvws.nl>

<A@ Ichulpmiddelen.nl>; mg@lchulpmiddelen.nb;)

@minvws.nl>
Onderwerp: RE: opdracht aanschaf sneltesten periode tot de zomer

moet alle orders boven 5 min goedkeuren
Van: S RS @ ninvws.n >

Verzonden: donderdag 8 oktober 2020 00:46
Ichulpmiddelen.nl>

@ichulpmiddelen.ni>; [ EESNNN HEEERN® chulpmiddelen.ni>; [NEEEDNINN
@ minvws.nl>

Onderwerp: RE: opdracht aanschaf sneltesten periode tot de zomer

Bedoe! je echt [NEXEZIN of INEEEECENN

Gr

512e

minvws.nl
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Van: @Ichulpmiddelen.nl>

Verzonden: woensdag 7 oktober 2020 18:07
Aan: 51 size B 512e [QInNERI

<Al @Ichulpmiddelen.nl>; m@lchulgmiddelen.nl>; )

@ minvws.nl>
Onderwerp: RE: opdracht aanschaf sneltesten periode tot de zomer

de offerte van Abbott gaat vanavond nog naar JZ. Wat handig is, is om alvast in te lichten over deze order,
deze moet vanuit LCH ook nog door hem geaccordeerd worden.

Verzonden: woensdag 7 oktober 2020 14:47
Aan: Ichulpmiddelen.nl>

< @ichuipmiddelen.ni>; EKECINNN JEXE o chulpmiddelen.n!>; NNEXECNN)

@ minvws.nl>
Onderwerp: opdracht aanschaf sneltesten periode tot de zomer

EESE 51,2

Dank voor deze update.

Zoals telefonisch aangekondigd: op verzoek van mijn [EXES IIEEEZN. oc<f ik je bij deze de opdracht om van de B&D en
Abbott antigeentest een order te plaatsen van 1 miljoen stuks per maand voor 8 maanden (nov 2020-juni 2021).

Dat betekent dat wij aanvullend op de reeds geplaatste of nog te plaatsen orders voor oktober zoals hieronder geschetst
uitkomen op orders die in totaal uitkomen op 21,3 min stuks. Klopt mijn optelsom?

VWS is zich bewust van het feit dat deze aanschaf vooruitloopt op de analyse van de vraag. Ook begrijpen wij dat deze orders
buiten de gebruikelijke route van aanbesteding om verloopt. Het formele akkoord hiervoor is reeds gegeven door de SG (zie
eerdere mails).

Met vriendelijke groet

Van: @Ichulpmiddelen.nl>

Verzonden: dinsdag 6 oktober 2020 18:13

minvws.nl>

cc: Ichul middelen.nl>; m@lchulgmiddelen.nb

Onderwerp: antigeen testen update orders/proces/toekomst

en ik hebben het eea uitgezocht mbt de antigeentesten en het (juridisch complexe) proces daaromheen:

Het proces dat nu heeft afgesproken met JZ (nav van dit gedoe) is als volgt:
1)LCH regelt offertes en voorwaarden en onderhandeld

2)Na onderhandeling met advies LCH naar JZ VWS

3)Met advies JZ VWS naa EEEZN

ARRIFEN keurt goed (of af, dan gaat 5 niet door)

SRR plaatst de order (normaal goedkeuringsproces 1-2 dagen)
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Daarnaast een update mbt de orders:

Order geplaatst en goedgekeurd door team-lead lab:

- Abbott 1.2M

- Mediphos 1.1M

- Quidel alleen validatie (en wetenschappelijk akkoord met RIVIV)

- Roche alleen validatie

- BD alleen validatie (100.000 stuks, leveringen starten volgende week)

Nog te plaatsen:

- Roche 1.2M = wacht op akkoord VWS JZ mbt FHI voorwaarden of bestaande garantieovereenkomst

- BD 1.2M = Offerte is nu binnen (vandaag pas), gaat gewoon via Mediq, want BD is akkoord met onze voorwaarden
- Quidel = 6 x 100.000 stuks (ze kunnen maar 100.000 per maand, vanaf januari kunnen ze productie ophogen)

Extra opmerking:
-BD is door de validatie : offerte wordt voor 1-2M testen per maand voor 6 maanden wordt opgevraagd .

Het is echt wel noodzakelijk voordat we een order kunnen plaatsen voor 6 maanden om de benodigde aantallen te hebben per
type test:
-antigeentest met apparaat

-volledige traceerbaarheid patient

-aansluitbaar op CoronIT
-antigeentest zonder apparaat

-Geen track&trace, kans op patientverwisseling

-Geen aansluiting CoronlT

-Groter risico op gebruik buiten zicht testbeleid (vooral negatieve uitslagen niet in beeld bij GGD, %postivity niet meer
zuiver)

Zou jij ons willen voorzien van deze aantallen zodat we aan de slag kunnen en ook een 2° validatieronde kunnen initieren?

Met vriendelijke groet,

Landelijk Consortium Hulpmiddelen

E: P @ chulpmiddelen.nl
Algemene inkoopvragen: @lchulpmiddelen.nl



