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To: @minvws.ni]; K IEEECN @ minvis.ni]
Cc: @minvws.nl]
From:

Sent: Tue 10/13/2020 7:54:37 AM

Subject: RE: Order Quidel antigeentesten
Received: Tue 10/13/2020 7:54:38 AM
FW: Order Quidel antigeentesten.eml

Ik zal een voorstel doen zodat we op dagelijkse basis inzicht hebben op basis van de dagelijkse rapportages van Mediq.

In de bijlage zie je een mail die ik gisteravond voor EEER maakte om zan EElte sturen. Kun je daar iets mee,

Groet,

PS: vandaag tot vijf uur minder goed bereikbaar vanwege een cursus.

van: NN SEXE e minvws.nl>

Verzonden: dinsdag 13 oktober 2020 09:30

TS BOE - EEN SR s

CC: 5.1.2e ) < 5.1.2e @minvws.nl>
Onderwerp: FW: Order Quidel antigeentesten

5.1.2e

Ik wil graag met jullie afspreken hoe wij vanuit VWS het overzicht op de financién LCH behouden en wat daar evt verder voor
nodig is.

Houdt FEZ dit plaatje bij?
Ik zou het op prijs stellen als we een periodiek overzicht hadden (frequentie?)

Mijn beeld ten aanzien van de vragen van|EEES)
- Orders benedenhoeven geen akkoord van VWS - tenzij er nadrukkelijk wordt afgeweken van inkoopprocedures
- De laatste twee vragen houden verband met het overzicht. Kunnen jullie mij dat leveren?

Groet en alvast dank

Van: SR @ Ichulpmiddelen.nl>

Verzonden: maandag 12 oktober 2020 20:34
5.1.2e @ minvws.nl>;
B 52 5.1.2e <

5.1.2e @ minvws.nl>;

6.1.2e 5.1.2e

) SEEE e minvws.ni>; [IEEE

@minvws.nl>

Onderwerp: Re: Order Quidel antigeentesten
Aan allen,
Ik heb wat duidelijkheid nodig s.v.p.

1- Mandaat ruimte. Overeenkomsten moeten binnen de afgeven mandaat ruimte worden gerealiseerd. Ophoging van
mandaat gebeurd via GMT.

Een aantal lab-orders die vandaag zijn aangeboden lijken het totaal aan mandaat ruimte te boven te gaan. Dat wordt nu
eerst via finance van het LCH in kaart gebracht. Dit komt voort uit het feit dat nu niet voor aankoop testen nodig
is, maar zeer veel meer. Deze behoefte loopt via de COVID-19 directie.

2- Overeenkomsten werden en worden altijd door VWS goedgekeurd, waarna Mediq de overeenkomst sluit. Dat betekent
dan ook dat er voor een overeenkomst mandaat ruimte is, lees financién beschikbaar zijn, anders wordt die niet
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goedgekeurd. Lees mag niet voor goedkeuring worden aangeboden.

Orders binnen een goedgekeurde overeenkomst werden voor minder dan goedgekeu rd door LCH, = procedure
Mediq, die is afgestemd met VWS. Boven de s goedkeuring van VWS nodig, anders zal Mediq (in beide situaties) de
order niet plaatsen.

Mail van van vandaag 18:26 lijkt nu aan te geven dat ook voor orders ondeoedkeuring van

VSW/GMT nodig is. GRAAG HIER DUIDELIJKHEID OVER VANUIT GMT

Finance LCH houdt samen met Mediq bij of er genoeg cash flow voorhanden is om facturen van leveranciers etc. te
betalen.

Ik heb de beleving dat er een aantal weken geleden al BEEEISN van de toenmalige mandaat ruimte die nog beschikbaar
was binnen het mandaat van , zou worden overgemaakt aan Mediq. Dat vond plaats binnen de discussie om
naast de al voorziene aangegane verplichtingen, ook voor aan testen te gaan aankopen. GRAAG VANUIT VWS EEN
STATUS UPDATE OVER DEZE BRI

Kort later is om een mandaat ophoging vaevraagd i.v.m. aankoop van extra handschoenen. Daarvan kwam het
bericht retour dat dit akkoord was. Graag zou ik een laatste stand van zaken m.b.t. de huidige mandaat hoogte ontvangen.

Graag in het antwoord dhr. (in cc), finance LCH meenemen.

Met vriendelijke groet,

van: "IN minvws.nl>

Datum: maandag 12 oktober 2020 om 17:52

Aan:

5.1.2e @Ichulpmiddelen.nl>, <@Ichu|pmiddelen.n|>, "

( 5.1.2e 5.1.2e @ minvws.nl>

CC:

5.1.2e @Ichulpmiddelen.nl>, @Ichulpmiddelen.nl>, ".

@minvws.nl>

Onderwerp: RE: Order Quidel antigeentesten

Dan is het toch geregeld?

Van: MQlchuIQmiddelen.nb

Verzonden: maandag 12 oktober 2020 17:50

IEEETN @ rinvws.>; IEREDE <BEXER M o chulpmiddelen.ni>; CKETIN

@minvws.nl>

<BEAEIN @\ chulpmidde en.n!; [IEXECIN JEXER@ | chulpmiddelen.n!>; INEECSN)

@ minvws.nl>

Onderwerp: FW: Order Quidel antigeentesten
Urgentie: Hoog

Beste ENEQ

Onderstaand voorbeeld van de vertragingeeft akkoord gegeven op deze order bij Quidel.

mgraag vandaag nog het akkoord voor deze order bij FEEfJvragen zij is op de hoogte
van de lab procedures.

Met vriendelijke groet,

Inkoopadviseur Laboratoria

Landelijk Consortium hulpmiddelen
Team-lead LAB nationaal inkopen Corona-crisis
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Van:m@lchulgmiddelen,nb

Verzonden: maandag 12 oktober 2020 16:27
Aan:

@Ichulpmiddelen.nl>
Onderwerp: Re: Order Quidel antigeentesten
Urgentie: Hoog

wordt nu niet tekeningsbevoegd genoemd.
Ik ben niet op de hoogte van deze wijziging?!

Dit werk vertragend op de lijn van orders van de antigeentesten..

Met vriendeljke groet,

Landelijk Consortium Hulpmiddelen

LAB-team nationaal inkopen Corona-crisis

E: m@chulpmiddelen.nl

Algemeen: IIIIEEEZI @ \chulpmiddelen.nl.

AP @ (chulpmiddelen.nl>; m@lchulpmiddelen.nb

958543

van: [IEED) BESED © minvws.nl>

Verzonden: maandag 12 oktober 2020 16:15
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Aan: @ medig.com>
cc: Ichulpmiddelen.nl>;

G minvws.nl>; minvws.nl>

Onderwerp: RE: Order Quidel antigeentesten

a5 1.2¢

Nee, is niet tekeningsbevoegd. als directer GMT is dat wel en als plaatsvervanger magok
tekenen.

Groet,

Van: JIEEES @ medig.com>

Verzonden: maandag 12 oktober 2020 16:12

middelen.nl>; Ichulpmiddelen.nl>
) minvws.nl>

Onderwerp: RE: Order Quidel antigeentesten

ik wacht nog even op antwoord van VWS

Van: m@lchulpmiddelen.nb
Verzonden: maandag 12 oktober 2020 15:53

pmiddelen.n!>; EKEDNNN <SIEXETNMl @ mediq.com>

@medig.com>
Onderwerp: Re: Order Quidel antigeentesten

Hoi EXIEY

Zou je bij akkoord dit zo snel mogelijk kunnen ondertekenen?
De PO moet er vandaag namelijk uit.

Met vriendelijke groet,

Landelijk Consortium Hulpmiddelen

LAB-team nationaal inkopen Corona-crisis

E: msﬂchulgmidde{en.nl

: 00 RIS

Algemeen: @lchulpmiddelen.nl.
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Van: m@lchulgmiddelen.nb

Verzonden: maandag 12 oktober 2020 15:03

@Ichulpmiddelen.ni>; IEKECIN <MIEXEOMll @ medig.com>

CcC: @medig.com>
Onderwerp: RE: Order Quidel antigeentesten

R

Het stapeltje wordt steeds groter; hierbij nog het akkoord op de totale order va

Groet,

Van: m@lchulpmiddelen.nb
Verzonden: maandag 12 oktober 2020 15:00

Aan: G medi‘com>;MQlchuIEmiddelen.nb

CC: @medig.com>
Onderwerp: Re: Order Quidel antigeentesten

I

Scherp! En excuus. Zie bijlage

Met vriendelijke groet,

Landelijk Consortium Hulpmiddelen

LAB-team nationaal inkopen Corona-crisis

Ex mgchulpmiddelen.nl

T 52 |
Algemeen: IIIEEEN @\ chulpmiddelen.nl.

van: JIEEIlemediq.com>

Verzonden: maandag 12 oktober 2020 14:56

<m@lchulpmiddelen.nl>

Onderwerp: RE: Order Quidel antigeentesten
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Hi, sorry, maar kan het schriftelijk akkoord van VWS zo niet direct vinden?

Van: <ECRFPE @ | chulpmiddelen.nl>

Verzonden: maandag 12 oktober 2020 10:20
Aan: @ medig.com>

cC: G medi.com>;<MQlchulgmiddelen.nl>

Onderwerp: Order Quidel antigeentesten

Goedemorgen

Bijgaand de getekende order van Quidel betreffende antigeen testen. Op deze order gelden de algemene inkoopvoorwaarden van
NFU. En betaalconditie is vooruit bij elk deellevering.
Zie akkoord VWS voor zowel afwijkende voorwaarden en vooruitbetaling als bijlage.

Met vriendelijke groet,

Afdeling Finance
Landelijk Consortium Hulpmiddelen

7: 06 HEEXECEN
£: BB @ichulpmiddelen.ni




