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To: A

IR @ rin

vis nl
ec A. @Ichulpmiddelen.nl];

1. pmiddelen.nl]
From:

:

Sent: Thur 10/15/2020 4:03:36 PM

Subject: Re: SPOED Extra order INTCO Dec '20 en Jan '21

Received: Thur 1 04:03:42 PM

LCH2020-0302 Intco Medica ondertekend kopie.pdf

LCH2020-0303 Shandong Intco Medical ondertekend[1] kopie.pdf

Met bijlage leest wat makkelijker, excuses, e

Van: JEN @chulpmiddelen.nl>
Datum: donderdag 15 oktober 2020 om 18:02

@minvws.nl>,
' 5.1.2e i

JE @minvws ni>

$A @Ichulpmiddelen.nl>, 5.1.2e < S5.1.2e @Ichulpmiddelen.nl>, [INGEN

Onderwerp: SPOED Extra order INTCO Dec '20 en Jan '21

Goedendag [EEE (wederom),

Hierbij het verzoek voor goedkeuring van 2 orders (met de daar mij al intern getekende PO’s) voor handschoenen bij de firma

INTCO. Deze maken onderdeel van het (sub) budget van de [JEREZ] vaarvoor zeer recent de goedkeuring kwam.

handschoenen en

5.1.1¢ 5.1.1¢c

handschoenen

Met vriendelijke groet,
5.1.2e

Van: SEE @Ichulpmiddelen.nl>
Datum: donderdag 15 oktober 2020 om 17:19

Aan: [IEEJES @Ichulpmiddelen.nl>
Onderwerp: FW: Extra order INTCO Dec '20 en Jan 21

Kun je aub nog de twee orders van Intco ondertekenen?

my
@Ichulpmiddelen.nl];

Met vriendelijke groet,
5.1.2e

van: JEElle chulpmiddelen.ni>

Verzonden: donderdag 15 oktober 2020 16:31

Aan: JEEEI @chulpmiddelen.nl>; SEED @Ichulpmiddelen.ni>

Onderwerp: Re: Extra order INTCO Dec '20 en Jan '21

W..
Hierbij de twee getekende formulieren voor de orders van Intco

5.1.2e

Van: JEEM@ chupmiddele n.nl>

Verzonden: donderdag 15 oktober 2020 16:04

Aan: JHE @|chulpmiddelen.nl>; JJEEEM e\chulpmiddelen.nl>

Onderwerp: Re: Extra order INTCO Dec '20 en Jan '21



958466

Dank voor de aangepaste formulieren. Zijn helemaal akkoord zo!

Leverancier heeft zojuist de gelipdatet invoices gestuurd, ik heb ze bij deze e-mail toegevoegd.

Lukt het om deze morgenochtend aan te betalen?

5.1.2¢

Mijn krabbel (digitaal) zit er al in, wil jij ook krabbelen?

BE eet ook dat hier enige haast mee is.

Groet,

B=: JHE @Ichulomiddelen.nl>
Verzonden: donderdag 15 oktober 2020 14:31

Aan: EXEC IEXERM 0 (chulpmiddelen.n >; ERED EXER @ | chulomiddelen.ni>
Onderwerp: RE: Extra order INTCO Dec '20 en Jan 21

Hierbij de gelipdatet versie van de orderformulieren. Een belangrijk aanpassing is de toevoeging in “other agreed terms”. Wil jij dit

met leverancier bespreken of zij met bovenstaande CONCEPT PO akkoord gaan? Dit is een extra handeling om te voorkomen dat de

leverancier nog achteraf wijziging laat plaatsvinden en we weer door de molen moeten.

Indien akkoord, dan graag intern binnen LCH laten ondertekenen. pus jij, EEN en CEES
Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Van: JBEM e chupmiddele n.nl>

Verzonden: woensdag 14 oktober 2020 20:16

Aan: <JEEEM © chulpmiddelen.nl>; JE @Ichulpmiddelen.nl>

Onderwerp: Extra order INTCO Dec '20 en Jan '21

+ IE IEE
Bijgesloten de voorbereidde orders t.b.v. INTCO inclusief hun bevestiging(en).
Willen jullie z.s.m. Verwerken? Snelle aanbetaling is hier noodzakelijk om de order zeker te stellen.

Dank en gr.


