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Kan je dit afhandelen? Ik had doorgegeven dat het op verpl 3057-23463 geboekt moest worden, maar dat was de levering

van beademingsapparatuur van Stogger.
Dit gaat over een test vocr beademingsapparatuur, veel eerder.
Het lijkt mij dus gewcon boeken op 3057-10106-4S006. Het [s allang betaald.

Van: 512¢ <IEEES minszw.nl>

Verzonden: donderdag 22 oktcber 2020 08:54

Aan: I < i ws.nl>
Onderwerp: RE: Betaling Corana factuur FW: Factuur Stogger 30%7-23463

Dat kan, maar de directie verwijst in eerste instantie naar een verplichting die op nul staat.

Vandaar dat de registrateur deze naar de directie heeft gestuurd met het verzoek de verplichting op te hogen.

Als de directie de factuur gewoon naar het FDC retourneert en aangeeft dat de factuur niet op de verplichting hoeft te
worden geboekt, kunnen we deze gewoon betalen.

Groet,

Van: I | < minvws.nl>
Verzonden: donderdag 22 oktcber 2020 08:49

Aan: IEE . < minszw.nl>

cc: IIEEFT ) < minvws.nl>

Onderwerp: FW: Betaling Corona factuur FW: Factuur Stogger 3057-23463

N

Waarom kan deze factuur nu niet geboekt worden. Het gaat ecm GRS curo, daar hebben we toch geen verplichting vaor

nodig?
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©op 0,00 staat Hierbij hel verzoek de verpiichling te verhogen

Van: SN < IEEFTRC minszy 0>
Verzonden: donderdag 1 oktober 2020 11:29
Aan: I minvws.nl>

Onderwerp: RE: Betaling Corana factuur FW: Factuur Stogger 3057-23463

Het gaat om een andere van BRI M (zie bijlage).
Groet,

Van: I ) < T ) in s nl >
Verzonden: donderdag 1 oktober 2020 11:27

Aan: IIEEFT . < EETIE® minszw.nl>

Onderwerp: FW: Betaling Corona factuur FW: Factuur Stogger 3057-23463

- EE

Dit is toch gewoon via het FDC gelopen?

o B
Van: I

Verzonden: maandag 8 juni 2020 12:5C

Aan: RTINS ins7.n | < ERETN minszv.nl>

cc: T <P FTC minszve.nl>; T | < EEET inyvs.nl>

Onderwerp: Betaling Corona factuur FW: Factuur Stogger 3057-23463

Hi,

Zouden jullie deze factuur in behandeling willen nemen? Het betreft verpl nummer 3057-23463.

Dit factuur is inclusief BTW.

Met vriendelijke groet,

TS | Ministeri ihei felzii 5 |
Directie Financieel-Economische Zaken | Afdeling Budgettaire Zaken |
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Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag |
Postbus 20350 | 2500 E] | Den Haag |

Van: IIEE ) - - v sterdamume.nl>

Verzonden: zaterdag € juni 2020 15:38

Aan: INNEESFEEE) < minvws.nl>; IR ) <IN minvws.nl>;
| 512 )& minvws.nl>

Onderwerp: RE: Factuur Stogger

Hierbij de bevestiging, deze zijn geleverd en kan dus wat mij betreft betaald worden.

Met vriendelijke groet,

|'| Amsterdom UMC

Universitair Medische Centra

5.1.2e

Locatie AMC / VUme
T: T & IERECDamsterdamumc. nl
v amsterdamumen! | www.rumenl / wwyiame.nl

Van: INEESETN) <EEFTD minvws.nl>
Verzonden: dinsdag 2 juni 2020 11:04

Aan: minaws nl>; TR
<IEEFT a msterdamumec.nl>; [IIEIIEEN ) - minvws.nl>

Onderwerp: RE: Factuur Stogger

[XE

Ik heb vanuit Stogger de pakben ontvangen.
is er nog een aanvullende check vanuit Oss nodig?



Verzonden: dinsdag 2 juni 2020 10:01
Aan: T ) <IN - msterdamumc.n!>; [INERET N < IR ETI minvws.nl>;
T T © minvws.nl>

Onderwerp: FW: Factuur Stogger

Goedemorgen allen,

Zouden jullie kunnen aangeven of deze machines zijn geleverd en of de kwaliteit en prijs is zoals afgesproken?

Van:@stogger.com:’
Verzonden: dinsdag 2 juni 2020 08:51
Onderwerp: Factuur Stogger

Beste mevrouw 51.2e
Zie in de bijlage de factuur van onze levering.

Alvast bedankt!

Met vriendelijke groet / Kind regards / Cordialement / Herzliche Grisse,

5.1.2e

M. 5.1.2e
T

W. www stogger.com
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