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To: @minvws.nl]; 5.1.2e [EERLN@ minvws.nl

Cc: @minvws.nl]; 5.1.28 ) @minvws.nl); IEE.
(5126 ))15.1.2¢

From:

)
Sent: Tue 11/10/2020 7:18:25 AM
Subject: RE: DVO Testen regulier P1110
Received: Tue 11/10/2020 7:18:26 AM

5.1.2e

Zie mails hieronder. Budget DVO voor covid callcentre moet worden opgehoogd. Inhoudelijk is PDCkkoord. Ik denk dat
deze DVO in meifjuni heeft opgesteld. Wil jij nagaan of we kunnen helpen DVO aan te passen en extra budget te vinden ism
MinFin? Als PDC inmiddels ook financiele mensen heeft kunnen zij wellicht tekst DVo aanpassen als jij aan de slag kan om extra budget
te regelen?

-----Qorspronkelijk bericht-----
Van: ISR SEEETI G minvvis.ni>

Verzonden: maandag 9 november 2020 22:57
aminvws.nl>
) < @minvws.nl>
Onderwerp: FW: DVO Testen regulier P1110

Dag
Hierover heb ik je eerder gemaild. Dit is urgent: het budget moet kennelijk worden opgehoogd voor het callcenter. Wie kan hierbij helpen
van PG?

%

a@minvws.nl
+316

--—--Qorspronkelijk bericht--—-—-

vor: IR SEEECIN o invws nl>
Verzonden: maandag 9 november 2020 10:42

Aan: INEERRETI) KRR G invvis.nl>

Onderwerp: FW: DVO Testen regulier P1110

i

Ik heb de facturen ivm opschaling bij jou voor PV aangeboden. |k weet niet of de opschaling juridisch ook op basis van de eerdere
overeenkomst kon/mag.

We hebben na betaling van de facturen die in de pijplijn mbt deze overeenkomstjEXIEZJl over op deze verplichting.
De volgende factuur die ingediend wordt kan dus waarschijnlijk niet betaald worden.
Jij bent het eea aan het regelen, ik hoor wel hoe we hiermee verder gaan.

Groet,

-----Qorspronkelijk bericht-----

van: IEMEERECNIN <BEXETEN @ g0dohor ni>

Verzonden: vrijdag 6 november 2020 08:07

per: TN <SEXETI @ invs >

Onderwerp: FW: DVO Testen regulier P1110

Hoi is oi de hOﬁte, lees hieronder. M.i. dus een akkoord om augustus en september te betalen?

Hoor graag van je. Gr

-----Qorspronkelijk bericht-----
van: INMEEEANEAETS) SEEETI @ rminvws nl>

Verzonden: zondag 1 november 2020 20:24

: M @ggdghor > INENEKECHNN <MESETE @ goconor - INERECHNNN
IEEEE @ aadghor.nl>; IEEESN -BEEEEM @ aadahor.nl>
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Onderwerp: RE: DVO Testen regulier P1110

Dat gaan we uiteraard regelen.
Ik sluit even kort metm van directie PG met wie en hoe

Mglﬁ

5.1.2e

5.1.2e

Ministeri sgezondheid, Welzijn en Sport
£33
@minvws.nl

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com<http://www.blackberry.com>)

Van: <SEEE @ggdghor.n| <JENECN @ggdghor.ni>>

Datum: zaterdag 31 okt. 2020 10:08 PM

@minvws.nl>>

@ggdghornl>>,
@agdghor.ni<SEGNGIEEEE @ggdghor ni>>

Onderwerp Re: DVO Testen regulier P1110

In mei zijn VWS en GGDGHOR NL een DVO overeengekomen over de inzet van een callcenter voor het inboeken van testafspraken voor
de GGD testlocaties en het rapporteren van negatieve testuitslagen; dat wordt uitgevoerd door TelePerformance (TP). Inmiddels zijn de
volumes voor testen, en daarmee ook voor aanmeldingen en uitslag rapportage via het callcenter veel hoger dan de prognoses van
destijds.

Dat betekent dat we nu door de totale financi?le ruimte van de DVVO heen zijn, en snel aanvullende financiering nodig is in de omvang
zoals die hieronder ruwweg is beschreven. We zouden graag op korte termijn een afspraak maken met jou of jouw plaatsvervanger om
een addendum op de DVO te realiseren waarmee die kosten worden gedekt. Ik neem daarbij graag ﬁ (ketenregisseur) en
“(controller) mee in het gesprek.

Graag verneem ik wanneer jou schikt om dit gesprek te hebben, of dat je een andere werkwijze prefereert. Fijn weekend,

Griz, dr. .

Corona testen blj GGD

dghor.nl<JEEXECNIN @ 9o dghor.ni>

06

Van: SEEE@ogdghor nl>

Datum: vrijdag, 30 oktober 2020 om 08:22
Aan: .nl>,
CC: A A. ni>, A. @ggdghor nl>

Doors aangegeven dat de financi?le ruimte in de bijgevoegde DVO onvoldoende is voor VWS om het voorschot Augustus aan
ons over te maken. De grondslag voor het bedrag in deze DVO wijkt af als gevolg van substantieel groeiend volume. Dit heeft grote
impact op zowel de Telco kosten als op de kosten van de callcenter medewerkers vanuit TP (Teleperformance).

Graag daarom onderstaande berekening met VWS delen zodat zij een addendum kunnen maken op deze DVO.
De actuele en ingeschatte kosten t/m einde jaar (inclusief BTW) bedragen:

Augustus BRI factuur reeds in bezit van VWS)
September BRRLE
Oktober
November
December RS

Het addendum moet daarom de omvang hebben van ten minste EU

N T T T
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Dank,

Met vriendelijke groet,

-

EEEZIN @01 D6AFD2.61755240]

Zwarte Woud 2

E-mail

: IEEE @ ggdghor.n <EEEEZN @ggdghor nl>
3524 SJ Utrecht

Website

- www.ggdghor.nl<http://www.ggdghor.nl/>

Twitter

51.2e https://twitter.co 5.1.2e
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Mobiel 51.2e

Werkdagen

|

De uitbraak van het nieuwe Coronavirus vraagt dat ook wij in lijn met de maatregelen van de Rijksoverheid zoveel mogelijk thuiswerken. U
kunt mij goed bereiken via e-mail of via mijn mobiele telefoon.



