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@minvws.nl]

@|chulpmiddelen nl];
5.1.2¢ w@lchulpmiddelen.nl];

Mon 10/12/2020 4:02:17 PM
Subject: Order Quidel antigeentesten
Received: Mon 10/12/2020 4:02:18 PM

Fijn als jullie ook akkoord geven met deze order aan Quidel voor de inkoop van sneltesten maar toch een vraag : de
programmadirectie Covid valt toch onder de directeur-generaal Volksgezondheid? Als [N 2"
de programmadirectie akkoord geeft voor deze order onder 5.1.1c dan is dat toch voldoende?

Bedankt en groet

, Welzijn en Sport
Directie Wetgeving en Juridische Zaken
Parnassusplein 5 | Den Haag

Postbus 20350 | 2511 EJ Den Haag
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van: [NEEXECNN) BIEKED @ minvws.ni>

Verzonden: maandag 12 oktober 2020 17:43

@ minvws.nl>;
@Ichulpmiddelen.nl>; r

)@minvws.nl>

Onderwerp: Order Quidel antigeentesten

Ha

Het vraagstuk betreft of we akkoord zijn met de afwijking van de inkoopvoorwaarden. is daarmee akkoord. Het bedrag is
ca.ﬁ= Medig wil graag dat VWS expliciet akkoord geeft op afwijkingen van de standaardprocedures.

Ben je akkoord met de afwijking op basis van het akkoord van EEIEE] (zij bijlage: 5.1.2h )? Dan kan de
order vandaag nog worden gegeven.

Groet,

5.1.2e

Van: 5.1.2¢ e HEEE e ninvws. o>

Verzonden: maandag 12 oktober 2020 17:19
Aan:
ce:

Onderwerp: Order Quidel antigeentesten

-

volge ii js dat zie bijlage.
Ik zetw even in decc : an je dat bevestigen ?
Groet




958463

Verzonden: maandag 12 oktober 2020 17:06

Aan: 5.1.20 2 JEED e minvws.ni>

Onderwerp: RE: Order Quidel antigeentesten

Ja, ik. Maar eerst nog de vraag aan Mediq wat de omvang van de order is.

van: ) EEE o invws >

Verzonden: maandag 12 oktober 2020 17:04
Aan: IEEDNN) BEEEDM @ minvws.ni>
Onderwerp: RE: Order Quidel antigeentesten

Aha, dat vanwas mij niet bekend. Heeft iemand dit nu aan of I o<vraaod ?

Groet

Verzonden: maandag 12 oktober 2020 17:02

Aan: 5.1.20 ) S @ minvws.nl>

Onderwerp: RE: Order Quidel antigeentesten

Ha IEEEEY.
Weet datm niet bevoegd is om orders bij LCH te plaatsen. Dusm kan akkoord geven, maar dat is een akkoord op de
€ orde

inkoopbehoefte van de COVID-directie. Dat is nog geen akkoord op ie mag alleen GMT geven. Dat is
onderwerp van gesprek tussen GMT, COVID en FEZ.
Groet,

Verzonden: maandag 12 oktober 2020 16:50

Onderwerp: Order Quidel antigeentesten

Dit is al afgestemd met de afdeling WJZ van VWS en goedgekeurd door | IEEEZ van de Programmadirectie Covid 19.

Mocht je nog vragen hebben, dan hoor ik het graag.

Bedankt en groet

5.1.2e

5.1.2e

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Directie Wetgeving en Juridische Zaken
Parnassusplein 5 | Den Haag

Postbus 20350 | 2511 EJ Den Haag




958463
Van: m@lchulgmiddelen,nb

Verzonden: maandag 12 oktober 2020 16:46

omiddeten.ol>; INEESECS

@ minvws.nl>

Onderwerp: RE: Order Quidel antigeentesten
Hallo allemaal,

Dit is toch reeds afgestemd hoe de procedure verloopt?
zou je dit vanuit VWS willen bevestigen?

Verzonden: maandag 12 oktober 2020 16:15
Aan: @medig.com>

CC: @mediq.com>; Ichulpmiddelen.nl>;
A @ [chulpmiddelen.nl>; minvws.nl>

Onderwerp: RE: Order Quidel antigeentesten

-
Nee, is niet tekeningsbevoegd. als is dat wel en als mag [ERFE ook
tekenen.

Groet,

Verzonden: maandag 12 oktober 2020 16:12

Ichulpmiddelen.nl>
) minvws.nl>

Onderwerp: RE: Order Quidel antigeentesten

ik wacht nog even op antwoord van VWS /R

Van:“@lchulgmiddelen.nb

Verzonden: maandag 12 oktober 2020 15:53

pmiddelen.n!>; [IEEENN HIEEDe mediq.com>

@medig.com>
Onderwerp: Re: Order Quidel antigeentesten

Zou je bij akkoord dit zo snel mogelijk kunnen ondertekenen?
De PO moet er vandaag namelijk uit.

Met vriendeljjke groet,



Landelijk Consortium Hulpmiddelen

LAB-team nationaal inkopen Corona-crisis

Algemeen: IIEEETI G \chulpmiddelen.nl.

958463

Van: @Ichulpmiddelen.nl>

Verzonden: maandag 12 oktober 2020 15:03

@ichulpmiddelen.n'>; IEKECIN <IEXERN @ media.com>

CC: @medig.com>
Onderwerp: RE: Order Quidel antigeentesten

Het stapeltje wordt steeds groter; hierbij nog het akkoord op de totale order van 100.000 stuks.

Groet,

van: [NEESECNINN ERERM @ chulpmiddelen.nl>

Verzonden: maandag 12 oktober 2020 15:00
Aan:
CE: @medig.com>

Onderwerp: Re: Order Quidel antigeentesten

g 5.1.2e

Scherp! En excuus. Zie bijlage

Met vriendeljke groet,

5.1.2e

Landelijk Consortium Hulpmiddelen

LAB-team nationaal inkopen Corona-crisis

G medi.com>;MQlchulgmiddelen.nb



958463

E: m@lchulgmiddalen.nl
SR

Algemeen: IEEEZIN G \chulpmiddelen.nl.

van: JIEEIlenedio.com>

Verzonden: maandag 12 oktober 2020 14:56
pmiddelen.nl>

C medi.com>;<@Ichu|pmidde|en.nl>

Onderwerp: RE: Order Quidel antigeentesten

Hi, sorry, maar kan het schriftelijk akkoord van VWS zo niet direct vinden?

Van: @Ichulpmiddelen.n|>

Verzonden: maandag 12 oktober 2020 10:20
Aan: @ medig.com>

CC: a medi.com>;<Ichu|pmidde|en.nl>

Onderwerp: Order Quidel antigeentesten

Goedemorgen

Bijgaand de getekende order van Quidel betreffende antigeen testen. Op deze order gelden de algemene inkoopvoorwaarden van
NFU. En betaalconditie is vooruit bij elk deellevering.
Zie akkoord VWS voor zowel afwijkende voorwaarden en vooruitbetaling als bijlage.

Met vriendelijke groet,

Afdeling Finance
Landelijk Consartium Hulpmiddelen

T:
E: !g:‘chw!middelen.nf



